
OKUL TYT NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ARTVİN ARHAVİ HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ03-SS.28TYT01) 48 48 85 35784

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Matematik

Türkçe Matematik-1 Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,20 12,84 16,99 6,92 5,09 5,65 27,12 17,93 22,64 207,850

Okul Ortalaması 19,98 11,64 17,07 1,61 11,91 -1,37 21,59 23,55 15,70 170,540

KATILIMLAR

1 5 MERVE YILDIRIM 12A 35 5 33,75 3 14 -0,50 38 19 33,25 251,180 6656

2 166 SERAY PEHLİVAN 12A 32 6 30,50 1 13 -2,25 33 19 28,25 226,840 10157

3 61 ALEYNA KURDOĞLU 12A 27 13 23,75 5 13 1,75 32 26 25,50 217,820 11872

4 153 DİLARA BIYIKLI 12A 29 10 26,50 3 15 -0,75 32 25 25,75 216,760 12118

5 140 MEHMET ÇELİK 12B 26 5 24,75 3 15 -0,75 29 20 24,00 208,780 13841

6 146 TUĞÇE YILMAZ 12A 27 12 24,00 3 13 -0,25 30 25 23,75 208,080 14010

7 70 ŞEBNEM SÖNMEZİÇ 12A 23 14 19,50 5 14 1,50 28 28 21,00 197,080 16723

8 132 EDANUR GENÇOĞLU 12A 23 11 20,25 1 7 -0,75 24 18 19,50 188,260 19030

9 0 MAKBULE   ŞANLI 12B 24 10 21,50 2 17 -2,25 26 27 19,25 185,800 19689

10 35 MELİS NUMANOĞLU 12A 25 14 21,50 2 17 -2,25 27 31 19,25 185,800 19689

11 142 ŞEYMA KOSİF 12A 22 8 20,00 2 12 -1,00 24 20 19,00 185,760 19693

12 75 AZİZ GÜMÜŞ 12A 25 9 22,75 1 18 -3,50 26 27 19,25 184,700 20007

13 205 AYNUR ŞAHİN 12A 21 18 16,50 4 10 1,50 25 28 18,00 183,400 20310

14 169 DOĞUKAN DUMLUPINAR12B 23 16 19,00 2 12 -1,00 25 28 18,00 181,200 20891

15 0 MERT TORLAK 12A 23 8 21,00 1 16 -3,00 24 24 18,00 179,440 21372

16 124 İSMETCAN ŞAHİN 12C 22 9 19,75 0 8 -2,00 22 17 17,75 179,180 21431

17 190 ELÇİN ÖNDER 12C 22 10 19,50 1 13 -2,25 23 23 17,25 176,680 22035

18 57 ONURCAN ORAL 12A 23 12 20,00 1 15 -2,75 24 27 17,25 176,240 22161

19 173 ECE CANDEMİR 12C 18 9 15,75 3 9 0,75 21 18 16,50 175,900 22238

20 174 ZEN EP ERKAN 12A 22 12 19,00 0 9 -2,25 22 21 16,75 174,400 22574

21 20 BERKAN ÇEPNİ 12C 20 5 18,75 0 9 -2,25 20 14 16,50 173,260 22858

22 129 FUNDA ŞEŞEN 12A 21 14 17,50 0 8 -2,00 21 22 15,50 168,920 23813

23 155 YUSUF MEMİSOĞLU 12B 22 8 20,00 0 17 -4,25 22 25 15,75 168,080 24046

24 116 PINAR HALİL 12B 21 15 17,25 1 13 -2,25 22 28 15,00 166,420 24404

25 210 İREM DELİMEHMET 12C 17 12 14,00 3 12 0,00 20 24 14,00 163,840 24921

26 189 SAADET SARIOĞLU 12C 17 7 15,25 0 6 -1,50 17 13 13,75 161,380 25467

27 160 DERYA ŞAHİN 12B 17 14 13,50 3 13 -0,25 20 27 13,25 160,200 25700

28 135 NUR ELA NUR TUZLU 12A 20 19 15,25 2 16 -2,00 22 35 13,25 158,660 25977

29 182 HATİCE ÇELİK 12B 19 12 16,00 0 11 -2,75 19 23 13,25 158,000 26110

                                                1 / 3



OKUL TYT NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ARTVİN ARHAVİ HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ03-SS.28TYT01) 48 48 85 35784

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Matematik

Türkçe Matematik-1 Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,20 12,84 16,99 6,92 5,09 5,65 27,12 17,93 22,64 207,850

Okul Ortalaması 19,98 11,64 17,07 1,61 11,91 -1,37 21,59 23,55 15,70 170,540

KATILIMLAR

30 0 BİHFER POSHOROĞLU 12B 17 16 13,00 2 9 -0,25 19 25 12,75 157,920 26116

31 154 İREM GERDAN 12C 13 6 11,50 2 4 1,00 15 10 12,50 157,880 26138

32 143 ABDULKERİ  AĞDUMAN 12B 17 14 13,50 3 15 -0,75 20 29 12,75 157,480 26211

33 62 SUDE KÖROĞLU 12C 14 10 11,50 1 1 0,75 15 11 12,25 156,520 26405

34 33 FURKAN AKKAYA 12B 18 15 14,25 1 11 -1,75 19 26 12,50 155,460 26616

35 54 AYŞEGÜL GÜLTEKİN 12B 21 16 17,00 0 17 -4,25 21 33 12,75 154,400 26827

36 118 MERT ÖZKAZANÇ 12C 17 12 14,00 0 7 -1,75 17 19 12,25 154,320 26832

37 151 SEMRA ÇELİK 12C 15 13 11,75 15 13 11,75 153,580 26934

38 58 CEYHUN KESİM 12A 18 17 13,75 1 14 -2,50 19 31 11,25 149,100 27727

39 178 MURATHAN DEMİRBAŞ 12B 14 13 10,75 3 12 0,00 17 25 10,75 149,020 27733

40 0 SEDANUR ALBAY 12C 14 9 11,75 0 4 -1,00 14 13 10,75 148,140 27887

41 158 HAKAN DUYSAK 12A 15 12 12,00 1 10 -1,50 16 22 10,50 146,560 28160

42 150 FATMA KARADENİZ 12C 14 14 10,50 2 9 -0,25 16 23 10,25 146,520 28162

43 41 ERDOĞAN ŞİMŞEK 12C 15 9 12,75 0 12 -3,00 15 21 9,75 141,820 28818

44 117 KEMAL GEZER 12A 16 17 11,75 1 17 -3,25 17 34 8,50 135,900 29524

45 162 ÖZGE AYDIN 12C 13 17 8,75 2 11 -0,75 15 28 8,00 135,820 29527

46 171 ÇAĞATAY ALTINKAYA 12B 12 10 9,50 2 17 -2,25 14 27 7,25 131,080 30026

47 27 BATUHAN YILMAZ 12B 10 10 7,50 1 13 -2,25 11 23 5,25 121,960 30947

48 157 AYŞE GİZEM ÇİÇEK 12C 0 0 0,00
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OKUL TYT NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ARTVİN ARHAVİ HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ03-SS.28TYT01) 48 48 85 35784

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Matematik

Türkçe Matematik-1 Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,20 12,84 16,99 6,92 5,09 5,65 27,12 17,93 22,64 207,850

Okul Ortalaması 19,98 11,64 17,07 1,61 11,91 -1,37 21,59 23,55 15,70 170,540

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ARTVİN ARHAVİ HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ03-SS.28TYT01) 48 48 85 35784

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Matematik

Türkçe Matematik-1 Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,20 12,84 16,99 6,92 5,09 5,65 27,12 17,93 22,64 207,850

Okul Ortalaması 19,98 11,64 17,07 1,61 11,91 -1,37 21,59 23,55 15,70 170,540

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 5 MERVE YILDIRIM 12A 35 5 33,75 3 14 -0,50 38 19 33,25 251,180 6656

2 166 SERAY PEHLİVAN 12A 32 6 30,50 1 13 -2,25 33 19 28,25 226,840 10157

3 61 ALEYNA KURDOĞLU 12A 27 13 23,75 5 13 1,75 32 26 25,50 217,820 11872

4 153 DİLARA BIYIKLI 12A 29 10 26,50 3 15 -0,75 32 25 25,75 216,760 12118

5 146 TUĞÇE YILMAZ 12A 27 12 24,00 3 13 -0,25 30 25 23,75 208,080 14010

6 70 ŞEBNEM SÖNMEZİÇ 12A 23 14 19,50 5 14 1,50 28 28 21,00 197,080 16723

7 132 EDANUR GENÇOĞLU 12A 23 11 20,25 1 7 -0,75 24 18 19,50 188,260 19030

8 35 MELİS NUMANOĞLU 12A 25 14 21,50 2 17 -2,25 27 31 19,25 185,800 19689

9 142 ŞEYMA KOSİF 12A 22 8 20,00 2 12 -1,00 24 20 19,00 185,760 19693

10 75 AZİZ GÜMÜŞ 12A 25 9 22,75 1 18 -3,50 26 27 19,25 184,700 20007

11 205 AYNUR ŞAHİN 12A 21 18 16,50 4 10 1,50 25 28 18,00 183,400 20310

12 0 MERT TORLAK 12A 23 8 21,00 1 16 -3,00 24 24 18,00 179,440 21372

13 57 ONURCAN ORAL 12A 23 12 20,00 1 15 -2,75 24 27 17,25 176,240 22161

14 174 ZEN EP ERKAN 12A 22 12 19,00 0 9 -2,25 22 21 16,75 174,400 22574

15 129 FUNDA ŞEŞEN 12A 21 14 17,50 0 8 -2,00 21 22 15,50 168,920 23813

16 135 NUR ELA NUR TUZLU 12A 20 19 15,25 2 16 -2,00 22 35 13,25 158,660 25977

17 58 CEYHUN KESİM 12A 18 17 13,75 1 14 -2,50 19 31 11,25 149,100 27727

18 158 HAKAN DUYSAK 12A 15 12 12,00 1 10 -1,50 16 22 10,50 146,560 28160

19 117 KEMAL GEZER 12A 16 17 11,75 1 17 -3,25 17 34 8,50 135,900 29524

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ARTVİN ARHAVİ HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ03-SS.28TYT01) 48 48 85 35784

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Matematik

Türkçe Matematik-1 Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,20 12,84 16,99 6,92 5,09 5,65 27,12 17,93 22,64 207,850

Okul Ortalaması 19,98 11,64 17,07 1,61 11,91 -1,37 21,59 23,55 15,70 170,540

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 140 MEHMET ÇELİK 12B 26 5 24,75 3 15 -0,75 29 20 24,00 208,780 13841

2 0 MAKBULE   ŞANLI 12B 24 10 21,50 2 17 -2,25 26 27 19,25 185,800 19689

3 169 DOĞUKAN DUMLUPINAR12B 23 16 19,00 2 12 -1,00 25 28 18,00 181,200 20891

4 155 YUSUF MEMİSOĞLU 12B 22 8 20,00 0 17 -4,25 22 25 15,75 168,080 24046

5 116 PINAR HALİL 12B 21 15 17,25 1 13 -2,25 22 28 15,00 166,420 24404

6 160 DERYA ŞAHİN 12B 17 14 13,50 3 13 -0,25 20 27 13,25 160,200 25700

7 182 HATİCE ÇELİK 12B 19 12 16,00 0 11 -2,75 19 23 13,25 158,000 26110

8 0 BİHFER POSHOROĞLU 12B 17 16 13,00 2 9 -0,25 19 25 12,75 157,920 26116

9 143 ABDULKERİ  AĞDUMAN 12B 17 14 13,50 3 15 -0,75 20 29 12,75 157,480 26211

10 33 FURKAN AKKAYA 12B 18 15 14,25 1 11 -1,75 19 26 12,50 155,460 26616

11 54 AYŞEGÜL GÜLTEKİN 12B 21 16 17,00 0 17 -4,25 21 33 12,75 154,400 26827

12 178 MURATHAN DEMİRBAŞ 12B 14 13 10,75 3 12 0,00 17 25 10,75 149,020 27733

13 171 ÇAĞATAY ALTINKAYA 12B 12 10 9,50 2 17 -2,25 14 27 7,25 131,080 30026

14 27 BATUHAN YILMAZ 12B 10 10 7,50 1 13 -2,25 11 23 5,25 121,960 30947

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0
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40
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80

TÜR MAT1
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500
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TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ARTVİN ARHAVİ HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ03-SS.28TYT01) 48 48 85 35784

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Matematik

Türkçe Matematik-1 Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,20 12,84 16,99 6,92 5,09 5,65 27,12 17,93 22,64 207,850

Okul Ortalaması 19,98 11,64 17,07 1,61 11,91 -1,37 21,59 23,55 15,70 170,540

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 124 İSMETCAN ŞAHİN 12C 22 9 19,75 0 8 -2,00 22 17 17,75 179,180 21431

2 190 ELÇİN ÖNDER 12C 22 10 19,50 1 13 -2,25 23 23 17,25 176,680 22035

3 173 ECE CANDEMİR 12C 18 9 15,75 3 9 0,75 21 18 16,50 175,900 22238

4 20 BERKAN ÇEPNİ 12C 20 5 18,75 0 9 -2,25 20 14 16,50 173,260 22858

5 210 İREM DELİMEHMET 12C 17 12 14,00 3 12 0,00 20 24 14,00 163,840 24921

6 189 SAADET SARIOĞLU 12C 17 7 15,25 0 6 -1,50 17 13 13,75 161,380 25467

7 154 İREM GERDAN 12C 13 6 11,50 2 4 1,00 15 10 12,50 157,880 26138

8 62 SUDE KÖROĞLU 12C 14 10 11,50 1 1 0,75 15 11 12,25 156,520 26405

9 118 MERT ÖZKAZANÇ 12C 17 12 14,00 0 7 -1,75 17 19 12,25 154,320 26832

10 151 SEMRA ÇELİK 12C 15 13 11,75 15 13 11,75 153,580 26934

11 0 SEDANUR ALBAY 12C 14 9 11,75 0 4 -1,00 14 13 10,75 148,140 27887

12 150 FATMA KARADENİZ 12C 14 14 10,50 2 9 -0,25 16 23 10,25 146,520 28162

13 41 ERDOĞAN ŞİMŞEK 12C 15 9 12,75 0 12 -3,00 15 21 9,75 141,820 28818

14 162 ÖZGE AYDIN 12C 13 17 8,75 2 11 -0,75 15 28 8,00 135,820 29527

15 157 AYŞE GİZEM ÇİÇEK 12C 0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0
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40
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TÜR MAT1
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ARTVİN ARHAVİ HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ03-SS.28TYT01)48 48 85 35784

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Matematik Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 20,2 12,8 16,99 6,9 5,1 5,65 27,1 17,9 22,64 207,850

Okul Ortalaması 20,0 11,6 17,07 1,6 11,9 -1,37 21,6 23,6 15,70 170,540

KATILIMLAR

1 5 MERVE YILDIRIM 12A 35 5 33,75 3 14 -0,50 38 19 33,25 251,180 1 1 1 1 6656

2 166 SERAY PEHLİVAN 12A 32 6 30,50 1 13 -2,25 33 19 28,25 226,840 2 2 2 2 10157

3 61 ALEYNA KURDOĞLU 12A 27 13 23,75 5 13 1,75 32 26 25,50 217,820 3 3 3 3 11872

4 153 DİLARA BIYIKLI 12A 29 10 26,50 3 15 -0,75 32 25 25,75 216,760 4 4 4 4 12118

5 140 MEHMET ÇELİK 12B 26 5 24,75 3 15 -0,75 29 20 24,00 208,780 1 5 5 5 13841

6 146 TUĞÇE YILMAZ 12A 27 12 24,00 3 13 -0,25 30 25 23,75 208,080 5 6 6 6 14010

7 70 ŞEBNEM SÖNMEZİÇ 12A 23 14 19,50 5 14 1,50 28 28 21,00 197,080 6 7 7 9 16723

8 132 EDANUR GENÇOĞLU 12A 23 11 20,25 1 7 -0,75 24 18 19,50 188,260 7 8 8 14 19030

9 0 MAKBULE   ŞANLI 12B 24 10 21,50 2 17 -2,25 26 27 19,25 185,800 2 9 9 15 19689

10 35 MELİS NUMANOĞLU 12A 25 14 21,50 2 17 -2,25 27 31 19,25 185,800 8 9 9 15 19689

11 142 ŞEYMA KOSİF 12A 22 8 20,00 2 12 -1,00 24 20 19,00 185,760 9 11 11 17 19693

12 75 AZİZ GÜMÜŞ 12A 25 9 22,75 1 18 -3,50 26 27 19,25 184,700 10 12 12 18 20007

13 205 AYNUR ŞAHİN 12A 21 18 16,50 4 10 1,50 25 28 18,00 183,400 11 13 13 19 20310

14 169 DOĞUKAN DUMLUPINAR12B 23 16 19,00 2 12 -1,00 25 28 18,00 181,200 3 14 14 21 20891

15 0 MERT TORLAK 12A 23 8 21,00 1 16 -3,00 24 24 18,00 179,440 12 15 15 22 21372

16 124 İSMETCAN ŞAHİN 12C 22 9 19,75 0 8 -2,00 22 17 17,75 179,180 1 16 16 23 21431

17 190 ELÇİN ÖNDER 12C 22 10 19,50 1 13 -2,25 23 23 17,25 176,680 2 17 17 25 22035

18 57 ONURCAN ORAL 12A 23 12 20,00 1 15 -2,75 24 27 17,25 176,240 13 18 18 27 22161

19 173 ECE CANDEMİR 12C 18 9 15,75 3 9 0,75 21 18 16,50 175,900 3 19 19 28 22238

20 174 ZEN EP ERKAN 12A 22 12 19,00 0 9 -2,25 22 21 16,75 174,400 14 20 20 29 22574

21 20 BERKAN ÇEPNİ 12C 20 5 18,75 0 9 -2,25 20 14 16,50 173,260 4 21 21 30 22858

22 129 FUNDA ŞEŞEN 12A 21 14 17,50 0 8 -2,00 21 22 15,50 168,920 15 22 22 33 23813

23 155 YUSUF MEMİSOĞLU 12B 22 8 20,00 0 17 -4,25 22 25 15,75 168,080 4 23 23 34 24046

24 116 PINAR HALİL 12B 21 15 17,25 1 13 -2,25 22 28 15,00 166,420 5 24 24 35 24404

25 210 İREM DELİMEHMET 12C 17 12 14,00 3 12 0,00 20 24 14,00 163,840 5 25 25 36 24921

26 189 SAADET SARIOĞLU 12C 17 7 15,25 0 6 -1,50 17 13 13,75 161,380 6 26 26 37 25467

27 160 DERYA ŞAHİN 12B 17 14 13,50 3 13 -0,25 20 27 13,25 160,200 6 27 27 38 25700

28 135 NUR ELA NUR TUZLU 12A 20 19 15,25 2 16 -2,00 22 35 13,25 158,660 16 28 28 39 25977

29 182 HATİCE ÇELİK 12B 19 12 16,00 0 11 -2,75 19 23 13,25 158,000 7 29 29 41 26110

30 0 BİHFER POSHOROĞLU 12B 17 16 13,00 2 9 -0,25 19 25 12,75 157,920 8 30 30 42 26116

31 154 İREM GERDAN 12C 13 6 11,50 2 4 1,00 15 10 12,50 157,880 7 31 31 43 26138

32 143 ABDULKERİ  AĞDUMAN 12B 17 14 13,50 3 15 -0,75 20 29 12,75 157,480 9 32 32 44 26211

33 62 SUDE KÖROĞLU 12C 14 10 11,50 1 1 0,75 15 11 12,25 156,520 8 33 33 45 26405

34 33 FURKAN AKKAYA 12B 18 15 14,25 1 11 -1,75 19 26 12,50 155,460 10 34 34 47 26616

35 54 AYŞEGÜL GÜLTEKİN 12B 21 16 17,00 0 17 -4,25 21 33 12,75 154,400 11 35 35 50 26827

36 118 MERT ÖZKAZANÇ 12C 17 12 14,00 0 7 -1,75 17 19 12,25 154,320 9 36 36 51 26832

37 151 SEMRA ÇELİK 12C 15 13 11,75 15 13 11,75 153,580 10 37 37 53 26934

38 58 CEYHUN KESİM 12A 18 17 13,75 1 14 -2,50 19 31 11,25 149,100 17 38 38 55 27727

39 178 MURATHAN DEMİRBAŞ 12B 14 13 10,75 3 12 0,00 17 25 10,75 149,020 12 39 39 56 27733

40 0 SEDANUR ALBAY 12C 14 9 11,75 0 4 -1,00 14 13 10,75 148,140 11 40 40 57 27887

41 158 HAKAN DUYSAK 12A 15 12 12,00 1 10 -1,50 16 22 10,50 146,560 18 41 41 60 28160

42 150 FATMA KARADENİZ 12C 14 14 10,50 2 9 -0,25 16 23 10,25 146,520 12 42 42 61 28162

43 41 ERDOĞAN ŞİMŞEK 12C 15 9 12,75 0 12 -3,00 15 21 9,75 141,820 13 43 43 66 28818

44 117 KEMAL GEZER 12A 16 17 11,75 1 17 -3,25 17 34 8,50 135,900 19 44 44 69 29524

45 162 ÖZGE AYDIN 12C 13 17 8,75 2 11 -0,75 15 28 8,00 135,820 14 45 45 70 29527

46 171 ÇAĞATAY ALTINKAYA 12B 12 10 9,50 2 17 -2,25 14 27 7,25 131,080 13 46 46 74 30026

47 27 BATUHAN YILMAZ 12B 10 10 7,50 1 13 -2,25 11 23 5,25 121,960 14 47 47 79 30947

48 157 AYŞE GİZEM ÇİÇEK 12C 0 0 0,00
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ARTVİN ARHAVİ HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ03-SS.28TYT01)48 48 85 35784

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Matematik Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 20,2 12,8 16,99 6,9 5,1 5,65 27,1 17,9 22,64 207,850

Okul Ortalaması 20,0 11,6 17,07 1,6 11,9 -1,37 21,6 23,6 15,70 170,540

KATILIMLAR

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Matematik
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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12A SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ARTVİN ARHAVİ HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ03-SS.28TYT01)48 48 85 35784

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Matematik Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 20,2 12,8 16,99 6,9 5,1 5,65 27,1 17,9 22,64 207,850

Okul Ortalaması 20,0 11,6 17,07 1,6 11,9 -1,37 21,6 23,6 15,70 170,540

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 5 MERVE YILDIRIM 12A 35 5 33,75 3 14 -0,50 38 19 33,25 251,180 1 1 1 1 6656

2 166 SERAY PEHLİVAN 12A 32 6 30,50 1 13 -2,25 33 19 28,25 226,840 2 2 2 2 10157

3 61 ALEYNA KURDOĞLU 12A 27 13 23,75 5 13 1,75 32 26 25,50 217,820 3 3 3 3 11872

4 153 DİLARA BIYIKLI 12A 29 10 26,50 3 15 -0,75 32 25 25,75 216,760 4 4 4 4 12118

5 146 TUĞÇE YILMAZ 12A 27 12 24,00 3 13 -0,25 30 25 23,75 208,080 5 6 6 6 14010

6 70 ŞEBNEM SÖNMEZİÇ 12A 23 14 19,50 5 14 1,50 28 28 21,00 197,080 6 7 7 9 16723

7 132 EDANUR GENÇOĞLU 12A 23 11 20,25 1 7 -0,75 24 18 19,50 188,260 7 8 8 14 19030

8 35 MELİS NUMANOĞLU 12A 25 14 21,50 2 17 -2,25 27 31 19,25 185,800 8 9 9 15 19689

9 142 ŞEYMA KOSİF 12A 22 8 20,00 2 12 -1,00 24 20 19,00 185,760 9 11 11 17 19693

10 75 AZİZ GÜMÜŞ 12A 25 9 22,75 1 18 -3,50 26 27 19,25 184,700 10 12 12 18 20007

11 205 AYNUR ŞAHİN 12A 21 18 16,50 4 10 1,50 25 28 18,00 183,400 11 13 13 19 20310

12 0 MERT TORLAK 12A 23 8 21,00 1 16 -3,00 24 24 18,00 179,440 12 15 15 22 21372

13 57 ONURCAN ORAL 12A 23 12 20,00 1 15 -2,75 24 27 17,25 176,240 13 18 18 27 22161

14 174 ZEN EP ERKAN 12A 22 12 19,00 0 9 -2,25 22 21 16,75 174,400 14 20 20 29 22574

15 129 FUNDA ŞEŞEN 12A 21 14 17,50 0 8 -2,00 21 22 15,50 168,920 15 22 22 33 23813

16 135 NUR ELA NUR TUZLU 12A 20 19 15,25 2 16 -2,00 22 35 13,25 158,660 16 28 28 39 25977

17 58 CEYHUN KESİM 12A 18 17 13,75 1 14 -2,50 19 31 11,25 149,100 17 38 38 55 27727

18 158 HAKAN DUYSAK 12A 15 12 12,00 1 10 -1,50 16 22 10,50 146,560 18 41 41 60 28160

19 117 KEMAL GEZER 12A 16 17 11,75 1 17 -3,25 17 34 8,50 135,900 19 44 44 69 29524

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12B SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ARTVİN ARHAVİ HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ03-SS.28TYT01)48 48 85 35784

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Matematik Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 20,2 12,8 16,99 6,9 5,1 5,65 27,1 17,9 22,64 207,850

Okul Ortalaması 20,0 11,6 17,07 1,6 11,9 -1,37 21,6 23,6 15,70 170,540

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 140 MEHMET ÇELİK 12B 26 5 24,75 3 15 -0,75 29 20 24,00 208,780 1 5 5 5 13841

2 0 MAKBULE   ŞANLI 12B 24 10 21,50 2 17 -2,25 26 27 19,25 185,800 2 9 9 15 19689

3 169 DOĞUKAN DUMLUPINAR12B 23 16 19,00 2 12 -1,00 25 28 18,00 181,200 3 14 14 21 20891

4 155 YUSUF MEMİSOĞLU 12B 22 8 20,00 0 17 -4,25 22 25 15,75 168,080 4 23 23 34 24046

5 116 PINAR HALİL 12B 21 15 17,25 1 13 -2,25 22 28 15,00 166,420 5 24 24 35 24404

6 160 DERYA ŞAHİN 12B 17 14 13,50 3 13 -0,25 20 27 13,25 160,200 6 27 27 38 25700

7 182 HATİCE ÇELİK 12B 19 12 16,00 0 11 -2,75 19 23 13,25 158,000 7 29 29 41 26110

8 0 BİHFER POSHOROĞLU 12B 17 16 13,00 2 9 -0,25 19 25 12,75 157,920 8 30 30 42 26116

9 143 ABDULKERİ  AĞDUMAN 12B 17 14 13,50 3 15 -0,75 20 29 12,75 157,480 9 32 32 44 26211

10 33 FURKAN AKKAYA 12B 18 15 14,25 1 11 -1,75 19 26 12,50 155,460 10 34 34 47 26616

11 54 AYŞEGÜL GÜLTEKİN 12B 21 16 17,00 0 17 -4,25 21 33 12,75 154,400 11 35 35 50 26827

12 178 MURATHAN DEMİRBAŞ 12B 14 13 10,75 3 12 0,00 17 25 10,75 149,020 12 39 39 56 27733

13 171 ÇAĞATAY ALTINKAYA 12B 12 10 9,50 2 17 -2,25 14 27 7,25 131,080 13 46 46 74 30026

14 27 BATUHAN YILMAZ 12B 10 10 7,50 1 13 -2,25 11 23 5,25 121,960 14 47 47 79 30947

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12C SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ARTVİN ARHAVİ HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ03-SS.28TYT01)48 48 85 35784

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Matematik Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 20,2 12,8 16,99 6,9 5,1 5,65 27,1 17,9 22,64 207,850

Okul Ortalaması 20,0 11,6 17,07 1,6 11,9 -1,37 21,6 23,6 15,70 170,540

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 124 İSMETCAN ŞAHİN 12C 22 9 19,75 0 8 -2,00 22 17 17,75 179,180 1 16 16 23 21431

2 190 ELÇİN ÖNDER 12C 22 10 19,50 1 13 -2,25 23 23 17,25 176,680 2 17 17 25 22035

3 173 ECE CANDEMİR 12C 18 9 15,75 3 9 0,75 21 18 16,50 175,900 3 19 19 28 22238

4 20 BERKAN ÇEPNİ 12C 20 5 18,75 0 9 -2,25 20 14 16,50 173,260 4 21 21 30 22858

5 210 İREM DELİMEHMET 12C 17 12 14,00 3 12 0,00 20 24 14,00 163,840 5 25 25 36 24921

6 189 SAADET SARIOĞLU 12C 17 7 15,25 0 6 -1,50 17 13 13,75 161,380 6 26 26 37 25467

7 154 İREM GERDAN 12C 13 6 11,50 2 4 1,00 15 10 12,50 157,880 7 31 31 43 26138

8 62 SUDE KÖROĞLU 12C 14 10 11,50 1 1 0,75 15 11 12,25 156,520 8 33 33 45 26405

9 118 MERT ÖZKAZANÇ 12C 17 12 14,00 0 7 -1,75 17 19 12,25 154,320 9 36 36 51 26832

10 151 SEMRA ÇELİK 12C 15 13 11,75 15 13 11,75 153,580 10 37 37 53 26934

11 0 SEDANUR ALBAY 12C 14 9 11,75 0 4 -1,00 14 13 10,75 148,140 11 40 40 57 27887

12 150 FATMA KARADENİZ 12C 14 14 10,50 2 9 -0,25 16 23 10,25 146,520 12 42 42 61 28162

13 41 ERDOĞAN ŞİMŞEK 12C 15 9 12,75 0 12 -3,00 15 21 9,75 141,820 13 43 43 66 28818

14 162 ÖZGE AYDIN 12C 13 17 8,75 2 11 -0,75 15 28 8,00 135,820 14 45 45 70 29527

15 157 AYŞE GİZEM ÇİÇEK 12C 0 0 0,00

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ03-SS.28TYT01)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA KURDOĞLU 61 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,820 207,850 3 3 3 3 11872

Puanı Hesaplanan: 47 47 84 32665

Katılımlar: 19 48 48 85 35784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 20,49 17,07 16,99

Matematik-1 40 5 13 1,75 4 -1,36 -1,37 5,65

Toplam: 80 32 26 25,50 32 19,13 15,40 21,13

TYT Türkçe dCAEEADADeCbceDCDCCEdeeACeBdEcCBBecEECEA

Cevap Anahtarı B BCAEEADADBCABADCDCCEEDBACABBEDCBBDDEECEA

TYT Matematik CaD ecBe decbEbdaabE                    

Cevap Anahtarı B CDDEAABBDCADCECAECAECBEBDDBBECAEBDDBAEDC
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 13 68

Türkçe 40 27 13 68

40 27 13 68

TYT Matematik 40 5 13 13

Matematik-1 40 5 13 13

40 5 13 13



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ03-SS.28TYT01)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYNUR ŞAHİN 205 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
183,400 207,850 11 13 13 19 20310

Puanı Hesaplanan: 47 47 84 32665

Katılımlar: 19 48 48 85 35784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 18 16,50 41 20,49 17,07 16,99

Matematik-1 40 4 10 1,50 4 -1,36 -1,37 5,65

Toplam: 80 25 28 18,00 23 19,13 15,40 21,13

TYT Türkçe eAECEEcCABbbecaEbbdDADaCAcADC bCEabeCeBc

Cevap Anahtarı A BAECEEDCABEDBBCEAEADADBCABADCDCCEEDACBBD

TYT Matematik b ceDDEe c   a cbbaB                    

Cevap Anahtarı A CBEBDDEBCBEACDDEAABBCDADEACECCDDAEBCBDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 18 53

Türkçe 40 21 18 53

40 21 18 53

TYT Matematik 40 4 10 10

Matematik-1 40 4 10 10

40 4 10 10



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ03-SS.28TYT01)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZİZ GÜMÜŞ 75 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,700 207,850 10 12 12 18 20007

Puanı Hesaplanan: 47 47 84 32665

Katılımlar: 19 48 48 85 35784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 20,49 17,07 16,99

Matematik-1 40 1 18 -3,50 -9 -1,36 -1,37 5,65

Toplam: 80 26 27 19,25 24 19,13 15,40 21,13

TYT Türkçe cAECEEeCA d  cCE EeDbDaCABeDCDCCE  dCBBD

Cevap Anahtarı A BAECEEDCABEDBBCEAEADADBCABADCDCCEEDACBBD

TYT Matematik ddaeaadcacbeCb abbed                    

Cevap Anahtarı A CBEBDDEBCBEACDDEAABBCDADEACECCDDAEBCBDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 9 63

Türkçe 40 25 9 63

40 25 9 63

TYT Matematik 40 1 18 3

Matematik-1 40 1 18 3

40 1 18 3



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ03-SS.28TYT01)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYHUN KESİM 58 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
149,100 207,850 17 38 38 55 27727

Puanı Hesaplanan: 47 47 84 32665

Katılımlar: 19 48 48 85 35784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 17 13,75 34 20,49 17,07 16,99

Matematik-1 40 1 14 -2,50 -6 -1,36 -1,37 5,65

Toplam: 80 19 31 11,25 14 19,13 15,40 21,13

TYT Türkçe   d c DeaBCbdeDCDCeEEDedCAaed CeeDeaECEA

Cevap Anahtarı B BCAEEADADBCABADCDCCEEDBACABBEDCBBDDEECEA

TYT Matematik eaa ec e   cbEbdbaba                    

Cevap Anahtarı B CDDEAABBDCADCECAECAECBEBDDBBECAEBDDBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 17 45

Türkçe 40 18 17 45

40 18 17 45

TYT Matematik 40 1 14 3

Matematik-1 40 1 14 3

40 1 14 3



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ03-SS.28TYT01)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA BIYIKLI 153 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,760 207,850 4 4 4 4 12118

Puanı Hesaplanan: 47 47 84 32665

Katılımlar: 19 48 48 85 35784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 20,49 17,07 16,99

Matematik-1 40 3 15 -0,75 -2 -1,36 -1,37 5,65

Toplam: 80 32 25 25,75 32 19,13 15,40 21,13

TYT Türkçe dAECEEDCABEbBBCEcE DdDaCbBeDCDbCEdDACBBe

Cevap Anahtarı A BAECEEDCABEDBBCEAEADADBCABADCDCCEEDACBBD

TYT Matematik d aeb dBecbebccEbbaB                    

Cevap Anahtarı A CBEBDDEBCBEACDDEAABBCDADEACECCDDAEBCBDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 10 73

Türkçe 40 29 10 73

40 29 10 73

TYT Matematik 40 3 15 8

Matematik-1 40 3 15 8

40 3 15 8



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ03-SS.28TYT01)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDANUR GENÇOĞLU 132 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,260 207,850 7 8 8 14 19030

Puanı Hesaplanan: 47 47 84 32665

Katılımlar: 19 48 48 85 35784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 20,49 17,07 16,99

Matematik-1 40 1 7 -0,75 -2 -1,36 -1,37 5,65

Toplam: 80 24 18 19,50 24 19,13 15,40 21,13

TYT Türkçe eAECcEDC abbBcCE E DADcCA AD  CeEabACBBe

Cevap Anahtarı A BAECEEDCABEDBBCEAEADADBCABADCDCCEEDACBBD

TYT Matematik d    Dde c       bad                    

Cevap Anahtarı A CBEBDDEBCBEACDDEAABBCDADEACECCDDAEBCBDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 11 58

Türkçe 40 23 11 58

40 23 11 58

TYT Matematik 40 1 7 3

Matematik-1 40 1 7 3

40 1 7 3



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ03-SS.28TYT01)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FUNDA ŞEŞEN 129 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,920 207,850 15 22 22 33 23813

Puanı Hesaplanan: 47 47 84 32665

Katılımlar: 19 48 48 85 35784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 14 17,50 44 20,49 17,07 16,99

Matematik-1 40 0 8 -2,00 -5 -1,36 -1,37 5,65

Toplam: 80 21 22 15,50 19 19,13 15,40 21,13

TYT Türkçe caAE dDeaBCdc  CDbeEE a CABeEbCBBecEECEA

Cevap Anahtarı B BCAEEADADBCABADCDCCEEDBACABBEDCBBDDEECEA

TYT Matematik eaa eca     a b                         

Cevap Anahtarı B CDDEAABBDCADCECAECAECBEBDDBBECAEBDDBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 14 53

Türkçe 40 21 14 53

40 21 14 53

TYT Matematik 40 0 8 0

Matematik-1 40 0 8 0

40 0 8 0



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ03-SS.28TYT01)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAKAN DUYSAK 158 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
146,560 207,850 18 41 41 60 28160

Puanı Hesaplanan: 47 47 84 32665

Katılımlar: 19 48 48 85 35784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 12 12,00 30 20,49 17,07 16,99

Matematik-1 40 1 10 -1,50 -4 -1,36 -1,37 5,65

Toplam: 80 16 22 10,50 13 19,13 15,40 21,13

TYT Türkçe dAECEE CA bD    A dDbcBCe  DCcb d   bdBa

Cevap Anahtarı A BAECEEDCABEDBBCEAEADADBCABADCDCCEEDACBBD

TYT Matematik   bea    c  Cb bbbad                    

Cevap Anahtarı A CBEBDDEBCBEACDDEAABBCDADEACECCDDAEBCBDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 12 38

Türkçe 40 15 12 38

40 15 12 38

TYT Matematik 40 1 10 3

Matematik-1 40 1 10 3

40 1 10 3



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ03-SS.28TYT01)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEMAL GEZER 117 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
135,900 207,850 19 44 44 69 29524

Puanı Hesaplanan: 47 47 84 32665

Katılımlar: 19 48 48 85 35784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 17 11,75 29 20,49 17,07 16,99

Matematik-1 40 1 17 -3,25 -8 -1,36 -1,37 5,65

Toplam: 80 17 34 8,50 11 19,13 15,40 21,13

TYT Türkçe BcECEEcCAcEDe d b b bbeb aADCcaCE  deBcD

Cevap Anahtarı A BAECEEDCABEDBBCEAEADADBCABADCDCCEEDACBBD

TYT Matematik eBceaec  cbeebaabbed                    

Cevap Anahtarı A CBEBDDEBCBEACDDEAABBCDADEACECCDDAEBCBDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
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40

60

80

TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 17 40

Türkçe 40 16 17 40

40 16 17 40

TYT Matematik 40 1 17 3

Matematik-1 40 1 17 3

40 1 17 3



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ03-SS.28TYT01)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS NUMANOĞLU 35 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,800 207,850 8 9 9 15 19689

Puanı Hesaplanan: 47 47 84 32665

Katılımlar: 19 48 48 85 35784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 20,49 17,07 16,99

Matematik-1 40 2 17 -2,25 -6 -1,36 -1,37 5,65

Toplam: 80 27 31 19,25 24 19,13 15,40 21,13

TYT Türkçe dAECEEDCbBdbBBCEAEeDADaCeceDCDbCEaD bcBe

Cevap Anahtarı A BAECEEDCABEDBBCEAEADADBCABADCDCCEEDACBBD

TYT Matematik d aeaadcbBbeabeEbbad                    

Cevap Anahtarı A CBEBDDEBCBEACDDEAABBCDADEACECCDDAEBCBDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
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40

60

80

TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 14 63

Türkçe 40 25 14 63

40 25 14 63

TYT Matematik 40 2 17 5

Matematik-1 40 2 17 5

40 2 17 5



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ03-SS.28TYT01)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT TORLAK 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
179,440 207,850 12 15 15 22 21372

Puanı Hesaplanan: 47 47 84 32665

Katılımlar: 19 48 48 85 35784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 8 21,00 53 20,49 17,07 16,99

Matematik-1 40 1 16 -3,00 -8 -1,36 -1,37 5,65

Toplam: 80 24 24 18,00 23 19,13 15,40 21,13

TYT Türkçe eCbEEeDbDa ABeDCD CE   dCA c  CBBD EECEA

Cevap Anahtarı B BCAEEADADBCABADCDCCEEDBACABBEDCBBDDEECEA

TYT Matematik ea ddcadc ecbEbdc da                    

Cevap Anahtarı B CDDEAABBDCADCECAECAECBEBDDBBECAEBDDBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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40

60

80

TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 8 58

Türkçe 40 23 8 58

40 23 8 58

TYT Matematik 40 1 16 3

Matematik-1 40 1 16 3

40 1 16 3



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ03-SS.28TYT01)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE YILDIRIM 5 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,180 207,850 1 1 1 1 6656

Puanı Hesaplanan: 47 47 84 32665

Katılımlar: 19 48 48 85 35784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 20,49 17,07 16,99

Matematik-1 40 3 14 -0,50 -1 -1,36 -1,37 5,65

Toplam: 80 38 19 33,25 42 19,13 15,40 21,13

TYT Türkçe aAECEEDCAdEDBcCEAEADADBCABADCDCCEdDACBeD

Cevap Anahtarı A BAECEEDCABEDBBCEAEADADBCABADCDCCEEDACBBD

TYT Matematik  daea E CcbeCacabbed                    

Cevap Anahtarı A CBEBDDEBCBEACDDEAABBCDADEACECCDDAEBCBDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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40

60

80

TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 35 5 88

Türkçe 40 35 5 88

40 35 5 88

TYT Matematik 40 3 14 8

Matematik-1 40 3 14 8

40 3 14 8



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ03-SS.28TYT01)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR ELA NUR TUZLU 135 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
158,660 207,850 16 28 28 39 25977

Puanı Hesaplanan: 47 47 84 32665

Katılımlar: 19 48 48 85 35784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 19 15,25 38 20,49 17,07 16,99

Matematik-1 40 2 16 -2,00 -5 -1,36 -1,37 5,65

Toplam: 80 22 35 13,25 17 19,13 15,40 21,13

TYT Türkçe eAECEEeCAcdDB eEbbcDeDcCbceDCDbCEEeAdcde

Cevap Anahtarı A BAECEEDCABEDBBCEAEADADBCABADCDCCEEDACBBD

TYT Matematik dcaeac  ecbeCccabAed                    

Cevap Anahtarı A CBEBDDEBCBEACDDEAABBCDADEACECCDDAEBCBDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 19 50

Türkçe 40 20 19 50

40 20 19 50

TYT Matematik 40 2 16 5

Matematik-1 40 2 16 5

40 2 16 5



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ03-SS.28TYT01)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONURCAN ORAL 57 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
176,240 207,850 13 18 18 27 22161

Puanı Hesaplanan: 47 47 84 32665

Katılımlar: 19 48 48 85 35784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 20,49 17,07 16,99

Matematik-1 40 1 15 -2,75 -7 -1,36 -1,37 5,65

Toplam: 80 24 27 17,25 22 19,13 15,40 21,13

TYT Türkçe cCAEdbDdDBbAdcDCDCCEd  eCAedE CBB e ECEA

Cevap Anahtarı B BCAEEADADBCABADCDCCEEDBACABBEDCBBDDEECEA

TYT Matematik ea decadc  cbEbdbe a                    

Cevap Anahtarı B CDDEAABBDCADCECAECAECBEBDDBBECAEBDDBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 12 58

Türkçe 40 23 12 58

40 23 12 58

TYT Matematik 40 1 15 3

Matematik-1 40 1 15 3

40 1 15 3



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ03-SS.28TYT01)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEBNEM SÖNMEZİÇ 70 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,080 207,850 6 7 7 9 16723

Puanı Hesaplanan: 47 47 84 32665

Katılımlar: 19 48 48 85 35784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 20,49 17,07 16,99

Matematik-1 40 5 14 1,50 4 -1,36 -1,37 5,65

Toplam: 80 28 28 21,00 26 19,13 15,40 21,13

TYT Türkçe B ECEEeCAeEb  aaAEADcbcaAeeDCDCCEdeACBBe

Cevap Anahtarı A BAECEEDCABEDBBCEAEADADBCABADCDCCEEDACBBD

TYT Matematik d dcaDEebcbeCbeEbAad                    

Cevap Anahtarı A CBEBDDEBCBEACDDEAABBCDADEACECCDDAEBCBDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 14 58

Türkçe 40 23 14 58

40 23 14 58

TYT Matematik 40 5 14 13

Matematik-1 40 5 14 13

40 5 14 13



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ03-SS.28TYT01)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERAY PEHLİVAN 166 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,840 207,850 2 2 2 2 10157

Puanı Hesaplanan: 47 47 84 32665

Katılımlar: 19 48 48 85 35784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 20,49 17,07 16,99

Matematik-1 40 1 13 -2,25 -6 -1,36 -1,37 5,65

Toplam: 80 33 19 28,25 35 19,13 15,40 21,13

TYT Türkçe BCeE  DADBCABADCDaCEdDBACABaEDCBBecEECEA

Cevap Anahtarı B BCAEEADADBCABADCDCCEEDBACABBEDCBBDDEECEA

TYT Matematik eaa ec    cc Ebdbebb                    

Cevap Anahtarı B CDDEAABBDCADCECAECAECBEBDDBBECAEBDDBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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80

TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 6 80

Türkçe 40 32 6 80

40 32 6 80

TYT Matematik 40 1 13 3

Matematik-1 40 1 13 3

40 1 13 3



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ03-SS.28TYT01)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA KOSİF 142 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,760 207,850 9 11 11 17 19693

Puanı Hesaplanan: 47 47 84 32665

Katılımlar: 19 48 48 85 35784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 8 20,00 50 20,49 17,07 16,99

Matematik-1 40 2 12 -1,00 -3 -1,36 -1,37 5,65

Toplam: 80 24 20 19,00 24 19,13 15,40 21,13

TYT Türkçe   A  ADADBCAcdDCDCC    ACABed CcBecaEC A

Cevap Anahtarı B BCAEEADADBCABADCDCCEEDBACABBEDCBBDDEECEA

TYT Matematik eaDdeced   cbE dba                      

Cevap Anahtarı B CDDEAABBDCADCECAECAECBEBDDBBECAEBDDBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 8 55

Türkçe 40 22 8 55

40 22 8 55

TYT Matematik 40 2 12 5

Matematik-1 40 2 12 5

40 2 12 5



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ03-SS.28TYT01)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞÇE YILMAZ 146 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,080 207,850 5 6 6 6 14010

Puanı Hesaplanan: 47 47 84 32665

Katılımlar: 19 48 48 85 35784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 20,49 17,07 16,99

Matematik-1 40 3 13 -0,25 -1 -1,36 -1,37 5,65

Toplam: 80 30 25 23,75 30 19,13 15,40 21,13

TYT Türkçe cC EEADADeCeBeDCDCCEdeeACeBdEcCBBecEECEA

Cevap Anahtarı B BCAEEADADBCABADCDCCEEDBACABBEDCBBDDEECEA

TYT Matematik eaD dcaee   CEbcbebb                    

Cevap Anahtarı B CDDEAABBDCADCECAECAECBEBDDBBECAEBDDBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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80

TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 12 68

Türkçe 40 27 12 68

40 27 12 68

TYT Matematik 40 3 13 8

Matematik-1 40 3 13 8

40 3 13 8



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ03-SS.28TYT01)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEN EP ERKAN 174 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,400 207,850 14 20 20 29 22574

Puanı Hesaplanan: 47 47 84 32665

Katılımlar: 19 48 48 85 35784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 20,49 17,07 16,99

Matematik-1 40 0 9 -2,25 -6 -1,36 -1,37 5,65

Toplam: 80 22 21 16,75 21 19,13 15,40 21,13

TYT Türkçe cCA bb ADBCAddDCDCCEdD ACAced  d ecEECEA

Cevap Anahtarı B BCAEEADADBCABADCDCCEEDBACABBEDCBBDDEECEA

TYT Matematik bab c     cc  b ca                      

Cevap Anahtarı B CDDEAABBDCADCECAECAECBEBDDBBECAEBDDBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 12 55

Türkçe 40 22 12 55

40 22 12 55

TYT Matematik 40 0 9 0

Matematik-1 40 0 9 0

40 0 9 0



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ03-SS.28TYT01)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULKERİ  AĞDUMAN 143 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
157,480 207,850 9 32 32 44 26211

Puanı Hesaplanan: 47 47 84 32665

Katılımlar: 14 48 48 85 35784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 14 13,50 34 15,54 17,07 16,99

Matematik-1 40 3 15 -0,75 -2 -1,79 -1,37 5,65

Toplam: 80 20 29 12,75 16 13,75 15,40 21,13

TYT Türkçe eAECdEeCbeEb    AdbDbeeCABeDCDbCc   CB  

Cevap Anahtarı A BAECEEDCABEDBBCEAEADADBCABADCDCCEEDACBBD

TYT Matematik dBaeacdeacddCb  bbeB                    

Cevap Anahtarı A CBEBDDEBCBEACDDEAABBCDADEACECCDDAEBCBDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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80

TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 14 43

Türkçe 40 17 14 43

40 17 14 43

TYT Matematik 40 3 15 8

Matematik-1 40 3 15 8

40 3 15 8



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ03-SS.28TYT01)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL GÜLTEKİN 54 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
154,400 207,850 11 35 35 50 26827

Puanı Hesaplanan: 47 47 84 32665

Katılımlar: 14 48 48 85 35784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43 15,54 17,07 16,99

Matematik-1 40 0 17 -4,25 -11 -1,79 -1,37 5,65

Toplam: 80 21 33 12,75 16 13,75 15,40 21,13

TYT Türkçe  AECEacCbBdbBcCccb DAbBCccd CDbCEaDACBBe

Cevap Anahtarı A BAECEEDCABEDBBCEAEADADBCABADCDCCEEDACBBD

TYT Matematik d dea  edcbddbcdbbad                    

Cevap Anahtarı A CBEBDDEBCBEACDDEAABBCDADEACECCDDAEBCBDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 16 53

Türkçe 40 21 16 53

40 21 16 53

TYT Matematik 40 0 17 0

Matematik-1 40 0 17 0

40 0 17 0



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ03-SS.28TYT01)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN YILMAZ 27 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
121,960 207,850 14 47 47 79 30947

Puanı Hesaplanan: 47 47 84 32665

Katılımlar: 14 48 48 85 35784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 10 7,50 19 15,54 17,07 16,99

Matematik-1 40 1 13 -2,25 -6 -1,79 -1,37 5,65

Toplam: 80 11 23 5,25 7 13,75 15,40 21,13

TYT Türkçe   Ac A db Ce eDeD C   B CA eEba      e  

Cevap Anahtarı B BCAEEADADBCABADCDCCEEDBACABBEDCBBDDEECEA

TYT Matematik eabcdc   Cc adbdca                      

Cevap Anahtarı B CDDEAABBDCADCECAECAECBEBDDBBECAEBDDBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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80

TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 10 25

Türkçe 40 10 10 25

40 10 10 25

TYT Matematik 40 1 13 3

Matematik-1 40 1 13 3

40 1 13 3



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ03-SS.28TYT01)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİHFER POSHOROĞLU 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
157,920 207,850 8 30 30 42 26116

Puanı Hesaplanan: 47 47 84 32665

Katılımlar: 14 48 48 85 35784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 16 13,00 33 15,54 17,07 16,99

Matematik-1 40 2 9 -0,25 -1 -1,79 -1,37 5,65

Toplam: 80 19 25 12,75 16 13,75 15,40 21,13

TYT Türkçe eAECEbDCbcbcc e b ADADBbAdcDCadC    CaBa

Cevap Anahtarı A BAECEEDCABEDBBCEAEADADBCABADCDCCEEDACBBD

TYT Matematik dd e D  d  e   Ebeac                    

Cevap Anahtarı A CBEBDDEBCBEACDDEAABBCDADEACECCDDAEBCBDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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80

TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 16 43

Türkçe 40 17 16 43

40 17 16 43

TYT Matematik 40 2 9 5

Matematik-1 40 2 9 5

40 2 9 5



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ03-SS.28TYT01)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞATAY ALTINKAYA 171 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
131,080 207,850 13 46 46 74 30026

Puanı Hesaplanan: 47 47 84 32665

Katılımlar: 14 48 48 85 35784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 10 9,50 24 15,54 17,07 16,99

Matematik-1 40 2 17 -2,25 -6 -1,79 -1,37 5,65

Toplam: 80 14 27 7,25 9 13,75 15,40 21,13

TYT Türkçe cAECE aC cbbBBd   ADAbceA eD            

Cevap Anahtarı A BAECEEDCABEDBBCEAEADADBCABADCDCCEEDACBBD

TYT Matematik eedeaDdeacceCb dbbad                    

Cevap Anahtarı A CBEBDDEBCBEACDDEAABBCDADEACECCDDAEBCBDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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80

TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 10 30

Türkçe 40 12 10 30

40 12 10 30

TYT Matematik 40 2 17 5

Matematik-1 40 2 17 5

40 2 17 5



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ03-SS.28TYT01)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERYA ŞAHİN 160 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,200 207,850 6 27 27 38 25700

Puanı Hesaplanan: 47 47 84 32665

Katılımlar: 14 48 48 85 35784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 14 13,50 34 15,54 17,07 16,99

Matematik-1 40 3 13 -0,25 -1 -1,79 -1,37 5,65

Toplam: 80 20 27 13,25 17 13,75 15,40 21,13

TYT Türkçe     bcDAc CcdADCD CEE  cCAe EbbaceeEECdA

Cevap Anahtarı B BCAEEADADBCABADCDCCEEDBACABBEDCBBDDEECEA

TYT Matematik e Dddca  dcDbEbdbab                     

Cevap Anahtarı B CDDEAABBDCADCECAECAECBEBDDBBECAEBDDBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 14 43

Türkçe 40 17 14 43

40 17 14 43

TYT Matematik 40 3 13 8

Matematik-1 40 3 13 8

40 3 13 8



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ03-SS.28TYT01)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞUKAN DUMLUPINAR 169 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,200 207,850 3 14 14 21 20891

Puanı Hesaplanan: 47 47 84 32665

Katılımlar: 14 48 48 85 35784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 15,54 17,07 16,99

Matematik-1 40 2 12 -1,00 -3 -1,79 -1,37 5,65

Toplam: 80 25 28 18,00 23 13,75 15,40 21,13

TYT Türkçe BdAcEbDbDBCAdeDCDbdEcDeACAccEcC BabEcCEA

Cevap Anahtarı B BCAEEADADBCABADCDCCEEDBACABBEDCBBDDEECEA

TYT Matematik eaD dc deC c d dbab                     

Cevap Anahtarı B CDDEAABBDCADCECAECAECBEBDDBBECAEBDDBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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80

TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 16 58

Türkçe 40 23 16 58

40 23 16 58

TYT Matematik 40 2 12 5

Matematik-1 40 2 12 5

40 2 12 5



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ03-SS.28TYT01)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN AKKAYA 33 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
155,460 207,850 10 34 34 47 26616

Puanı Hesaplanan: 47 47 84 32665

Katılımlar: 14 48 48 85 35784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36 15,54 17,07 16,99

Matematik-1 40 1 11 -1,75 -4 -1,79 -1,37 5,65

Toplam: 80 19 26 12,50 16 13,75 15,40 21,13

TYT Türkçe eAECEaaCeeEbe   bbADdcBCbaeDCD CE   CaBD

Cevap Anahtarı A BAECEEDCABEDBBCEAEADADBCABADCDCCEEDACBBD

TYT Matematik b aeaD   c   b abbad                    

Cevap Anahtarı A CBEBDDEBCBEACDDEAABBCDADEACECCDDAEBCBDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 15 45

Türkçe 40 18 15 45

40 18 15 45

TYT Matematik 40 1 11 3

Matematik-1 40 1 11 3

40 1 11 3



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ03-SS.28TYT01)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ÇELİK 182 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
158,000 207,850 7 29 29 41 26110

Puanı Hesaplanan: 47 47 84 32665

Katılımlar: 14 48 48 85 35784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 12 16,00 40 15,54 17,07 16,99

Matematik-1 40 0 11 -2,75 -7 -1,79 -1,37 5,65

Toplam: 80 19 23 13,25 17 13,75 15,40 21,13

TYT Türkçe cAEeEEeCAc bB   cdADADB  e DC CCEd AbaBa

Cevap Anahtarı A BAECEEDCABEDBBCEAEADADBCABADCDCCEEDACBBD

TYT Matematik    ee    ebebb  bdad                    

Cevap Anahtarı A CBEBDDEBCBEACDDEAABBCDADEACECCDDAEBCBDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 12 48

Türkçe 40 19 12 48

40 19 12 48

TYT Matematik 40 0 11 0

Matematik-1 40 0 11 0

40 0 11 0



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ03-SS.28TYT01)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAKBULE   ŞANLI 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,800 207,850 2 9 9 15 19689

Puanı Hesaplanan: 47 47 84 32665

Katılımlar: 14 48 48 85 35784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 15,54 17,07 16,99

Matematik-1 40 2 17 -2,25 -6 -1,79 -1,37 5,65

Toplam: 80 26 27 19,25 24 13,75 15,40 21,13

TYT Türkçe   b EADdcBCABeDCDCCEEa ACb Bb CacDDEEeEA

Cevap Anahtarı B BCAEEADADBCABADCDCCEEDBACABBEDCBBDDEECEA

TYT Matematik eaaddc ebbAcbEbdbabd                    

Cevap Anahtarı B CDDEAABBDCADCECAECAECBEBDDBBECAEBDDBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 10 60

Türkçe 40 24 10 60

40 24 10 60

TYT Matematik 40 2 17 5

Matematik-1 40 2 17 5

40 2 17 5



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ03-SS.28TYT01)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ÇELİK 140 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,780 207,850 1 5 5 5 13841

Puanı Hesaplanan: 47 47 84 32665

Katılımlar: 14 48 48 85 35784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 5 24,75 62 15,54 17,07 16,99

Matematik-1 40 3 15 -0,75 -2 -1,79 -1,37 5,65

Toplam: 80 29 20 24,00 30 13,75 15,40 21,13

TYT Türkçe        ADBCABeDCDCCEED ACAB EcCddcDEECEA

Cevap Anahtarı B BCAEEADADBCABADCDCCEEDBACABBEDCBBDDEECEA

TYT Matematik eDaddcadeC cbEbdba a                    

Cevap Anahtarı B CDDEAABBDCADCECAECAECBEBDDBBECAEBDDBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 5 65

Türkçe 40 26 5 65

40 26 5 65

TYT Matematik 40 3 15 8

Matematik-1 40 3 15 8

40 3 15 8



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ03-SS.28TYT01)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MURATHAN DEMİRBAŞ 178 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
149,020 207,850 12 39 39 56 27733

Puanı Hesaplanan: 47 47 84 32665

Katılımlar: 14 48 48 85 35784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 13 10,75 27 15,54 17,07 16,99

Matematik-1 40 3 12 0,00 0 -1,79 -1,37 5,65

Toplam: 80 17 25 10,75 13 13,75 15,40 21,13

TYT Türkçe  dA de ebaaABeD Da Ed   CA d bCB   EEbEA

Cevap Anahtarı B BCAEEADADBCABADCDCCEEDBACABBEDCBBDDEECEA

TYT Matematik eaDcec d Cc a bdaa E                    

Cevap Anahtarı B CDDEAABBDCADCECAECAECBEBDDBBECAEBDDBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 13 35

Türkçe 40 14 13 35

40 14 13 35

TYT Matematik 40 3 12 8

Matematik-1 40 3 12 8

40 3 12 8



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ03-SS.28TYT01)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR HALİL 116 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
166,420 207,850 5 24 24 35 24404

Puanı Hesaplanan: 47 47 84 32665

Katılımlar: 14 48 48 85 35784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 15,54 17,07 16,99

Matematik-1 40 1 13 -2,25 -6 -1,79 -1,37 5,65

Toplam: 80 22 28 15,00 19 13,75 15,40 21,13

TYT Türkçe  CAcEAcADdecceDCDbeEaDBACbB d CBBecaEC A

Cevap Anahtarı B BCAEEADADBCABADCDCCEEDBACABBEDCBBDDEECEA

TYT Matematik eaD dc  e  c dadbabd                    

Cevap Anahtarı B CDDEAABBDCADCECAECAECBEBDDBBECAEBDDBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 15 53

Türkçe 40 21 15 53

40 21 15 53

TYT Matematik 40 1 13 3

Matematik-1 40 1 13 3

40 1 13 3



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ03-SS.28TYT01)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF MEMİSOĞLU 155 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,080 207,850 4 23 23 34 24046

Puanı Hesaplanan: 47 47 84 32665

Katılımlar: 14 48 48 85 35784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 8 20,00 50 15,54 17,07 16,99

Matematik-1 40 0 17 -4,25 -11 -1,79 -1,37 5,65

Toplam: 80 22 25 15,75 20 13,75 15,40 21,13

TYT Türkçe dAECEEcCAB cB  abb Db BCABeDCDCCE   CB  

Cevap Anahtarı A BAECEEDCABEDBBCEAEADADBCABADCDCCEEDACBBD

TYT Matematik d aeacdeacbeac ab ed                    

Cevap Anahtarı A CBEBDDEBCBEACDDEAABBCDADEACECCDDAEBCBDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 8 55

Türkçe 40 22 8 55

40 22 8 55

TYT Matematik 40 0 17 0

Matematik-1 40 0 17 0

40 0 17 0



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ03-SS.28TYT01)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE GİZEM ÇİÇEK 157 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 15 48 48 85 35784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 80 0 0 0,00 0 12,22 15,40 21,13

Soru No



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ03-SS.28TYT01)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAN ÇEPNİ 20 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,260 207,850 4 21 21 30 22858

Puanı Hesaplanan: 47 47 84 32665

Katılımlar: 15 48 48 85 35784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 5 18,75 47 13,96 17,07 16,99

Matematik-1 40 0 9 -2,25 -6 -0,94 -1,37 5,65

Toplam: 80 20 14 16,50 21 12,22 15,40 21,13

TYT Türkçe dAECEEcbAB b     E DADB A eDCD CE D C   

Cevap Anahtarı A BAECEEDCABEDBBCEAEADADBCABADCDCCEEDACBBD

TYT Matematik   aea     b    abbed                    

Cevap Anahtarı A CBEBDDEBCBEACDDEAABBCDADEACECCDDAEBCBDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 5 50

Türkçe 40 20 5 50

40 20 5 50

TYT Matematik 40 0 9 0

Matematik-1 40 0 9 0

40 0 9 0



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ03-SS.28TYT01)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE CANDEMİR 173 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,900 207,850 3 19 19 28 22238

Puanı Hesaplanan: 47 47 84 32665

Katılımlar: 15 48 48 85 35784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 9 15,75 39 13,96 17,07 16,99

Matematik-1 40 3 9 0,75 2 -0,94 -1,37 5,65

Toplam: 80 21 18 16,50 21 12,22 15,40 21,13

TYT Türkçe      e AcaCABeDCDCCE      aaEbCcBD EECEb

Cevap Anahtarı B BCAEEADADBCABADCDCCEEDBACABBEDCBBDDEECEA

TYT Matematik e  bccB aa  CEb bd                      

Cevap Anahtarı B CDDEAABBDCADCECAECAECBEBDDBBECAEBDDBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 9 45

Türkçe 40 18 9 45

40 18 9 45

TYT Matematik 40 3 9 8

Matematik-1 40 3 9 8

40 3 9 8



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ03-SS.28TYT01)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELÇİN ÖNDER 190 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
176,680 207,850 2 17 17 25 22035

Puanı Hesaplanan: 47 47 84 32665

Katılımlar: 15 48 48 85 35784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 13,96 17,07 16,99

Matematik-1 40 1 13 -2,25 -6 -0,94 -1,37 5,65

Toplam: 80 23 23 17,25 22 12,22 15,40 21,13

TYT Türkçe dAECEEcCABEc    AdADADBCcdA   bCE DACace

Cevap Anahtarı A BAECEEDCABEDBBCEAEADADBCABADCDCCEEDACBBD

TYT Matematik b  e Dc  cbdacc bbad                    

Cevap Anahtarı A CBEBDDEBCBEACDDEAABBCDADEACECCDDAEBCBDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 10 55

Türkçe 40 22 10 55

40 22 10 55

TYT Matematik 40 1 13 3

Matematik-1 40 1 13 3

40 1 13 3



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ03-SS.28TYT01)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDOĞAN ŞİMŞEK 41 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
141,820 207,850 13 43 43 66 28818

Puanı Hesaplanan: 47 47 84 32665

Katılımlar: 15 48 48 85 35784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 9 12,75 32 13,96 17,07 16,99

Matematik-1 40 0 12 -3,00 -8 -0,94 -1,37 5,65

Toplam: 80 15 21 9,75 12 12,22 15,40 21,13

TYT Türkçe aC dbd dDB Ad DC   E  B CAdeEDe B  E C  

Cevap Anahtarı B BCAEEADADBCABADCDCCEEDBACABBEDCBBDDEECEA

TYT Matematik eabcdc   a  b  dbeb                     

Cevap Anahtarı B CDDEAABBDCADCECAECAECBEBDDBBECAEBDDBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 9 38

Türkçe 40 15 9 38

40 15 9 38

TYT Matematik 40 0 12 0

Matematik-1 40 0 12 0

40 0 12 0



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ03-SS.28TYT01)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA KARADENİZ 150 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
146,520 207,850 12 42 42 61 28162

Puanı Hesaplanan: 47 47 84 32665

Katılımlar: 15 48 48 85 35784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 14 10,50 26 13,96 17,07 16,99

Matematik-1 40 2 9 -0,25 -1 -0,94 -1,37 5,65

Toplam: 80 16 23 10,25 13 12,22 15,40 21,13

TYT Türkçe dAbCE eCAedb B   aADcDBac eDCDaC    be  

Cevap Anahtarı A BAECEEDCABEDBBCEAEADADBCABADCDCCEEDACBBD

TYT Matematik e  eaDd b      Ebced                    

Cevap Anahtarı A CBEBDDEBCBEACDDEAABBCDADEACECCDDAEBCBDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 14 35

Türkçe 40 14 14 35

40 14 14 35

TYT Matematik 40 2 9 5

Matematik-1 40 2 9 5

40 2 9 5



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ03-SS.28TYT01)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM DELİMEHMET 210 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,840 207,850 5 25 25 36 24921

Puanı Hesaplanan: 47 47 84 32665

Katılımlar: 15 48 48 85 35784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 12 14,00 35 13,96 17,07 16,99

Matematik-1 40 3 12 0,00 0 -0,94 -1,37 5,65

Toplam: 80 20 24 14,00 18 12,22 15,40 21,13

TYT Türkçe   AacADbDeCccdDCD CE    C eaE CBc e ECEd

Cevap Anahtarı B BCAEEADADBCABADCDCCEEDBACABBEDCBBDDEECEA

TYT Matematik ea  eccd CAD bbbbab                     

Cevap Anahtarı B CDDEAABBDCADCECAECAECBEBDDBBECAEBDDBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 12 43

Türkçe 40 17 12 43

40 17 12 43

TYT Matematik 40 3 12 8

Matematik-1 40 3 12 8

40 3 12 8



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ03-SS.28TYT01)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM GERDAN 154 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
157,880 207,850 7 31 31 43 26138

Puanı Hesaplanan: 47 47 84 32665

Katılımlar: 15 48 48 85 35784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 6 11,50 29 13,96 17,07 16,99

Matematik-1 40 2 4 1,00 3 -0,94 -1,37 5,65

Toplam: 80 15 10 12,50 16 12,22 15,40 21,13

TYT Türkçe cC  d DAD e c   D   c   d    D  B DEECEA

Cevap Anahtarı B BCAEEADADBCABADCDCCEEDBACABBEDCBBDDEECEA

TYT Matematik eaD e            e   B                  

Cevap Anahtarı B CDDEAABBDCADCECAECAECBEBDDBBECAEBDDBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 6 33

Türkçe 40 13 6 33

40 13 6 33

TYT Matematik 40 2 4 5

Matematik-1 40 2 4 5

40 2 4 5



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ03-SS.28TYT01)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMETCAN ŞAHİN 124 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
179,180 207,850 1 16 16 23 21431

Puanı Hesaplanan: 47 47 84 32665

Katılımlar: 15 48 48 85 35784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 9 19,75 49 13,96 17,07 16,99

Matematik-1 40 0 8 -2,00 -5 -0,94 -1,37 5,65

Toplam: 80 22 17 17,75 22 12,22 15,40 21,13

TYT Türkçe aAECE eCABEb c    bDAbBb BADCDCCE DeCB e

Cevap Anahtarı A BAECEEDCABEDBBCEAEADADBCABADCDCCEEDACBBD

TYT Matematik dcaea    cb      b                      

Cevap Anahtarı A CBEBDDEBCBEACDDEAABBCDADEACECCDDAEBCBDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 9 55

Türkçe 40 22 9 55

40 22 9 55

TYT Matematik 40 0 8 0

Matematik-1 40 0 8 0

40 0 8 0



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ03-SS.28TYT01)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ÖZKAZANÇ 118 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
154,320 207,850 9 36 36 51 26832

Puanı Hesaplanan: 47 47 84 32665

Katılımlar: 15 48 48 85 35784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 12 14,00 35 13,96 17,07 16,99

Matematik-1 40 0 7 -1,75 -4 -0,94 -1,37 5,65

Toplam: 80 17 19 12,25 15 12,22 15,40 21,13

TYT Türkçe B  d A bD eccdDCDCCEc   CABddbCd c  ECEA

Cevap Anahtarı B BCAEEADADBCABADCDCCEEDBACABBEDCBBDDEECEA

TYT Matematik ea   cad a       e                      

Cevap Anahtarı B CDDEAABBDCADCECAECAECBEBDDBBECAEBDDBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 12 43

Türkçe 40 17 12 43

40 17 12 43

TYT Matematik 40 0 7 0

Matematik-1 40 0 7 0

40 0 7 0



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ03-SS.28TYT01)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGE AYDIN 162 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
135,820 207,850 14 45 45 70 29527

Puanı Hesaplanan: 47 47 84 32665

Katılımlar: 15 48 48 85 35784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 17 8,75 22 13,96 17,07 16,99

Matematik-1 40 2 11 -0,75 -2 -0,94 -1,37 5,65

Toplam: 80 15 28 8,00 10 12,22 15,40 21,13

TYT Türkçe Bbb de bbBebdADdDbec   ACABed Cec DE  E 

Cevap Anahtarı B BCAEEADADBCABADCDCCEEDBACABBEDCBBDDEECEA

TYT Matematik e bb c    AebEb baba                    

Cevap Anahtarı B CDDEAABBDCADCECAECAECBEBDDBBECAEBDDBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 13 17 33

Türkçe 40 13 17 33

40 13 17 33

TYT Matematik 40 2 11 5

Matematik-1 40 2 11 5

40 2 11 5



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ03-SS.28TYT01)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAADET SARIOĞLU 189 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
161,380 207,850 6 26 26 37 25467

Puanı Hesaplanan: 47 47 84 32665

Katılımlar: 15 48 48 85 35784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 7 15,25 38 13,96 17,07 16,99

Matematik-1 40 0 6 -1,50 -4 -0,94 -1,37 5,65

Toplam: 80 17 13 13,75 17 12,22 15,40 21,13

TYT Türkçe aAEC  cCA Eb    bE DADBb  ADCDa     C Be

Cevap Anahtarı A BAECEEDCABEDBBCEAEADADBCABADCDCCEEDACBBD

TYT Matematik d  e            bbad                    

Cevap Anahtarı A CBEBDDEBCBEACDDEAABBCDADEACECCDDAEBCBDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 7 43

Türkçe 40 17 7 43

40 17 7 43

TYT Matematik 40 0 6 0

Matematik-1 40 0 6 0

40 0 6 0



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ03-SS.28TYT01)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEDANUR ALBAY 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
148,140 207,850 11 40 40 57 27887

Puanı Hesaplanan: 47 47 84 32665

Katılımlar: 15 48 48 85 35784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 9 11,75 29 13,96 17,07 16,99

Matematik-1 40 0 4 -1,00 -3 -0,94 -1,37 5,65

Toplam: 80 14 13 10,75 13 12,22 15,40 21,13

TYT Türkçe   b   DADd  a     C dD  C  ddbCBBDaEcCEA

Cevap Anahtarı B BCAEEADADBCABADCDCCEEDBACABBEDCBBDDEECEA

TYT Matematik a           b   bd                      

Cevap Anahtarı B CDDEAABBDCADCECAECAECBEBDDBBECAEBDDBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 9 35

Türkçe 40 14 9 35

40 14 9 35

TYT Matematik 40 0 4 0

Matematik-1 40 0 4 0

40 0 4 0



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ03-SS.28TYT01)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMRA ÇELİK 151 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
153,580 207,850 10 37 37 53 26934

Puanı Hesaplanan: 47 47 84 32665

Katılımlar: 15 48 48 85 35784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 13 11,75 29 13,96 17,07 16,99

Toplam: 80 15 13 11,75 15 12,22 15,40 21,13

TYT Türkçe  AECEE CA Ebe   d d eDBCAcebdDCeb   Ce b

Cevap Anahtarı A BAECEEDCABEDBBCEAEADADBCABADCDCCEEDACBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 13 38

Türkçe 40 15 13 38

40 15 13 38



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 01 (OJ03-SS.28TYT01)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE KÖROĞLU 62 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,520 207,850 8 33 33 45 26405

Puanı Hesaplanan: 47 47 84 32665

Katılımlar: 15 48 48 85 35784

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 10 11,50 29 13,96 17,07 16,99

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 -0,94 -1,37 5,65

Toplam: 80 15 11 12,25 15 12,22 15,40 21,13

TYT Türkçe cCb E DdbBCAc   D     e Cb d bCa   EECEA

Cevap Anahtarı B BCAEEADADBCABADCDCCEEDBACABBEDCBBDDEECEA

TYT Matematik                 bC                      

Cevap Anahtarı B CDDEAABBDCADCECAECAECBEBDDBBECAEBDDBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 14 10 35

Türkçe 40 14 10 35

40 14 10 35

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

40 1 1 3
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