
OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ARTVİN ARHAVİ HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ İNCİ YKS 2. OTURUM - YKS 02 (OJ03-SS.28YKS02) 57 170 170 9140

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil. Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,41 7,56 6,52 4,64 2,50 4,02 1,99 1,73 1,56 3,84 2,15 3,31 2,43 2,42 1,83 0,81 1,49 0,44 0,68 1,48 0,31 2,74 1,35 2,41 25,54 20,68 20,40 195,9 197,5 195,1

Okul Ortalaması 6,53 7,57 4,64 4,41 2,57 3,77 1,71 1,69 1,28 4,06 2,35 3,47 2,48 3,15 1,69 1,10 1,92 0,62 0,58 2,10 0,06 2,67 1,33 2,33 23,54 22,68 17,86 188,1 136,6 173,5

KATILIMLAR

1 75 AZİZ GÜMÜŞ 12A 13 7 11,25 9 1 8,75 2 1 1,75 9 0 9,00 7 2 6,50 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5,00 49 13 45,75 315,4 155 247,2 1285

2 135 NUR ELA NUR TUZLU 12A 12 9 9,75 8 1 7,75 2 2 1,50 6 2 5,50 1 5 -0,25 3 3 2,25 2 4 1,00 5 1 4,75 39 27 32,25 249,4 886 135,1 5075 233,0 1766

3 127 KÜRŞAT BALTAOĞLU 12A 10 5 8,75 8 0 8,00 2 3 1,25 5 3 4,25 4 3 3,25 3 1 2,75 1 1 0,75 2 2 1,50 35 18 30,50 248,8 906 148,6 4041 241,7 1448

4 15 MELİH YILMAZ 12A 7 11 4,25 6 1 5,75 5 1 4,75 8 1 7,75 4 5 2,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 4 2 3,50 37 26 30,50 243,0 1018 131,5 5333 198,1 3418

5 5 MERVE VILDIRIM 12A 10 6 8,50 6 2 5,50 2 0 2,00 5 0 5,00 2 0 2,00 1 2 0,50 1 1 0,75 5 1 4,75 32 12 29,00 240,7 1065 142,5 4465 221,1 2261

6 105 OKAN 12B 9 10 6,50 5 4 4,00 4 2 3,50 7 3 6,25 4 3 3,25 3 2 2,50 1 2 0,50 3 2 2,50 36 28 29,00 239,5 1093 200,0 3318

7 57 ONURCAN ORAL 12A 8 11 5,25 9 1 8,75 2 2 1,50 6 3 5,25 5 3 4,25 2 2 1,50 1 2 0,50 3 0 3,00 36 24 30,00 239,5 1096 203,8 3114

8 153 DİLARA BIYIKLI 12A 12 5 10,75 6 4 5,00 2 3 1,25 5 4 4,00 4 3 3,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 4 0 4,00 35 22 29,50 233,3 1237 211,6 2711

9 54 AYŞEGÜL GÜLTEKİN 12B 7 13 3,75 6 2 5,50 3 2 2,50 5 1 4,75 4 6 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 3 3 2,25 34 31 26,25 231,5 1289 149,8 3956 194,7 3602

10 67 MAKBULE ŞANL I 12B 10 10 7,50 4 4 3,00 3 0 3,00 5 2 4,50 3 6 1,50 1 0 1,00 1 2 0,50 5 0 5,00 32 24 26,00 228,5 1373 129,9 5419 208,9 2854

11 180 AYDIN ULAŞ ŞAHİN 12B 7 7 5,25 5 4 4,00 4 2 3,50 3 6 1,50 7 4 6,00 2 3 1,25 2 3 1,25 3 1 2,75 33 30 25,50 225,4 1453 134,7 5098 197,9 3427

12 155 YUSUF MEMİŞOĞLU 12B 8 8 6,00 6 2 5,50 2 3 1,25 5 3 4,25 4 4 3,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 4 0 4,00 30 25 23,75 211,9 1899 124,6 5702 190,2 3841

13 130 MAKBULE CANAN AKYÜZ 12B 8 11 5,25 4 4 3,00 1 5 -0,25 5 2 4,50 5 4 4,00 3 1 2,75 2 4 1,00 1 2 0,50 29 33 20,75 211,3 1927 169,1 5089

14 146 TUĞÇE YILMAZ 12A 11 7 9,25 7 0 7,00 1 0 1,00 3 2 2,50 2 3 1,25 1 3 0,25 1 1 0,75 2 0 2,00 28 16 24,00 210,2 1969 138,1 4823 223,1 2179

15 61 ALEYNA KURDOĞLU 12A 8 7 6,25 5 4 4,00 3 2 2,50 5 1 4,75 3 4 2,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 29 21 23,75 208,7 2022 123,8 5734 182,6 4288

16 114 ASLIHAN DURMUŞ 12B 9 10 6,50 4 6 2,50 1 4 0,00 5 4 4,00 4 3 3,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 5 1 4,75 29 32 21,00 204,9 2166 130,7 5372 174,5 4745

17 140 MEHMET ÇELİK 12B 5 8 3,00 6 2 5,50 3 0 3,00 5 2 4,50 6 2 5,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 27 20 22,00 203,0 2240 126,8 5596 186,0 4092

18 116 PINAR HALİL 12B 9 10 6,50 6 2 5,50 2 3 1,25 4 0 4,00 1 4 0,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 4 2 3,50 28 25 21,75 201,0 2309 128,8 5495 197,1 3485

19 174 ZEYNEP ERKAN 12A 8 7 6,25 4 4 3,00 5 1 4,75 3 0 3,00 3 0 3,00 1 3 0,25 1 5 -0,25 2 2 1,50 27 22 21,50 197,2 2452 130,0 5412 202,2 3197

20 160 DERYA ŞAHİN 12B 8 5 6,75 4 4 3,00 2 1 1,75 5 2 4,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 3 2 2,50 24 22 18,50 192,8 2611 137,1 4916 196,6 3509

21 35 MELİS NU ANOĞLU 12A 3 11 0,25 6 2 5,50 1 1 0,75 9 1 8,75 2 3 1,25 1 4 0,00 1 0 1,00 23 22 17,50 190,9 2699 152,9 6093

22 27 BATUHANDA 12B 6 9 3,75 5 3 4,25 1 1 0,75 4 4 3,00 3 4 2,00 1 3 0,25 0 4 -1,00 5 0 5,00 25 28 18,00 190,3 2731 125,9 5644 171,0 4964

23 182 HATİCE ÇELİK 12B 9 8 7,00 5 2 4,50 2 1 1,75 2 4 1,00 2 0 2,00 0 3 -0,75 3 2 2,50 3 1 2,75 26 21 20,75 189,4 2773 116,3 5974 184,2 4183

24 51 SERKANKANBURR 12B 6 11 3,25 5 4 4,00 2 3 1,25 3 1 2,75 5 3 4,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 4 1 3,75 25 27 18,25 189,1 2786 119,9 5874 163,6 5426

25 58 CEYHUN KESİM 12A 10 14 6,50 7 3 6,25 3 3 2,25 5 6 3,50 2 9 -0,25 2 4 1,00 2 4 1,00 1 5 -0,25 32 48 20,00 186,6 2899 199,5 3345

26 205 AYNUR ŞAHİN 12A 9 7 7,25 5 4 4,00 2 3 1,25 4 4 3,00 2 5 0,75 1 1 0,75 0 4 -1,00 3 2 2,50 26 30 18,50 183,3 3012 129,4 5456 188,4 3950

27 158 HAKAN DUYSAK 12A 6 7 4,25 4 1 3,75 1 3 0,25 4 2 3,50 3 4 2,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 3 1 2,75 22 22 16,50 180,7 3124 161,3 5563

28 33 FURKAN AKKAYA 12A 5 6 3,50 6 3 5,25 0 2 -0,50 2 4 1,00 3 2 2,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 3 2 2,50 21 21 15,75 179,6 3170 125,6 5662 168,1 5156

29 169 DOĞUKAN DUMLUPINAR 12B 9 9 6,75 5 3 4,25 3 2 2,50 3 2 2,50 1 4 0,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 24 24 18,00 178,5 3219 121,1 5837 195,8 3548
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30 171 ÇAĞATAY ALTINKAYA 12B 12 6 10,50 5 4 4,00 0 5 -1,25 4 5 2,75 4 7 2,25 0 4 -1,00 0 4 -1,00 2 4 1,00 27 39 17,25 174,1 3411 185,3 4136

31 136 DİDEM DÖĞÜNCÜ 12A 8 8 6,00 4 4 3,00 1 1 0,75 4 2 3,50 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 2 0,50 23 27 16,25 172,3 3489 162,4 5486

32 150 FATMA KARADENİZ 12C 6 4 5,00 5 0 5,00 1 1 0,75 4 2 3,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 19 15 15,25 168,7 3621 144,3 4309 177,3 4569

33 142 ŞEYMA KOSİF 12A 5 3 4,25 4 2 3,50 1 2 0,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 3 0 3,00 16 12 13,00 164,1 3804 164,1 5392

34 178 MURATHAN DEMİRBAŞ 12B 6 8 4,00 5 5 3,75 0 2 -0,50 5 4 4,00 3 5 1,75 0 4 -1,00 0 2 -0,50 2 0 2,00 21 30 13,50 163,8 3812 150,0 6311

35 166 SERAY PEHLİVAN 12A 7 11 4,25 5 3 4,25 1 1 0,75 2 3 1,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 4 -1,00 4 1 3,75 20 28 13,00 162,9 3842 131,7 5316 174,2 4763

36 162 ÖZGE AYDIN 12C 4 5 2,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 1 1 0,75 1 1 0,75 3 1 2,75 14 12 11,00 161,6 3889 132,0 5295 155,4 5931

37 132 EDANUR GENÇOĞLU 12A 4 13 0,75 2 5 0,75 3 1 2,75 4 0 4,00 1 2 0,50 1 2 0,50 1 1 0,75 16 24 10,00 157,5 4047 143,4 6795

38 118 MERT ÖZKAZAN Ç 12C 7 2 6,50 0 2 -0,50 4 3 3,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 12 9 9,75 155,2 4134 152,0 3834 163,5 5429

39 141 BÜNYAMİN LOKUMCU 12B 6 11 3,25 4 5 2,75 2 1 1,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 2 0,50 2 1 1,75 18 26 11,50 151,2 4300 151,4 6211

40 210 İREM DELİMEHMET 12C 6 4 5,00 1 0 1,00 2 1 1,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 12 9 9,75 151,1 4301 136,9 4929 153,4 6053

41 117 KEMAL GEZER 12A 4 16 0,00 4 5 2,75 1 4 0,00 4 5 2,75 2 4 1,00 2 4 1,00 0 3 -0,75 3 3 2,25 20 44 9,00 149,3 4392 126,9 7716

42 70 ŞEBNEM SÖNMEZİÇ 12A 5 8 3,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 4 2,00 2 6 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 17 26 10,50 146,4 4500 107,9 6092 145,0 6690

43 72 MERT TORLAK 12A 3 11 0,25 3 4 2,00 0 2 -0,50 3 5 1,75 3 5 1,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 14 29 6,75 145,3 4546 122,6 5778 131,7 7541

44 98 GİZEM ALTUNKAYAGS 12C 4 0 4,00 2 0 2,00 6 0 6,00 141,3 4698 168,3 3086 153,9 6020

45 189 SAADET SARIOĞLU 12C 4 5 2,75 1 0 1,00 3 0 3,00 0 2 -0,50 2 3 1,25 10 10 7,50 137,2 4843 122,7 5773 126,0 7747

46 23 BERKAY KURDOĞLU 12B 3 2 2,50 2 5 0,75 1 1 0,75 2 4 1,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 10 19 5,25 131,2 5076 140,1 7032

47 41 ERDOĞAN ŞİMŞEK 12C 2 1 1,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 6 3 5,25 128,7 5172 145,9 4215 154,8 5964

48 144 BİHFER POSHOROĞLU 12B 1 12 -2,00 1 0 1,00 3 3 2,25 2 0 2,00 0 2 -0,50 0 3 -0,75 1 5 -0,25 3 3 2,25 11 28 4,00 126,6 5224 117,0 5957 123,5 7799

49 0 İREM GERDAN 12C 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 125,8 5245 185,7 2585 156,3 5853

50 190 ELÇİN ÖNDER 12C 0 1 -0,25 0 1 -0,25 134,4 5130 140,3 7022

51 129 FUNDA ŞEŞEN 12A 1 7 -0,75 0 4 -1,00 0 3 -0,75 0 3 -0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 18 -2,50
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