
SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 2. OTURUM - YKS 02 (OJ03-SS.28YKS02)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 1 57 170 170 9140

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,43 41

Tarih-1 5 3 1 2,40 48

Coğrafya-1 5 2 1 1,71 34

Felsefe 5 1 1 0,75 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

Matematik-1 40 2 3 1,35 3

Fizik 7 0 1 0,03 0

Kimya 7 1 1 0,96 14

Biyoloji 6 1 1 0,79 13

Toplam: 280 33 24 27,16 10 27,16 45,16 62,70

Soru No



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 2. OTURUM - YKS 02 (OJ03-SS.28YKS02)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA KURDOĞLU 61 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
208,705 195,920 9 15 30 30 2022

Puanı Hesaplanan: 49 142 142 5564

SAY
123,760 197,460 10 31 77 77 5734

Puanı Hesaplanan: 38 100 100 6120

EA
182,628 195,050 12 23 47 47 4288

Puanı Hesaplanan: 54 155 155 8031

Katılımlar: 23 57 170 170 9140

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 18 14,50 36

Tarih-1 5 1 3 0,25 5

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

Matematik-1 40 1 2 0,50 1

Fizik 7 1 0 1,00 14

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

Edebiyat 24 8 7 6,25 26 5,21 4,64 6,52

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 4,55 3,77 4,02

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,43 1,28 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 13 12,75 32 11,20 9,69 12,10

Tarih-2 11 5 1 4,75 43 3,83 3,47 3,31

Coğrafya-2 11 3 4 2,00 18 1,68 1,69 1,83

Felsefe 6 3 1 2,75 46 0,99 0,62 0,44

Felsefe Grubu 6 0 1 -0,25 -4 0,00 0,06 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 1,75 29 2,35 2,33 2,41

Sosyal-2 40 13 8 11,00 28 8,85 8,18 8,29

Matematik-2 40 0 2 -0,50 -1 0,51 1,26 6,84

Fizik 14 1 4 0,00 0 -0,11 -0,19 1,99

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 0,17 0,84 2,92

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 0,53 1,32 3,82

Fen Bilimleri 40 3 7 1,25 3 0,58 1,97 8,73

Toplam: 280 60 56 46,00 16 48,63 45,16 62,70

Edebiyat-Sosyal-1 CaAD DaC a  aCA ce    EbabCEd DdBDBEe Bc

Cevap Anahtarı A CEADCDBCDBEBDCADADEBCAEECECECBDABDBEBABA

Sosyal-2 BC D D C e bc Aa AB *  D EBd   b    A eE

Cevap Anahtarı A BCBDEDACEBCEDCACEABDEBADBEBADBDACDCCADBE

Matematik                   d          a          

Cevap Anahtarı A BEDBABCAADEAEBCDAECCDCCBEDDCBBAADEDCBECA

Fen Bilimleri eE  de    b     b          c D  Ea      

Cevap Anahtarı A DEACEBECBBADAAEDDECBABCAEDBEADACECBEACBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
20
40
60
80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 13 40

Edebiyat 24 8 7 33

24 8 7 33

Tarih-1 10 5 4 50

10 5 4 50

Coğrafya-1 6 3 2 50

6 3 2 50

Sosyal-2 40 13 8 33

Tarih-2 11 5 1 45

11 5 1 45

Coğrafya-2 11 3 4 27

11 3 4 27

Felsefe 6 3 1 50

6 3 1 50

Felsefe Grubu 6 0 1 0

6 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 33

6 2 1 33

Matematik 40 0 2 0

Matematik-2 40 0 2 0

40 0 2 0

Fen Bilimleri 40 3 7 8

Fizik 14 1 4 7

14 1 4 7

Kimya 13 0 1 0

13 0 1 0

Biyoloji 13 2 2 15

13 2 2 15



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 2. OTURUM - YKS 02 (OJ03-SS.28YKS02)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYNUR ŞAHİN 205 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
183,325 195,920 13 26 51 51 3012

Puanı Hesaplanan: 49 142 142 5564

SAY
129,390 197,460 8 25 68 68 5456

Puanı Hesaplanan: 38 100 100 6120

EA
188,448 195,050 11 19 40 40 3950

Puanı Hesaplanan: 54 155 155 8031

Katılımlar: 23 57 170 170 9140

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 17 18,75 47

Tarih-1 5 1 4 0,00 0

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

Matematik-1 40 1 1 0,75 2

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 9 7 7,25 30 5,21 4,64 6,52

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 4,55 3,77 4,02

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 1,43 1,28 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 14 12,50 31 11,20 9,69 12,10

Tarih-2 11 4 4 3,00 27 3,83 3,47 3,31

Coğrafya-2 11 2 5 0,75 7 1,68 1,69 1,83

Felsefe 6 1 1 0,75 13 0,99 0,62 0,44

Felsefe Grubu 6 0 4 -1,00 -17 0,00 0,06 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 2,35 2,33 2,41

Sosyal-2 40 10 16 6,00 15 8,85 8,18 8,29

Matematik-2 40 2 2 1,50 4 0,51 1,26 6,84

Fizik 14 0 0 0,00 0 -0,11 -0,19 1,99

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,17 0,84 2,92

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 0,53 1,32 3,82

Fen Bilimleri 40 1 0 1,00 3 0,58 1,97 8,73

Toplam: 280 60 58 45,50 16 48,63 45,16 62,70

Edebiyat-Sosyal-1 EA eDaC b a e B Cc EE dDBDDAdcaEd acB aE

Cevap Anahtarı B EACCDBCBDDEBCEBDCAAEEDADBDDACECECBBABABE

Sosyal-2 ACa bb  BbBeebEd aE     D a e  ebbc eECC

Cevap Anahtarı B ACEBCDEDBCBCBDEBACEDEABADAEDBACBDDADBECC

Matematik E  e     e            B                 

Cevap Anahtarı B EDCCADEADACCBEDEBCABCABEDBCADEDCBEDCBBAA

Fen Bilimleri                                        C

Cevap Anahtarı B EDAACDAACBBEBEBCBADBCAEEDDEECEBBAADCEAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
20
40
60
80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 14 40

Edebiyat 24 9 7 38

24 9 7 38

Tarih-1 10 5 4 50

10 5 4 50

Coğrafya-1 6 2 3 33

6 2 3 33

Sosyal-2 40 10 16 25

Tarih-2 11 4 4 36

11 4 4 36

Coğrafya-2 11 2 5 18

11 2 5 18

Felsefe 6 1 1 17

6 1 1 17

Felsefe Grubu 6 0 4 0

6 0 4 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 50

6 3 2 50

Matematik 40 2 2 5

Matematik-2 40 2 2 5

40 2 2 5

Fen Bilimleri 40 1 0 3

Fizik 14 0 0 0

14 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

13 0 0 0

Biyoloji 13 1 0 8

13 1 0 8



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 2. OTURUM - YKS 02 (OJ03-SS.28YKS02)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZİZ GÜMÜŞ 75 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
315,445 195,920 1 1 1 1 155

Puanı Hesaplanan: 49 142 142 5564

EA
247,160 195,050 1 1 4 4 1285

Puanı Hesaplanan: 54 155 155 8031

Katılımlar: 23 57 170 170 9140

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

Matematik-1 40 0 3 -0,75 -2

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

Edebiyat 24 13 7 11,25 47 5,21 4,64 6,52

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 4,55 3,77 4,02

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 1,43 1,28 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 9 21,75 54 11,20 9,69 12,10

Tarih-2 11 9 0 9,00 82 3,83 3,47 3,31

Coğrafya-2 11 7 2 6,50 59 1,68 1,69 1,83

Felsefe 6 2 1 1,75 29 0,99 0,62 0,44

Felsefe Grubu 6 2 1 1,75 29 0,00 0,06 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 2,35 2,33 2,41

Sosyal-2 40 25 4 24,00 60 8,85 8,18 8,29

Matematik-2 40 0 1 -0,25 -1 0,51 1,26 6,84

Toplam: 280 95 30 87,50 31 48,63 45,16 62,70

Edebiyat-Sosyal-1 EAC DaCaD a dEBDdAAEca DBDDACECECa Ae  E

Cevap Anahtarı B EACCDBCBDDEBCEBDCAAEEDADBDDACECECBBABABE

Sosyal-2 ACEBCD DBC CBDEBAaEc   Ae E a C D  DBECC

Cevap Anahtarı B ACEBCDEDBCBCBDEBACEDEABADAEDBACBDDADBECC

Matematik b                                       

Cevap Anahtarı B EDCCADEADACCBEDEBCABCABEDBCADEDCBEDCBBAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 9 60

Edebiyat 24 13 7 54

24 13 7 54

Tarih-1 10 9 1 90

10 9 1 90

Coğrafya-1 6 2 1 33

6 2 1 33

Sosyal-2 40 25 4 63

Tarih-2 11 9 0 82

11 9 0 82

Coğrafya-2 11 7 2 64

11 7 2 64

Felsefe 6 2 1 33

6 2 1 33

Felsefe Grubu 6 2 1 33

6 2 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 83

6 5 0 83

Matematik 40 0 1 0

Matematik-2 40 0 1 0

40 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 2. OTURUM - YKS 02 (OJ03-SS.28YKS02)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYHUN KESİM 58 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
186,590 195,920 12 25 50 50 2899

Puanı Hesaplanan: 49 142 142 5564

EA
199,480 195,050 9 11 26 26 3345

Puanı Hesaplanan: 54 155 155 8031

Katılımlar: 23 57 170 170 9140

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 1 4 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

Matematik-1 40 1 0 1,00 3

Fizik 7 0 2 -0,50 -7

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

Edebiyat 24 10 14 6,50 27 5,21 4,64 6,52

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 4,55 3,77 4,02

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,43 1,28 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 20 15,00 38 11,20 9,69 12,10

Tarih-2 11 5 6 3,50 32 3,83 3,47 3,31

Coğrafya-2 11 2 9 -0,25 -2 1,68 1,69 1,83

Felsefe 6 2 4 1,00 17 0,99 0,62 0,44

Felsefe Grubu 6 2 4 1,00 17 0,00 0,06 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 5 -0,25 -4 2,35 2,33 2,41

Sosyal-2 40 12 28 5,00 13 8,85 8,18 8,29

Matematik-2 40 1 4 0,00 0 0,51 1,26 6,84

Toplam: 280 66 80 46,00 16 48,63 45,16 62,70

Edebiyat-Sosyal-1 bACbDaCecbEcaEeceAcbEDcDBDbACECEddceeABE

Cevap Anahtarı B EACCDBCBDDEBCEBDCAAEEDADBDDACECECBBABABE

Sosyal-2 ceadCbEDBeBbaebBAbdecdB*cdEecAecbDebcdCb

Cevap Anahtarı B ACEBCDEDBCBCBDEBACEDEABADAEDBACBDDADBECC

Matematik d      c       b       a         E      

Cevap Anahtarı B EDCCADEADACCBEDEBCABCABEDBCADEDCBEDCBBAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 20 50

Edebiyat 24 10 14 42

24 10 14 42

Tarih-1 10 7 3 70

10 7 3 70

Coğrafya-1 6 3 3 50

6 3 3 50

Sosyal-2 40 12 28 30

Tarih-2 11 5 6 45

11 5 6 45

Coğrafya-2 11 2 9 18

11 2 9 18

Felsefe 6 2 4 33

6 2 4 33

Felsefe Grubu 6 2 4 33

6 2 4 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 5 17

6 1 5 17

Matematik 40 1 4 3

Matematik-2 40 1 4 3

40 1 4 3



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 2. OTURUM - YKS 02 (OJ03-SS.28YKS02)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİDEM DÖĞÜNCÜ 136 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
172,285 195,920 16 31 60 60 3489

Puanı Hesaplanan: 49 142 142 5564

EA
162,433 195,050 16 33 67 67 5486

Puanı Hesaplanan: 54 155 155 8031

Katılımlar: 23 57 170 170 9140

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 22 9,50 24

Tarih-1 5 1 2 0,50 10

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

Matematik-1 40 1 3 0,25 1

Fizik 7 1 0 1,00 14

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

Edebiyat 24 8 8 6,00 25 5,21 4,64 6,52

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 4,55 3,77 4,02

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 1,43 1,28 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 13 9,75 24 11,20 9,69 12,10

Tarih-2 11 4 2 3,50 32 3,83 3,47 3,31

Coğrafya-2 11 2 3 1,25 11 1,68 1,69 1,83

Felsefe 6 2 3 1,25 21 0,99 0,62 0,44

Felsefe Grubu 6 1 4 0,00 0 0,00 0,06 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 0,50 8 2,35 2,33 2,41

Sosyal-2 40 10 14 6,50 16 8,85 8,18 8,29

Toplam: 280 45 56 31,00 11 48,63 45,16 62,70

Edebiyat-Sosyal-1 CEbe DaC   BbCA bD d  bbCcCEb  Aca  B d 

Cevap Anahtarı A CEADCDBCDBEBDCADADEBCAEECECECBDABDBEBABA

Sosyal-2 B aD D Cd  b      ceEBAD bebDabd eba   E

Cevap Anahtarı A BCBDEDACEBCEDCACEABDEBADBEBADBDACDCCADBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 13 33

Edebiyat 24 8 8 33

24 8 8 33

Tarih-1 10 4 4 40

10 4 4 40

Coğrafya-1 6 1 1 17

6 1 1 17

Sosyal-2 40 10 14 25

Tarih-2 11 4 2 36

11 4 2 36

Coğrafya-2 11 2 3 18

11 2 3 18

Felsefe 6 2 3 33

6 2 3 33

Felsefe Grubu 6 1 4 17

6 1 4 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 17

6 1 2 17



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 2. OTURUM - YKS 02 (OJ03-SS.28YKS02)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA BIYIKLI 153 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
233,313 195,920 7 8 14 14 1237

Puanı Hesaplanan: 49 142 142 5564

EA
211,578 195,050 6 6 20 20 2711

Puanı Hesaplanan: 54 155 155 8031

Katılımlar: 23 57 170 170 9140

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 1 3 0,25 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

Edebiyat 24 12 5 10,75 45 5,21 4,64 6,52

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 4,55 3,77 4,02

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 1,43 1,28 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 12 17,00 43 11,20 9,69 12,10

Tarih-2 11 5 4 4,00 36 3,83 3,47 3,31

Coğrafya-2 11 4 3 3,25 30 1,68 1,69 1,83

Felsefe 6 2 1 1,75 29 0,99 0,62 0,44

Felsefe Grubu 6 0 2 -0,50 -8 0,00 0,06 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 2,35 2,33 2,41

Sosyal-2 40 15 10 12,50 31 8,85 8,18 8,29

Toplam: 280 70 48 58,00 21 48,63 45,16 62,70

Edebiyat-Sosyal-1 EACbDaC DDa     CAcbE ADBDaACcCEbee cAaE

Cevap Anahtarı B EACCDBCBDDEBCEBDCAAEEDADBDDACECECBBABABE

Sosyal-2 ACa bD DBbd dDEdA E  cBA  a eb    A  ECC

Cevap Anahtarı B ACEBCDEDBCBCBDEBACEDEABADAEDBACBDDADBECC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 12 50

Edebiyat 24 12 5 50

24 12 5 50

Tarih-1 10 6 4 60

10 6 4 60

Coğrafya-1 6 2 3 33

6 2 3 33

Sosyal-2 40 15 10 38

Tarih-2 11 5 4 45

11 5 4 45

Coğrafya-2 11 4 3 36

11 4 3 36

Felsefe 6 2 1 33

6 2 1 33

Felsefe Grubu 6 0 2 0

6 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 67

6 4 0 67



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 2. OTURUM - YKS 02 (OJ03-SS.28YKS02)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDANUR GENÇOĞLU 132 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
157,483 195,920 19 37 73 73 4047

Puanı Hesaplanan: 49 142 142 5564

EA
143,358 195,050 20 45 100 100 6795

Puanı Hesaplanan: 54 155 155 8031

Katılımlar: 23 57 170 170 9140

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53

Tarih-1 5 1 4 0,00 0

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 1 1 0,75 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5

Matematik-1 40 3 4 2,00 5

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 4 13 0,75 3 5,21 4,64 6,52

Tarih-1 10 2 5 0,75 8 4,55 3,77 4,02

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 1,43 1,28 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 19 4,25 11 11,20 9,69 12,10

Tarih-2 11 4 0 4,00 36 3,83 3,47 3,31

Coğrafya-2 11 1 2 0,50 5 1,68 1,69 1,83

Felsefe 6 1 2 0,50 8 0,99 0,62 0,44

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,06 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 0,75 13 2,35 2,33 2,41

Sosyal-2 40 7 5 5,75 14 8,85 8,18 8,29

Matematik-2 40 1 6 -0,50 -1 0,51 1,26 6,84

Toplam: 280 49 54 35,50 13 48,63 45,16 62,70

Edebiyat-Sosyal-1  E DdbBa cd aacbb   adEbb a bdD BbdEB B 

Cevap Anahtarı A CEADCDBCDBEBDCADADEBCAEECECECBDABDBEBABA

Sosyal-2 B B  D C   E  b      e  Bae       e A   

Cevap Anahtarı A BCBDEDACEBCEDCACEABDEBADBEBADBDACDCCADBE

Matematik e    a          ccC   b   a             

Cevap Anahtarı A BEDBABCAADEAEBCDAECCDCCBEDDCBBAADEDCBECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 19 23

Edebiyat 24 4 13 17

24 4 13 17

Tarih-1 10 2 5 20

10 2 5 20

Coğrafya-1 6 3 1 50

6 3 1 50

Sosyal-2 40 7 5 18

Tarih-2 11 4 0 36

11 4 0 36

Coğrafya-2 11 1 2 9

11 1 2 9

Felsefe 6 1 2 17

6 1 2 17

Felsefe Grubu 6 0 0 0

6 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 17

6 1 1 17

Matematik 40 1 6 3

Matematik-2 40 1 6 3

40 1 6 3



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 2. OTURUM - YKS 02 (OJ03-SS.28YKS02)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FUNDA ŞEŞEN 129 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 23 57 170 170 9140

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51

Tarih-1 5 1 1 0,75 15

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25

Matematik-1 40 1 0 1,00 3

Fizik 7 1 0 1,00 14

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 1 7 -0,75 -3 5,21 4,64 6,52

Tarih-1 10 0 4 -1,00 -10 4,55 3,77 4,02

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,43 1,28 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 11 -1,75 -4 11,20 9,69 12,10

Tarih-2 11 0 3 -0,75 -7 3,83 3,47 3,31

Coğrafya-2 11 0 3 -0,75 -7 1,68 1,69 1,83

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,99 0,62 0,44

Felsefe Grubu 6 0 1 -0,25 -4 0,00 0,06 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 2,35 2,33 2,41

Sosyal-2 40 1 7 -0,75 -2 8,85 8,18 8,29

Toplam: 280 33 37 23,75 8 48,63 45,16 62,70

Edebiyat-Sosyal-1    De a  c   d   c d  b    db  d b      

Cevap Anahtarı A CEADCDBCDBEBDCADADEBCAEECECECBDABDBEBABA

Sosyal-2    c  b  c  a c      c   E  b           

Cevap Anahtarı A BCBDEDACEBCEDCACEABDEBADBEBADBDACDCCADBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 11 3

Edebiyat 24 1 7 4

24 1 7 4

Tarih-1 10 0 4 0

10 0 4 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

6 0 0 0

Sosyal-2 40 1 7 3

Tarih-2 11 0 3 0

11 0 3 0

Coğrafya-2 11 0 3 0

11 0 3 0

Felsefe 6 1 0 17

6 1 0 17

Felsefe Grubu 6 0 1 0

6 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 2. OTURUM - YKS 02 (OJ03-SS.28YKS02)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN AKKAYA 33 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
179,615 195,920 15 28 53 53 3170

Puanı Hesaplanan: 49 142 142 5564

SAY
125,575 197,460 9 29 74 74 5662

Puanı Hesaplanan: 38 100 100 6120

EA
168,093 195,050 14 29 63 63 5156

Puanı Hesaplanan: 54 155 155 8031

Katılımlar: 23 57 170 170 9140

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 14 17,50 44

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 1 2 0,50 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

Matematik-1 40 0 2 -0,50 -1

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 5 6 3,50 15 5,21 4,64 6,52

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 4,55 3,77 4,02

Coğrafya-1 6 0 2 -0,50 -8 1,43 1,28 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 11 8,25 21 11,20 9,69 12,10

Tarih-2 11 2 4 1,00 9 3,83 3,47 3,31

Coğrafya-2 11 3 2 2,50 23 1,68 1,69 1,83

Felsefe 6 2 0 2,00 33 0,99 0,62 0,44

Felsefe Grubu 6 0 2 -0,50 -8 0,00 0,06 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 2,35 2,33 2,41

Sosyal-2 40 10 10 7,50 19 8,85 8,18 8,29

Matematik-2 40 1 0 1,00 3 0,51 1,26 6,84

Toplam: 280 55 43 44,25 16 48,63 45,16 62,70

Edebiyat-Sosyal-1 EACbDaC   a     a  b  b eDbACECEd ed    

Cevap Anahtarı B EACCDBCBDDEBCEBDCAAEEDADBDDACECECBBABABE

Sosyal-2  C  abb B aCc EB a     AD   eb     DeEaC

Cevap Anahtarı B ACEBCDEDBCBCBDEBACEDEABADAEDBACBDDADBECC

Matematik           C                             

Cevap Anahtarı B EDCCADEADACCBEDEBCABCABEDBCADEDCBEDCBBAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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60

80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 11 28

Edebiyat 24 5 6 21

24 5 6 21

Tarih-1 10 6 3 60

10 6 3 60

Coğrafya-1 6 0 2 0

6 0 2 0

Sosyal-2 40 10 10 25

Tarih-2 11 2 4 18

11 2 4 18

Coğrafya-2 11 3 2 27

11 3 2 27

Felsefe 6 2 0 33

6 2 0 33

Felsefe Grubu 6 0 2 0

6 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 50

6 3 2 50

Matematik 40 1 0 3

Matematik-2 40 1 0 3

40 1 0 3



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 2. OTURUM - YKS 02 (OJ03-SS.28YKS02)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAKAN DUYSAK 158 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
180,735 195,920 14 27 52 52 3124

Puanı Hesaplanan: 49 142 142 5564

EA
161,250 195,050 17 34 70 70 5563

Puanı Hesaplanan: 54 155 155 8031

Katılımlar: 23 57 170 170 9140

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 17 11,75 29

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 6 7 4,25 18 5,21 4,64 6,52

Tarih-1 10 4 1 3,75 38 4,55 3,77 4,02

Coğrafya-1 6 1 3 0,25 4 1,43 1,28 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 11 8,25 21 11,20 9,69 12,10

Tarih-2 11 4 2 3,50 32 3,83 3,47 3,31

Coğrafya-2 11 3 4 2,00 18 1,68 1,69 1,83

Felsefe 6 1 2 0,50 8 0,99 0,62 0,44

Felsefe Grubu 6 0 2 -0,50 -8 0,00 0,06 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 2,35 2,33 2,41

Sosyal-2 40 11 11 8,25 21 8,85 8,18 8,29

Toplam: 280 50 46 38,50 14 48,63 45,16 62,70

Edebiyat-Sosyal-1 CdADd aC     bA bDa   b C dE   A D Ecbe 

Cevap Anahtarı A CEADCDBCDBEBDCADADEBCAEECECECBDABDBEBABA

Sosyal-2 Bd D   Cd CE dA  d bcBA  de e  d    ADeE

Cevap Anahtarı A BCBDEDACEBCEDCACEABDEBADBEBADBDACDCCADBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 11 28

Edebiyat 24 6 7 25

24 6 7 25

Tarih-1 10 4 1 40

10 4 1 40

Coğrafya-1 6 1 3 17

6 1 3 17

Sosyal-2 40 11 11 28

Tarih-2 11 4 2 36

11 4 2 36

Coğrafya-2 11 3 4 27

11 3 4 27

Felsefe 6 1 2 17

6 1 2 17

Felsefe Grubu 6 0 2 0

6 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 50

6 3 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 2. OTURUM - YKS 02 (OJ03-SS.28YKS02)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEMAL GEZER 117 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
149,320 195,920 20 41 84 84 4392

Puanı Hesaplanan: 49 142 142 5564

EA
126,923 195,050 22 51 132 132 7716

Puanı Hesaplanan: 54 155 155 8031

Katılımlar: 23 57 170 170 9140

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 12 9,00 23

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

Matematik-1 40 1 4 0,00 0

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

Edebiyat 24 4 16 0,00 0 5,21 4,64 6,52

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 4,55 3,77 4,02

Coğrafya-1 6 1 4 0,00 0 1,43 1,28 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 25 2,75 7 11,20 9,69 12,10

Tarih-2 11 4 5 2,75 25 3,83 3,47 3,31

Coğrafya-2 11 2 4 1,00 9 1,68 1,69 1,83

Felsefe 6 2 4 1,00 17 0,99 0,62 0,44

Felsefe Grubu 6 0 3 -0,75 -13 0,00 0,06 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 2,35 2,33 2,41

Sosyal-2 40 11 19 6,25 16 8,85 8,18 8,29

Matematik-2 40 1 3 0,25 1 0,51 1,26 6,84

Toplam: 280 43 77 23,75 8 48,63 45,16 62,70

Edebiyat-Sosyal-1 eaADbeeCe  acaAbb  aedbcdEaEd eAeDBbde b

Cevap Anahtarı A CEADCDBCDBEBDCADADEBCAEECECECBDABDBEBABA

Sosyal-2 BbdD DbCa ad eAe    EcdcBaBee   ebbdADaE

Cevap Anahtarı A BCBDEDACEBCEDCACEABDEBADBEBADBDACDCCADBE

Matematik   b             b C   a                 

Cevap Anahtarı A BEDBABCAADEAEBCDAECCDCCBEDDCBBAADEDCBECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 25 23

Edebiyat 24 4 16 17

24 4 16 17

Tarih-1 10 4 5 40

10 4 5 40

Coğrafya-1 6 1 4 17

6 1 4 17

Sosyal-2 40 11 19 28

Tarih-2 11 4 5 36

11 4 5 36

Coğrafya-2 11 2 4 18

11 2 4 18

Felsefe 6 2 4 33

6 2 4 33

Felsefe Grubu 6 0 3 0

6 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50

6 3 3 50

Matematik 40 1 3 3

Matematik-2 40 1 3 3

40 1 3 3



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 2. OTURUM - YKS 02 (OJ03-SS.28YKS02)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜRŞAT BALTAOĞLU 127 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
248,773 195,920 3 3 7 7 906

Puanı Hesaplanan: 49 142 142 5564

SAY
148,588 197,460 1 7 29 29 4041

Puanı Hesaplanan: 38 100 100 6120

EA
241,698 195,050 2 2 7 7 1448

Puanı Hesaplanan: 54 155 155 8031

Katılımlar: 23 57 170 170 9140

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

Matematik-1 40 6 6 4,50 11

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 10 5 8,75 36 5,21 4,64 6,52

Tarih-1 10 8 0 8,00 80 4,55 3,77 4,02

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 1,43 1,28 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 8 18,00 45 11,20 9,69 12,10

Tarih-2 11 5 3 4,25 39 3,83 3,47 3,31

Coğrafya-2 11 4 3 3,25 30 1,68 1,69 1,83

Felsefe 6 3 1 2,75 46 0,99 0,62 0,44

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 0,00 0,06 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 1,50 25 2,35 2,33 2,41

Sosyal-2 40 15 10 12,50 31 8,85 8,18 8,29

Matematik-2 40 3 4 2,00 5 0,51 1,26 6,84

Toplam: 280 93 37 83,75 30 48,63 45,16 62,70

Edebiyat-Sosyal-1 CEADC aC     aAeAD  b EbCECEC D BDeEdA e

Cevap Anahtarı A CEADCDBCDBEBDCADADEBCAEECECECBDABDBEBABA

Sosyal-2 BCcb  AC eCE  Aa  aDdBAD aB   cA  e  DeE

Cevap Anahtarı A BCBDEDACEBCEDCACEABDEBADBEBADBDACDCCADBE

Matematik d       A      c  C       cC  e         

Cevap Anahtarı A BEDBABCAADEAEBCDAECCDCCBEDDCBBAADEDCBECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 8 50

Edebiyat 24 10 5 42

24 10 5 42

Tarih-1 10 8 0 80

10 8 0 80

Coğrafya-1 6 2 3 33

6 2 3 33

Sosyal-2 40 15 10 38

Tarih-2 11 5 3 45

11 5 3 45

Coğrafya-2 11 4 3 36

11 4 3 36

Felsefe 6 3 1 50

6 3 1 50

Felsefe Grubu 6 1 1 17

6 1 1 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 33

6 2 2 33

Matematik 40 3 4 8

Matematik-2 40 3 4 8

40 3 4 8



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 2. OTURUM - YKS 02 (OJ03-SS.28YKS02)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİH YILMAZ 15 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
242,955 195,920 4 4 9 9 1018

Puanı Hesaplanan: 49 142 142 5564

SAY
131,480 197,460 6 21 61 61 5333

Puanı Hesaplanan: 38 100 100 6120

EA
198,109 195,050 10 12 27 27 3418

Puanı Hesaplanan: 54 155 155 8031

Katılımlar: 23 57 170 170 9140

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,43 41

Tarih-1 5 3 1 2,40 48

Coğrafya-1 5 2 1 1,71 34

Felsefe 5 1 1 0,75 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

Matematik-1 40 2 3 1,35 3

Fizik 7 0 1 0,03 0

Kimya 7 1 1 0,96 14

Biyoloji 6 1 1 0,79 13

Edebiyat 24 7 11 4,25 18 5,21 4,64 6,52

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 4,55 3,77 4,02

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,43 1,28 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 13 14,75 37 11,20 9,69 12,10

Tarih-2 11 8 1 7,75 70 3,83 3,47 3,31

Coğrafya-2 11 4 5 2,75 25 1,68 1,69 1,83

Felsefe 6 3 2 2,50 42 0,99 0,62 0,44

Felsefe Grubu 6 0 3 -0,75 -13 0,00 0,06 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 2,35 2,33 2,41

Sosyal-2 40 19 13 15,75 39 8,85 8,18 8,29

Matematik-2 40 1 6 -0,50 -1 0,51 1,26 6,84

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 -0,11 -0,19 1,99

Kimya 13 2 0 2,00 15 0,17 0,84 2,92

Biyoloji 13 1 4 0,00 0 0,53 1,32 3,82

Fen Bilimleri 40 3 5 1,75 4 0,58 1,97 8,73

Toplam: 280 74 61 58,91 21 48,63 45,16 62,70

Edebiyat-Sosyal-1 EdC DaaeDe   c e AdEcebDBD dCECE  BABeBE

Cevap Anahtarı B EACCDBCBDDEBCEBDCAAEEDADBDDACECECBBABABE

Sosyal-2 ACEBd EDB Ba  bBAedcEAB DeaDeb   bADcEeC

Cevap Anahtarı B ACEBCDEDBCBCBDEBACEDEABADAEDBACBDDADBECC

Matematik ceaa     bCe                            

Cevap Anahtarı B EDCCADEADACCBEDEBCABCABEDBCADEDCBEDCBBAA

Fen Bilimleri      c                  D Ed b  b e    C

Cevap Anahtarı B EDAACDAACBBEBEBCBADBCAEEDDEECEBBAADCEAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 13 45

Edebiyat 24 7 11 29

24 7 11 29

Tarih-1 10 6 1 60

10 6 1 60

Coğrafya-1 6 5 1 83

6 5 1 83

Sosyal-2 40 19 13 48

Tarih-2 11 8 1 73

11 8 1 73

Coğrafya-2 11 4 5 36

11 4 5 36

Felsefe 6 3 2 50

6 3 2 50

Felsefe Grubu 6 0 3 0

6 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

6 4 2 67

Matematik 40 1 6 3

Matematik-2 40 1 6 3

40 1 6 3

Fen Bilimleri 40 3 5 8

Fizik 14 0 1 0

14 0 1 0

Kimya 13 2 0 15

13 2 0 15

Biyoloji 13 1 4 8

13 1 4 8



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 2. OTURUM - YKS 02 (OJ03-SS.28YKS02)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS NU ANOĞLU 35 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
190,855 195,920 11 21 44 44 2699

Puanı Hesaplanan: 49 142 142 5564

EA
152,940 195,050 18 40 83 83 6093

Puanı Hesaplanan: 54 155 155 8031

Katılımlar: 23 57 170 170 9140

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 1 2 0,50 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25

Matematik-1 40 1 2 0,50 1

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 3 11 0,25 1 5,21 4,64 6,52

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 4,55 3,77 4,02

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 1,43 1,28 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 14 6,50 16 11,20 9,69 12,10

Tarih-2 11 9 1 8,75 80 3,83 3,47 3,31

Coğrafya-2 11 2 3 1,25 11 1,68 1,69 1,83

Felsefe 6 1 4 0,00 0 0,99 0,62 0,44

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,06 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 1,00 17 2,35 2,33 2,41

Sosyal-2 40 13 8 11,00 28 8,85 8,18 8,29

Matematik-2 40 0 2 -0,50 -1 0,51 1,26 6,84

Toplam: 280 54 52 41,00 15 48,63 45,16 62,70

Edebiyat-Sosyal-1 CEe eba   Edcb     cd bcCbeE  DABD Ea   

Cevap Anahtarı A CEADCDBCDBEBDCADADEBCAEECECECBDABDBEBABA

Sosyal-2 B BDEDeCEBCd  Aa   Dd ebBaa        C    

Cevap Anahtarı A BCBDEDACEBCEDCACEABDEBADBEBADBDACDCCADBE

Matematik          e            b                 

Cevap Anahtarı A BEDBABCAADEAEBCDAECCDCCBEDDCBBAADEDCBECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
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40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 14 25

Edebiyat 24 3 11 13

24 3 11 13

Tarih-1 10 6 2 60

10 6 2 60

Coğrafya-1 6 1 1 17

6 1 1 17

Sosyal-2 40 13 8 33

Tarih-2 11 9 1 82

11 9 1 82

Coğrafya-2 11 2 3 18

11 2 3 18

Felsefe 6 1 4 17

6 1 4 17

Felsefe Grubu 6 0 0 0

6 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 17

6 1 0 17

Matematik 40 0 2 0

Matematik-2 40 0 2 0

40 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 2. OTURUM - YKS 02 (OJ03-SS.28YKS02)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT TORLAK 72 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
145,250 195,920 22 43 91 91 4546

Puanı Hesaplanan: 49 142 142 5564

SAY
122,558 197,460 11 33 79 79 5778

Puanı Hesaplanan: 38 100 100 6120

EA
131,665 195,050 21 48 121 121 7541

Puanı Hesaplanan: 54 155 155 8031

Katılımlar: 23 57 170 170 9140

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

Matematik-1 40 1 4 0,00 0

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

Edebiyat 24 3 11 0,25 1 5,21 4,64 6,52

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 4,55 3,77 4,02

Coğrafya-1 6 0 2 -0,50 -8 1,43 1,28 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 17 1,75 4 11,20 9,69 12,10

Tarih-2 11 3 5 1,75 16 3,83 3,47 3,31

Coğrafya-2 11 3 5 1,75 16 1,68 1,69 1,83

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,99 0,62 0,44

Felsefe Grubu 6 0 1 -0,25 -4 0,00 0,06 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 1,75 29 2,35 2,33 2,41

Sosyal-2 40 8 12 5,00 13 8,85 8,18 8,29

Matematik-2 40 1 2 0,50 1 0,51 1,26 6,84

Toplam: 280 45 50 32,50 12 48,63 45,16 62,70

Edebiyat-Sosyal-1 abC e a aeEB  d b  ab b BeD C abb d e   

Cevap Anahtarı B EACCDBCBDDEBCEBDCAAEEDADBDDACECECBBABABE

Sosyal-2  Cdeb  DBaae  EeAaEa e      a     A  E b

Cevap Anahtarı B ACEBCDEDBCBCBDEBACEDEABADAEDBACBDDADBECC

Matematik     A   c                            a  

Cevap Anahtarı B EDCCADEADACCBEDEBCABCABEDBCADEDCBEDCBBAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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60

80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 17 15

Edebiyat 24 3 11 13

24 3 11 13

Tarih-1 10 3 4 30

10 3 4 30

Coğrafya-1 6 0 2 0

6 0 2 0

Sosyal-2 40 8 12 20

Tarih-2 11 3 5 27

11 3 5 27

Coğrafya-2 11 3 5 27

11 3 5 27

Felsefe 6 0 0 0

6 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 1 0

6 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 33

6 2 1 33

Matematik 40 1 2 3

Matematik-2 40 1 2 3

40 1 2 3



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 2. OTURUM - YKS 02 (OJ03-SS.28YKS02)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE VILDIRIM 5 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
240,670 195,920 5 5 10 10 1065

Puanı Hesaplanan: 49 142 142 5564

SAY
142,473 197,460 2 11 41 41 4465

Puanı Hesaplanan: 38 100 100 6120

EA
221,135 195,050 5 5 18 18 2261

Puanı Hesaplanan: 54 155 155 8031

Katılımlar: 23 57 170 170 9140

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 1 2 0,50 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

Matematik-1 40 2 2 1,50 4

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 10 6 8,50 35 5,21 4,64 6,52

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 4,55 3,77 4,02

Coğrafya-1 6 2 0 2,00 33 1,43 1,28 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 8 16,00 40 11,20 9,69 12,10

Tarih-2 11 5 0 5,00 45 3,83 3,47 3,31

Coğrafya-2 11 2 0 2,00 18 1,68 1,69 1,83

Felsefe 6 1 2 0,50 8 0,99 0,62 0,44

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 0,00 0,06 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 2,35 2,33 2,41

Sosyal-2 40 14 4 13,00 33 8,85 8,18 8,29

Matematik-2 40 1 1 0,75 2 0,51 1,26 6,84

Fizik 14 0 0 0,00 0 -0,11 -0,19 1,99

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,17 0,84 2,92

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 0,53 1,32 3,82

Fen Bilimleri 40 1 1 0,75 2 0,58 1,97 8,73

Toplam: 280 80 26 73,50 26 48,63 45,16 62,70

Edebiyat-Sosyal-1 EAdCDcC   a C BD  dbc ADBDe CcCEC  A   E

Cevap Anahtarı B EACCDBCBDDEBCEBDCAAEEDADBDDACECECBBABABE

Sosyal-2  C  CD  BC  B   A      Ae c     DbADeECC

Cevap Anahtarı B ACEBCDEDBCBCBDEBACEDEABADAEDBACBDDADBECC

Matematik a         C                             

Cevap Anahtarı B EDCCADEADACCBEDEBCABCABEDBCADEDCBEDCBBAA

Fen Bilimleri                              b      E   

Cevap Anahtarı B EDAACDAACBBEBEBCBADBCAEEDDEECEBBAADCEAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 8 45

Edebiyat 24 10 6 42

24 10 6 42

Tarih-1 10 6 2 60

10 6 2 60

Coğrafya-1 6 2 0 33

6 2 0 33

Sosyal-2 40 14 4 35

Tarih-2 11 5 0 45

11 5 0 45

Coğrafya-2 11 2 0 18

11 2 0 18

Felsefe 6 1 2 17

6 1 2 17

Felsefe Grubu 6 1 1 17

6 1 1 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

6 5 1 83

Matematik 40 1 1 3

Matematik-2 40 1 1 3

40 1 1 3

Fen Bilimleri 40 1 1 3

Fizik 14 0 0 0

14 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

13 0 0 0

Biyoloji 13 1 1 8

13 1 1 8



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 2. OTURUM - YKS 02 (OJ03-SS.28YKS02)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR ELA NUR TUZLU 135 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
249,445 195,920 2 2 5 5 886

Puanı Hesaplanan: 49 142 142 5564

SAY
135,103 197,460 4 15 53 53 5075

Puanı Hesaplanan: 38 100 100 6120

EA
233,003 195,050 3 3 9 9 1766

Puanı Hesaplanan: 54 155 155 8031

Katılımlar: 23 57 170 170 9140

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

Matematik-1 40 2 4 1,00 3

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 1 1 0,75 13

Edebiyat 24 12 9 9,75 41 5,21 4,64 6,52

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 4,55 3,77 4,02

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 1,43 1,28 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 12 19,00 48 11,20 9,69 12,10

Tarih-2 11 6 2 5,50 50 3,83 3,47 3,31

Coğrafya-2 11 1 5 -0,25 -2 1,68 1,69 1,83

Felsefe 6 3 3 2,25 38 0,99 0,62 0,44

Felsefe Grubu 6 2 4 1,00 17 0,00 0,06 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 2,35 2,33 2,41

Sosyal-2 40 17 15 13,25 33 8,85 8,18 8,29

Matematik-2 40 1 2 0,50 1 0,51 1,26 6,84

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 -0,11 -0,19 1,99

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 0,17 0,84 2,92

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 0,53 1,32 3,82

Fen Bilimleri 40 1 4 0,00 0 0,58 1,97 8,73

Toplam: 280 86 54 72,50 26 48,63 45,16 62,70

Edebiyat-Sosyal-1 Ca DaDaeD bBcCAcbDEBd EECECEb DABD EcAc 

Cevap Anahtarı A CEADCDBCDBEBDCADADEBCAEECECECBDABDBEBABA

Sosyal-2 BC cED C Bb  e b  BbbdAaBEadedebCDCCADeE

Cevap Anahtarı A BCBDEDACEBCEDCACEABDEBADBEBADBDACDCCADBE

Matematik            A        ee                  

Cevap Anahtarı A BEDBABCAADEAEBCDAECCDCCBEDDCBBAADEDCBECA

Fen Bilimleri           b   b              e  d    C  

Cevap Anahtarı A DEACEBECBBADAAEDDECBABCAEDBEADACECBEACBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
20
40
60
80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 12 55

Edebiyat 24 12 9 50

24 12 9 50

Tarih-1 10 8 1 80

10 8 1 80

Coğrafya-1 6 2 2 33

6 2 2 33

Sosyal-2 40 17 15 43

Tarih-2 11 6 2 55

11 6 2 55

Coğrafya-2 11 1 5 9

11 1 5 9

Felsefe 6 3 3 50

6 3 3 50

Felsefe Grubu 6 2 4 33

6 2 4 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

6 5 1 83

Matematik 40 1 2 3

Matematik-2 40 1 2 3

40 1 2 3

Fen Bilimleri 40 1 4 3

Fizik 14 0 1 0

14 0 1 0

Kimya 13 0 1 0

13 0 1 0

Biyoloji 13 1 2 8

13 1 2 8



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 2. OTURUM - YKS 02 (OJ03-SS.28YKS02)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONURCAN ORAL 57 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
239,468 195,920 6 7 12 12 1096

Puanı Hesaplanan: 49 142 142 5564

EA
203,793 195,050 7 8 22 22 3114

Puanı Hesaplanan: 54 155 155 8031

Katılımlar: 23 57 170 170 9140

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 18 14,50 36

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

Matematik-1 40 0 3 -0,75 -2

Fizik 7 0 2 -0,50 -7

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

Edebiyat 24 8 11 5,25 22 5,21 4,64 6,52

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 4,55 3,77 4,02

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 1,43 1,28 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 14 15,50 39 11,20 9,69 12,10

Tarih-2 11 6 3 5,25 48 3,83 3,47 3,31

Coğrafya-2 11 5 3 4,25 39 1,68 1,69 1,83

Felsefe 6 2 2 1,50 25 0,99 0,62 0,44

Felsefe Grubu 6 1 2 0,50 8 0,00 0,06 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 3,00 50 2,35 2,33 2,41

Sosyal-2 40 17 10 14,50 36 8,85 8,18 8,29

Matematik-2 40 0 1 -0,25 -1 0,51 1,26 6,84

Toplam: 280 72 53 58,75 21 48,63 45,16 62,70

Edebiyat-Sosyal-1 CEADdbdCecEB b ecDa e d CECECaDABD E Aee

Cevap Anahtarı A CEADCDBCDBEBDCADADEBCAEECECECBDABDBEBABA

Sosyal-2 BC baD CEdCEcaAa  BDE Ae Ea    bCb  AD E

Cevap Anahtarı A BCBDEDACEBCEDCACEABDEBADBEBADBDACDCCADBE

Matematik           c                             

Cevap Anahtarı A BEDBABCAADEAEBCDAECCDCCBEDDCBBAADEDCBECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 14 48

Edebiyat 24 8 11 33

24 8 11 33

Tarih-1 10 9 1 90

10 9 1 90

Coğrafya-1 6 2 2 33

6 2 2 33

Sosyal-2 40 17 10 43

Tarih-2 11 6 3 55

11 6 3 55

Coğrafya-2 11 5 3 45

11 5 3 45

Felsefe 6 2 2 33

6 2 2 33

Felsefe Grubu 6 1 2 17

6 1 2 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 50

6 3 0 50

Matematik 40 0 1 0

Matematik-2 40 0 1 0

40 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 2. OTURUM - YKS 02 (OJ03-SS.28YKS02)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEBNEM SÖNMEZİÇ 70 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
146,395 195,920 21 42 89 89 4500

Puanı Hesaplanan: 49 142 142 5564

SAY
107,890 197,460 12 38 99 99 6092

Puanı Hesaplanan: 38 100 100 6120

EA
144,980 195,050 19 43 96 96 6690

Puanı Hesaplanan: 54 155 155 8031

Katılımlar: 23 57 170 170 9140

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 17 9,75 24

Tarih-1 5 1 3 0,25 5

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5

Matematik-1 40 0 4 -1,00 -3

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

Edebiyat 24 5 8 3,00 13 5,21 4,64 6,52

Tarih-1 10 2 3 1,25 13 4,55 3,77 4,02

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,43 1,28 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 13 6,75 17 11,20 9,69 12,10

Tarih-2 11 3 4 2,00 18 3,83 3,47 3,31

Coğrafya-2 11 2 6 0,50 5 1,68 1,69 1,83

Felsefe 6 0 1 -0,25 -4 0,99 0,62 0,44

Felsefe Grubu 6 0 1 -0,25 -4 0,00 0,06 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 1,75 29 2,35 2,33 2,41

Sosyal-2 40 7 13 3,75 9 8,85 8,18 8,29

Matematik-2 40 2 5 0,75 2 0,51 1,26 6,84

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 -0,11 -0,19 1,99

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,17 0,84 2,92

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 0,53 1,32 3,82

Fen Bilimleri 40 0 2 -0,50 -1 0,58 1,97 8,73

Toplam: 280 37 62 21,50 8 48,63 45,16 62,70

Edebiyat-Sosyal-1 EdC e C  eEB  d b  bb b Bec C a   dABcB 

Cevap Anahtarı B EACCDBCBDDEBCEBDCAAEEDADBDDACECECBBABABE

Sosyal-2  Cac   DBaaa  cdAaEa e  c   a     Ac E  

Cevap Anahtarı B ACEBCDEDBCBCBDEBACEDEABADAEDBACBDDADBECC

Matematik     A   c                 a       eC ab 

Cevap Anahtarı B EDCCADEADACCBEDEBCABCABEDBCADEDCBEDCBBAA

Fen Bilimleri      b                      e           

Cevap Anahtarı B EDAACDAACBBEBEBCBADBCAEEDDEECEBBAADCEAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 13 25

Edebiyat 24 5 8 21

24 5 8 21

Tarih-1 10 2 3 20

10 2 3 20

Coğrafya-1 6 3 2 50

6 3 2 50

Sosyal-2 40 7 13 18

Tarih-2 11 3 4 27

11 3 4 27

Coğrafya-2 11 2 6 18

11 2 6 18

Felsefe 6 0 1 0

6 0 1 0

Felsefe Grubu 6 0 1 0

6 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 33

6 2 1 33

Matematik 40 2 5 5

Matematik-2 40 2 5 5

40 2 5 5

Fen Bilimleri 40 0 2 0

Fizik 14 0 1 0

14 0 1 0

Kimya 13 0 0 0

13 0 0 0

Biyoloji 13 0 1 0

13 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 2. OTURUM - YKS 02 (OJ03-SS.28YKS02)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERAY PEHLİVAN 166 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
162,908 195,920 18 35 68 68 3842

Puanı Hesaplanan: 49 142 142 5564

SAY
131,733 197,460 5 20 60 60 5316

Puanı Hesaplanan: 38 100 100 6120

EA
174,170 195,050 13 26 54 54 4763

Puanı Hesaplanan: 54 155 155 8031

Katılımlar: 23 57 170 170 9140

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40

Felsefe 5 1 1 0,75 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

Matematik-1 40 1 2 0,50 1

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 7 11 4,25 18 5,21 4,64 6,52

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 4,55 3,77 4,02

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 1,43 1,28 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 15 9,25 23 11,20 9,69 12,10

Tarih-2 11 2 3 1,25 11 3,83 3,47 3,31

Coğrafya-2 11 1 2 0,50 5 1,68 1,69 1,83

Felsefe 6 0 3 -0,75 -13 0,99 0,62 0,44

Felsefe Grubu 6 0 4 -1,00 -17 0,00 0,06 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 2,35 2,33 2,41

Sosyal-2 40 7 13 3,75 9 8,85 8,18 8,29

Matematik-2 40 2 2 1,50 4 0,51 1,26 6,84

Fizik 14 0 0 0,00 0 -0,11 -0,19 1,99

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,17 0,84 2,92

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 0,53 1,32 3,82

Fen Bilimleri 40 1 0 1,00 3 0,58 1,97 8,73

Toplam: 280 55 49 42,75 15 48,63 45,16 62,70

Edebiyat-Sosyal-1 Eb  eaC bDa d B aAcbcbADdDDACbaE  Bc    

Cevap Anahtarı B EACCDBCBDDEBCEBDCAAEEDADBDDACECECBBABABE

Sosyal-2  C   bd Bb d  Ea        eec ed eb A eECC

Cevap Anahtarı B ACEBCDEDBCBCBDEBACEDEABADAEDBACBDDADBECC

Matematik E  e     e            B                 

Cevap Anahtarı B EDCCADEADACCBEDEBCABCABEDBCADEDCBEDCBBAA

Fen Bilimleri                                        C

Cevap Anahtarı B EDAACDAACBBEBEBCBADBCAEEDDEECEBBAADCEAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
20
40
60
80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 15 33

Edebiyat 24 7 11 29

24 7 11 29

Tarih-1 10 5 3 50

10 5 3 50

Coğrafya-1 6 1 1 17

6 1 1 17

Sosyal-2 40 7 13 18

Tarih-2 11 2 3 18

11 2 3 18

Coğrafya-2 11 1 2 9

11 1 2 9

Felsefe 6 0 3 0

6 0 3 0

Felsefe Grubu 6 0 4 0

6 0 4 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 67

6 4 1 67

Matematik 40 2 2 5

Matematik-2 40 2 2 5

40 2 2 5

Fen Bilimleri 40 1 0 3

Fizik 14 0 0 0

14 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

13 0 0 0

Biyoloji 13 1 0 8

13 1 0 8



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 2. OTURUM - YKS 02 (OJ03-SS.28YKS02)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA KOSİF 142 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
164,070 195,920 17 33 66 66 3804

Puanı Hesaplanan: 49 142 142 5564

EA
164,145 195,050 15 30 64 64 5392

Puanı Hesaplanan: 54 155 155 8031

Katılımlar: 23 57 170 170 9140

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 1 0 1,00 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 5 3 4,25 18 5,21 4,64 6,52

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 4,55 3,77 4,02

Coğrafya-1 6 1 2 0,50 8 1,43 1,28 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 7 8,25 21 11,20 9,69 12,10

Tarih-2 11 3 1 2,75 25 3,83 3,47 3,31

Coğrafya-2 11 0 1 -0,25 -2 1,68 1,69 1,83

Felsefe 6 0 2 -0,50 -8 0,99 0,62 0,44

Felsefe Grubu 6 0 1 -0,25 -4 0,00 0,06 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 3,00 50 2,35 2,33 2,41

Sosyal-2 40 6 5 4,75 12 8,85 8,18 8,29

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 -0,11 -0,19 1,99

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,17 0,84 2,92

Biyoloji 13 0 2 -0,50 -4 0,53 1,32 3,82

Fen Bilimleri 40 0 3 -0,75 -2 0,58 1,97 8,73

Toplam: 280 47 37 37,75 13 48,63 45,16 62,70

Edebiyat-Sosyal-1 bEAD   C     C        bbCcCEd   B c e  A

Cevap Anahtarı A CEADCDBCDBEBDCADADEBCAEECECECBDABDBEBABA

Sosyal-2 B    D C  a          d   de      bCC   E

Cevap Anahtarı A BCBDEDACEBCEDCACEABDEBADBEBADBDACDCCADBE

Fen Bilimleri      e                       a   a      

Cevap Anahtarı A DEACEBECBBADAAEDDECBABCAEDBEADACECBEACBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 7 25

Edebiyat 24 5 3 21

24 5 3 21

Tarih-1 10 4 2 40

10 4 2 40

Coğrafya-1 6 1 2 17

6 1 2 17

Sosyal-2 40 6 5 15

Tarih-2 11 3 1 27

11 3 1 27

Coğrafya-2 11 0 1 0

11 0 1 0

Felsefe 6 0 2 0

6 0 2 0

Felsefe Grubu 6 0 1 0

6 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 50

6 3 0 50

Fen Bilimleri 40 0 3 0

Fizik 14 0 1 0

14 0 1 0

Kimya 13 0 0 0

13 0 0 0

Biyoloji 13 0 2 0

13 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 2. OTURUM - YKS 02 (OJ03-SS.28YKS02)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞÇE YILMAZ 146 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
210,228 195,920 8 14 26 26 1969

Puanı Hesaplanan: 49 142 142 5564

SAY
138,065 197,460 3 12 47 47 4823

Puanı Hesaplanan: 38 100 100 6120

EA
223,055 195,050 4 4 16 16 2179

Puanı Hesaplanan: 54 155 155 8031

Katılımlar: 23 57 170 170 9140

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15

Matematik-1 40 5 2 4,50 11

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 11 7 9,25 39 5,21 4,64 6,52

Tarih-1 10 7 0 7,00 70 4,55 3,77 4,02

Coğrafya-1 6 1 0 1,00 17 1,43 1,28 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 7 17,25 43 11,20 9,69 12,10

Tarih-2 11 3 2 2,50 23 3,83 3,47 3,31

Coğrafya-2 11 2 3 1,25 11 1,68 1,69 1,83

Felsefe 6 1 3 0,25 4 0,99 0,62 0,44

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 0,00 0,06 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 2,00 33 2,35 2,33 2,41

Sosyal-2 40 9 9 6,75 17 8,85 8,18 8,29

Matematik-2 40 0 1 -0,25 -1 0,51 1,26 6,84

Fizik 14 0 0 0,00 0 -0,11 -0,19 1,99

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,17 0,84 2,92

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 0,53 1,32 3,82

Fen Bilimleri 40 1 1 0,75 2 0,58 1,97 8,73

Toplam: 280 72 31 64,25 23 48,63 45,16 62,70

Edebiyat-Sosyal-1 CdADbbBCc  a  AcAD  CAbECECE  D BD E    

Cevap Anahtarı A CEADCDBCDBEBDCADADEBCAEECECECBDABDBEBABA

Sosyal-2 BCd  a C      Aa  B beAe ca   Dd     D E

Cevap Anahtarı A BCBDEDACEBCEDCACEABDEBADBEBADBDACDCCADBE

Matematik                c                        

Cevap Anahtarı A BEDBABCAADEAEBCDAECCDCCBEDDCBBAADEDCBECA

Fen Bilimleri                            b       E    

Cevap Anahtarı A DEACEBECBBADAAEDDECBABCAEDBEADACECBEACBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
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40
60
80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 7 48

Edebiyat 24 11 7 46

24 11 7 46

Tarih-1 10 7 0 70

10 7 0 70

Coğrafya-1 6 1 0 17

6 1 0 17

Sosyal-2 40 9 9 23

Tarih-2 11 3 2 27

11 3 2 27

Coğrafya-2 11 2 3 18

11 2 3 18

Felsefe 6 1 3 17

6 1 3 17

Felsefe Grubu 6 1 1 17

6 1 1 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 33

6 2 0 33

Matematik 40 0 1 0

Matematik-2 40 0 1 0

40 0 1 0

Fen Bilimleri 40 1 1 3

Fizik 14 0 0 0

14 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

13 0 0 0

Biyoloji 13 1 1 8

13 1 1 8



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 2. OTURUM - YKS 02 (OJ03-SS.28YKS02)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ERKAN 174 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
197,205 195,920 10 19 39 39 2452

Puanı Hesaplanan: 49 142 142 5564

SAY
130,015 197,460 7 23 64 64 5412

Puanı Hesaplanan: 38 100 100 6120

EA
202,158 195,050 8 9 23 23 3197

Puanı Hesaplanan: 54 155 155 8031

Katılımlar: 23 57 170 170 9140

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 1 2 0,50 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

Matematik-1 40 3 2 2,50 6

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 8 7 6,25 26 5,21 4,64 6,52

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 4,55 3,77 4,02

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,43 1,28 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 12 14,00 35 11,20 9,69 12,10

Tarih-2 11 3 0 3,00 27 3,83 3,47 3,31

Coğrafya-2 11 3 0 3,00 27 1,68 1,69 1,83

Felsefe 6 1 3 0,25 4 0,99 0,62 0,44

Felsefe Grubu 6 1 5 -0,25 -4 0,00 0,06 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 1,50 25 2,35 2,33 2,41

Sosyal-2 40 10 10 7,50 19 8,85 8,18 8,29

Matematik-2 40 4 3 3,25 8 0,51 1,26 6,84

Toplam: 280 64 50 51,50 18 48,63 45,16 62,70

Edebiyat-Sosyal-1 bACaDaC     a  a AeEc ADBcD ebCEd eABABE

Cevap Anahtarı B EACCDBCBDDEBCEBDCAAEEDADBDDACECECBBABABE

Sosyal-2  C   D  B  C  EB       Ae aeebCcab DeE e

Cevap Anahtarı B ACEBCDEDBCBCBDEBACEDEABADAEDBACBDDADBECC

Matematik E  e     e       C    B b  A            

Cevap Anahtarı B EDCCADEADACCBEDEBCABCABEDBCADEDCBEDCBBAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 12 43

Edebiyat 24 8 7 33

24 8 7 33

Tarih-1 10 4 4 40

10 4 4 40

Coğrafya-1 6 5 1 83

6 5 1 83

Sosyal-2 40 10 10 25

Tarih-2 11 3 0 27

11 3 0 27

Coğrafya-2 11 3 0 27

11 3 0 27

Felsefe 6 1 3 17

6 1 3 17

Felsefe Grubu 6 1 5 17

6 1 5 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 33

6 2 2 33

Matematik 40 4 3 10

Matematik-2 40 4 3 10

40 4 3 10



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 2. OTURUM - YKS 02 (OJ03-SS.28YKS02)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLIHAN DURMUŞ 114 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
204,928 195,920 7 16 31 31 2166

Puanı Hesaplanan: 49 142 142 5564

SAY
130,685 197,460 4 22 62 62 5372

Puanı Hesaplanan: 38 100 100 6120

EA
174,515 195,050 12 25 53 53 4745

Puanı Hesaplanan: 54 155 155 8031

Katılımlar: 19 57 170 170 9140

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49

Tarih-1 5 1 4 0,00 0

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

Matematik-1 40 4 5 2,75 7

Fizik 7 0 4 -1,00 -14

Kimya 7 2 1 1,75 25

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8

Edebiyat 24 9 10 6,50 27 5,05 4,64 6,52

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 3,72 3,77 4,02

Coğrafya-1 6 1 4 0,00 0 1,51 1,28 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 20 9,00 23 10,29 9,69 12,10

Tarih-2 11 5 4 4,00 36 3,38 3,47 3,31

Coğrafya-2 11 4 3 3,25 30 2,13 1,69 1,83

Felsefe 6 0 2 -0,50 -8 0,41 0,62 0,44

Felsefe Grubu 6 1 2 0,50 8 0,14 0,06 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 2,64 2,33 2,41

Sosyal-2 40 15 12 12,00 30 8,71 8,18 8,29

Matematik-2 40 4 5 2,75 7 1,19 1,26 6,84

Fizik 14 0 3 -0,75 -5 -0,50 -0,19 1,99

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,04 0,84 2,92

Biyoloji 13 2 3 1,25 10 0,50 1,32 3,82

Fen Bilimleri 40 2 6 0,50 1 0,04 1,97 8,73

Toplam: 280 69 76 50,00 18 46,53 45,16 62,70

Edebiyat-Sosyal-1 baADdeBC   Bab eAbE ecEEbECEbdccBcc dAce

Cevap Anahtarı A CEADCDBCDBEBDCADADEBCAEECECECBDABDBEBABA

Sosyal-2 BCabE e aBCE eAa  Ba B   ae a  Ab eCADBE

Cevap Anahtarı A BCBDEDACEBCEDCACEABDEBADBEBADBDACDCCADBE

Matematik        cb     C  bb       D aB         A

Cevap Anahtarı A BEDBABCAADEAEBCDAECCDCCBEDDCBBAADEDCBECA

Fen Bilimleri ed        d                E a Cae      

Cevap Anahtarı A DEACEBECBBADAAEDDECBABCAEDBEADACECBEACBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 20 35

Edebiyat 24 9 10 38

24 9 10 38

Tarih-1 10 4 6 40

10 4 6 40

Coğrafya-1 6 1 4 17

6 1 4 17

Sosyal-2 40 15 12 38

Tarih-2 11 5 4 45

11 5 4 45

Coğrafya-2 11 4 3 36

11 4 3 36

Felsefe 6 0 2 0

6 0 2 0

Felsefe Grubu 6 1 2 17

6 1 2 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

6 5 1 83

Matematik 40 4 5 10

Matematik-2 40 4 5 10

40 4 5 10

Fen Bilimleri 40 2 6 5

Fizik 14 0 3 0

14 0 3 0

Kimya 13 0 0 0

13 0 0 0

Biyoloji 13 2 3 15

13 2 3 15



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 2. OTURUM - YKS 02 (OJ03-SS.28YKS02)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYDIN ULAŞ ŞAHİN 180 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
225,435 195,920 4 11 20 20 1453

Puanı Hesaplanan: 49 142 142 5564

SAY
134,730 197,460 3 16 54 54 5098

Puanı Hesaplanan: 38 100 100 6120

EA
197,883 195,050 3 13 28 28 3427

Puanı Hesaplanan: 54 155 155 8031

Katılımlar: 19 57 170 170 9140

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

Matematik-1 40 2 3 1,25 3

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 2 0 2,00 33

Edebiyat 24 7 7 5,25 22 5,05 4,64 6,52

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 3,72 3,77 4,02

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,51 1,28 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 13 12,75 32 10,29 9,69 12,10

Tarih-2 11 3 6 1,50 14 3,38 3,47 3,31

Coğrafya-2 11 7 4 6,00 55 2,13 1,69 1,83

Felsefe 6 2 3 1,25 21 0,41 0,62 0,44

Felsefe Grubu 6 2 3 1,25 21 0,14 0,06 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 2,64 2,33 2,41

Sosyal-2 40 17 17 12,75 32 8,71 8,18 8,29

Matematik-2 40 1 1 0,75 2 1,19 1,26 6,84

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 -0,50 -0,19 1,99

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,04 0,84 2,92

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 0,50 1,32 3,82

Fen Bilimleri 40 1 2 0,50 1 0,04 1,97 8,73

Toplam: 280 77 58 62,50 22 46,53 45,16 62,70

Edebiyat-Sosyal-1 cACeDdC   b   c eA b  ADBDDdCbbEd dABAcE

Cevap Anahtarı B EACCDBCBDDEBCEBDCAAEEDADBDDACECECBBABABE

Sosyal-2 bCdea bDB aaBDEeAaEcEA AedEeedC Db DeE C

Cevap Anahtarı B ACEBCDEDBCBCBDEBACEDEABADAEDBACBDDADBECC

Matematik c         C                             

Cevap Anahtarı B EDCCADEADACCBEDEBCABCABEDBCADEDCBEDCBBAA

Fen Bilimleri             a               e B         

Cevap Anahtarı B EDAACDAACBBEBEBCBADBCAEEDDEECEBBAADCEAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 13 40

Edebiyat 24 7 7 29

24 7 7 29

Tarih-1 10 5 4 50

10 5 4 50

Coğrafya-1 6 4 2 67

6 4 2 67

Sosyal-2 40 17 17 43

Tarih-2 11 3 6 27

11 3 6 27

Coğrafya-2 11 7 4 64

11 7 4 64

Felsefe 6 2 3 33

6 2 3 33

Felsefe Grubu 6 2 3 33

6 2 3 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 50

6 3 1 50

Matematik 40 1 1 3

Matematik-2 40 1 1 3

40 1 1 3

Fen Bilimleri 40 1 2 3

Fizik 14 0 1 0

14 0 1 0

Kimya 13 0 0 0

13 0 0 0

Biyoloji 13 1 1 8

13 1 1 8



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 2. OTURUM - YKS 02 (OJ03-SS.28YKS02)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL GÜLTEKİN 54 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
231,475 195,920 2 9 15 15 1289

Puanı Hesaplanan: 49 142 142 5564

SAY
149,763 197,460 1 6 27 27 3956

Puanı Hesaplanan: 38 100 100 6120

EA
194,720 195,050 7 17 33 33 3602

Puanı Hesaplanan: 54 155 155 8031

Katılımlar: 19 57 170 170 9140

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 17 18,75 47

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

Matematik-1 40 0 3 -0,75 -2

Fizik 7 3 1 2,75 39

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

Edebiyat 24 7 13 3,75 16 5,05 4,64 6,52

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 3,72 3,77 4,02

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,51 1,28 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 17 11,75 29 10,29 9,69 12,10

Tarih-2 11 5 1 4,75 43 3,38 3,47 3,31

Coğrafya-2 11 4 6 2,50 23 2,13 1,69 1,83

Felsefe 6 4 1 3,75 63 0,41 0,62 0,44

Felsefe Grubu 6 2 3 1,25 21 0,14 0,06 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 2,64 2,33 2,41

Sosyal-2 40 18 14 14,50 36 8,71 8,18 8,29

Matematik-2 40 2 1 1,75 4 1,19 1,26 6,84

Fizik 14 0 3 -0,75 -5 -0,50 -0,19 1,99

Kimya 13 1 0 1,00 8 0,04 0,84 2,92

Biyoloji 13 3 1 2,75 21 0,50 1,32 3,82

Fen Bilimleri 40 4 4 3,00 8 0,04 1,97 8,73

Toplam: 280 83 64 67,00 24 46,53 45,16 62,70

Edebiyat-Sosyal-1 bAebDaa DeE d BceeeEc bD DDACcCEb aA eBE

Cevap Anahtarı B EACCDBCBDDEBCEBDCAAEEDADBDDACECECBBABABE

Sosyal-2 cC  CD  BC  acaBAacDaABAeA DBbC babDeECb

Cevap Anahtarı B ACEBCDEDBCBCBDEBACEDEABADAEDBACBDDADBECC

Matematik E        dC                             

Cevap Anahtarı B EDCCADEADACCBEDEBCABCABEDBCADEDCBEDCBBAA

Fen Bilimleri     a d     c          E     E      E Ae

Cevap Anahtarı B EDAACDAACBBEBEBCBADBCAEEDDEECEBBAADCEAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
20
40
60
80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 17 40

Edebiyat 24 7 13 29

24 7 13 29

Tarih-1 10 6 2 60

10 6 2 60

Coğrafya-1 6 3 2 50

6 3 2 50

Sosyal-2 40 18 14 45

Tarih-2 11 5 1 45

11 5 1 45

Coğrafya-2 11 4 6 36

11 4 6 36

Felsefe 6 4 1 67

6 4 1 67

Felsefe Grubu 6 2 3 33

6 2 3 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50

6 3 3 50

Matematik 40 2 1 5

Matematik-2 40 2 1 5

40 2 1 5

Fen Bilimleri 40 4 4 10

Fizik 14 0 3 0

14 0 3 0

Kimya 13 1 0 8

13 1 0 8

Biyoloji 13 3 1 23

13 3 1 23



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 2. OTURUM - YKS 02 (OJ03-SS.28YKS02)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHANDA 27 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
190,285 195,920 11 22 45 45 2731

Puanı Hesaplanan: 49 142 142 5564

SAY
125,933 197,460 8 28 72 72 5644

Puanı Hesaplanan: 38 100 100 6120

EA
171,039 195,050 13 27 57 57 4964

Puanı Hesaplanan: 54 155 155 8031

Katılımlar: 19 57 170 170 9140

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,43 41

Tarih-1 5 3 1 2,40 48

Coğrafya-1 5 2 1 1,71 34

Felsefe 5 1 1 0,75 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

Matematik-1 40 2 3 1,35 3

Fizik 7 0 1 0,03 0

Kimya 7 1 1 0,96 14

Biyoloji 6 1 1 0,79 13

Edebiyat 24 6 9 3,75 16 5,05 4,64 6,52

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 3,72 3,77 4,02

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 1,51 1,28 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 13 8,75 22 10,29 9,69 12,10

Tarih-2 11 4 4 3,00 27 3,38 3,47 3,31

Coğrafya-2 11 3 4 2,00 18 2,13 1,69 1,83

Felsefe 6 1 3 0,25 4 0,41 0,62 0,44

Felsefe Grubu 6 0 4 -1,00 -17 0,14 0,06 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 2,64 2,33 2,41

Sosyal-2 40 13 15 9,25 23 8,71 8,18 8,29

Matematik-2 40 2 3 1,25 3 1,19 1,26 6,84

Toplam: 280 60 55 46,41 17 46,53 45,16 62,70

Edebiyat-Sosyal-1 bdAb a C   c CA cDbe cE C CEbeDAc c   B 

Cevap Anahtarı A CEADCDBCDBEBDCADADEBCAEECECECBDABDBEBABA

Sosyal-2 ab*eED C  Cdcd C   DdBdD ae e ab aCCA BE

Cevap Anahtarı A BCBDEDACEBCEDCACEABDEBADBEBADBDACDCCADBE

Matematik               C  bb       D a           

Cevap Anahtarı A BEDBABCAADEAEBCDAECCDCCBEDDCBBAADEDCBECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
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40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 13 30

Edebiyat 24 6 9 25

24 6 9 25

Tarih-1 10 5 3 50

10 5 3 50

Coğrafya-1 6 1 1 17

6 1 1 17

Sosyal-2 40 13 15 33

Tarih-2 11 4 4 36

11 4 4 36

Coğrafya-2 11 3 4 27

11 3 4 27

Felsefe 6 1 3 17

6 1 3 17

Felsefe Grubu 6 0 4 0

6 0 4 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 83

6 5 0 83

Matematik 40 2 3 5

Matematik-2 40 2 3 5

40 2 3 5



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 2. OTURUM - YKS 02 (OJ03-SS.28YKS02)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAY KURDOĞLU 23 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
131,215 195,920 18 46 109 109 5076

Puanı Hesaplanan: 49 142 142 5564

EA
140,093 195,050 18 47 104 104 7032

Puanı Hesaplanan: 54 155 155 8031

Katılımlar: 19 57 170 170 9140

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

Matematik-1 40 0 0 0,00 0

Fizik 7 0 2 -0,50 -7

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 3 2 2,50 10 5,05 4,64 6,52

Tarih-1 10 2 5 0,75 8 3,72 3,77 4,02

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 1,51 1,28 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 8 4,00 10 10,29 9,69 12,10

Tarih-2 11 2 4 1,00 9 3,38 3,47 3,31

Coğrafya-2 11 1 4 0,00 0 2,13 1,69 1,83

Felsefe 6 0 1 -0,25 -4 0,41 0,62 0,44

Felsefe Grubu 6 0 1 -0,25 -4 0,14 0,06 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 0,75 13 2,64 2,33 2,41

Sosyal-2 40 4 11 1,25 3 8,71 8,18 8,29

Toplam: 280 39 44 28,00 10 46,53 45,16 62,70

Edebiyat-Sosyal-1 bc D   C              E b  Ed bdBa   dB 

Cevap Anahtarı A CEADCDBCDBEBDCADADEBCAEECECECBDABDBEBABA

Sosyal-2  baD c Cd    d a c  Ed   a     d      eE

Cevap Anahtarı A BCBDEDACEBCEDCACEABDEBADBEBADBDACDCCADBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 8 15

Edebiyat 24 3 2 13

24 3 2 13

Tarih-1 10 2 5 20

10 2 5 20

Coğrafya-1 6 1 1 17

6 1 1 17

Sosyal-2 40 4 11 10

Tarih-2 11 2 4 18

11 2 4 18

Coğrafya-2 11 1 4 9

11 1 4 9

Felsefe 6 0 1 0

6 0 1 0

Felsefe Grubu 6 0 1 0

6 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 17

6 1 1 17



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 2. OTURUM - YKS 02 (OJ03-SS.28YKS02)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİHFER POSHOROĞLU 144 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
126,600 195,920 19 48 119 119 5224

Puanı Hesaplanan: 49 142 142 5564

SAY
117,038 197,460 12 36 87 87 5957

Puanı Hesaplanan: 38 100 100 6120

EA
123,463 195,050 19 53 135 135 7799

Puanı Hesaplanan: 54 155 155 8031

Katılımlar: 19 57 170 170 9140

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 20 9,00 23

Tarih-1 5 1 0 1,00 20

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

Matematik-1 40 2 1 1,75 4

Fizik 7 0 3 -0,75 -11

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 1 12 -2,00 -8 5,05 4,64 6,52

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 3,72 3,77 4,02

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,51 1,28 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 15 1,25 3 10,29 9,69 12,10

Tarih-2 11 2 0 2,00 18 3,38 3,47 3,31

Coğrafya-2 11 0 2 -0,50 -5 2,13 1,69 1,83

Felsefe 6 0 3 -0,75 -13 0,41 0,62 0,44

Felsefe Grubu 6 1 5 -0,25 -4 0,14 0,06 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 2,64 2,33 2,41

Sosyal-2 40 6 13 2,75 7 8,71 8,18 8,29

Matematik-2 40 3 4 2,00 5 1,19 1,26 6,84

Toplam: 280 36 61 20,75 7 46,53 45,16 62,70

Edebiyat-Sosyal-1 Ebddbad a   d  ab  cb   B         edBAdE

Cevap Anahtarı B EACCDBCBDDEBCEBDCAAEEDADBDDACECECBBABABE

Sosyal-2  C   D     ad            ddaebCecbAceEaC

Cevap Anahtarı B ACEBCDEDBCBCBDEBACEDEABADAEDBACBDDADBECC

Matematik b   b     b      C         A      D a   

Cevap Anahtarı B EDCCADEADACCBEDEBCABCABEDBCADEDCBEDCBBAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 15 13

Edebiyat 24 1 12 4

24 1 12 4

Tarih-1 10 1 0 10

10 1 0 10

Coğrafya-1 6 3 3 50

6 3 3 50

Sosyal-2 40 6 13 15

Tarih-2 11 2 0 18

11 2 0 18

Coğrafya-2 11 0 2 0

11 0 2 0

Felsefe 6 0 3 0

6 0 3 0

Felsefe Grubu 6 1 5 17

6 1 5 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50

6 3 3 50

Matematik 40 3 4 8

Matematik-2 40 3 4 8

40 3 4 8



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 2. OTURUM - YKS 02 (OJ03-SS.28YKS02)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜNYAMİN LOKUMCU 141 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,180 195,920 17 39 81 81 4300

Puanı Hesaplanan: 49 142 142 5564

EA
151,403 195,050 16 41 86 86 6211

Puanı Hesaplanan: 54 155 155 8031

Katılımlar: 19 57 170 170 9140

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 12 8,00 20

Tarih-1 5 2 2 1,50 30

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 1 0 1,00 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5

Matematik-1 40 1 0 1,00 3

Fizik 7 0 2 -0,50 -7

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 6 11 3,25 14 5,05 4,64 6,52

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 3,72 3,77 4,02

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 1,51 1,28 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 17 7,75 19 10,29 9,69 12,10

Tarih-2 11 3 2 2,50 23 3,38 3,47 3,31

Coğrafya-2 11 0 1 -0,25 -2 2,13 1,69 1,83

Felsefe 6 0 3 -0,75 -13 0,41 0,62 0,44

Felsefe Grubu 6 1 2 0,50 8 0,14 0,06 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 1,75 29 2,64 2,33 2,41

Sosyal-2 40 6 9 3,75 9 8,71 8,18 8,29

Toplam: 280 36 44 25,00 9 46,53 45,16 62,70

Edebiyat-Sosyal-1   Ae DaCeB caaeDb   ddcEdbaEd cABD EBd  

Cevap Anahtarı A CEADCDBCDBEBDCADADEBCAEECECECBDABDBEBABA

Sosyal-2 aaB    C  C          d   cabD  d b  Ac E

Cevap Anahtarı A BCBDEDACEBCEDCACEABDEBADBEBADBDACDCCADBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 17 30

Edebiyat 24 6 11 25

24 6 11 25

Tarih-1 10 4 5 40

10 4 5 40

Coğrafya-1 6 2 1 33

6 2 1 33

Sosyal-2 40 6 9 15

Tarih-2 11 3 2 27

11 3 2 27

Coğrafya-2 11 0 1 0

11 0 1 0

Felsefe 6 0 3 0

6 0 3 0

Felsefe Grubu 6 1 2 17

6 1 2 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 33

6 2 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 2. OTURUM - YKS 02 (OJ03-SS.28YKS02)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞATAY ALTINKAYA 171 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
174,055 195,920 15 30 59 59 3411

Puanı Hesaplanan: 49 142 142 5564

EA
185,255 195,050 10 21 44 44 4136

Puanı Hesaplanan: 54 155 155 8031

Katılımlar: 19 57 170 170 9140

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 7 3,25 8

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

Matematik-1 40 7 2 6,50 16

Fizik 7 1 3 0,25 4

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 12 6 10,50 44 5,05 4,64 6,52

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 3,72 3,77 4,02

Coğrafya-1 6 0 5 -1,25 -21 1,51 1,28 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 15 13,25 33 10,29 9,69 12,10

Tarih-2 11 4 5 2,75 25 3,38 3,47 3,31

Coğrafya-2 11 4 7 2,25 20 2,13 1,69 1,83

Felsefe 6 0 4 -1,00 -17 0,41 0,62 0,44

Felsefe Grubu 6 0 4 -1,00 -17 0,14 0,06 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 1,00 17 2,64 2,33 2,41

Sosyal-2 40 10 24 4,00 10 8,71 8,18 8,29

Matematik-2 40 0 4 -1,00 -3 1,19 1,26 6,84

Fizik 14 1 4 0,00 0 -0,50 -0,19 1,99

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,04 0,84 2,92

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,50 1,32 3,82

Fen Bilimleri 40 1 4 0,00 0 0,04 1,97 8,73

Toplam: 280 53 62 37,50 13 46,53 45,16 62,70

Edebiyat-Sosyal-1 dAe DaC D E C BbaA EEDcDeDDeCEdEd e cecb

Cevap Anahtarı B EACCDBCBDDEBCEBDCAAEEDADBDDACECECBBABABE

Sosyal-2 cC dbD DBadCeeEdAaceEc ebbc ed ea bbaECd

Cevap Anahtarı B ACEBCDEDBCBCBDEBACEDEABADAEDBACBDDADBECC

Matematik c                         aea           

Cevap Anahtarı B EDCCADEADACCBEDEBCABCABEDBCADEDCBEDCBBAA

Fen Bilimleri a  Ab  eb                               

Cevap Anahtarı B EDAACDAACBBEBEBCBADBCAEEDDEECEBBAADCEAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 15 43

Edebiyat 24 12 6 50

24 12 6 50

Tarih-1 10 5 4 50

10 5 4 50

Coğrafya-1 6 0 5 0

6 0 5 0

Sosyal-2 40 10 24 25

Tarih-2 11 4 5 36

11 4 5 36

Coğrafya-2 11 4 7 36

11 4 7 36

Felsefe 6 0 4 0

6 0 4 0

Felsefe Grubu 6 0 4 0

6 0 4 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 33

6 2 4 33

Matematik 40 0 4 0

Matematik-2 40 0 4 0

40 0 4 0

Fen Bilimleri 40 1 4 3

Fizik 14 1 4 7

14 1 4 7

Kimya 13 0 0 0

13 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0

13 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 2. OTURUM - YKS 02 (OJ03-SS.28YKS02)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERYA ŞAHİN 160 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
192,795 195,920 10 20 41 41 2611

Puanı Hesaplanan: 49 142 142 5564

SAY
137,113 197,460 2 13 49 49 4916

Puanı Hesaplanan: 38 100 100 6120

EA
196,590 195,050 5 15 31 31 3509

Puanı Hesaplanan: 54 155 155 8031

Katılımlar: 19 57 170 170 9140

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60

Felsefe 5 2 0 2,00 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

Matematik-1 40 2 1 1,75 4

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

Edebiyat 24 8 5 6,75 28 5,05 4,64 6,52

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 3,72 3,77 4,02

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 1,51 1,28 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 10 11,50 29 10,29 9,69 12,10

Tarih-2 11 5 2 4,50 41 3,38 3,47 3,31

Coğrafya-2 11 1 4 0,00 0 2,13 1,69 1,83

Felsefe 6 0 2 -0,50 -8 0,41 0,62 0,44

Felsefe Grubu 6 1 2 0,50 8 0,14 0,06 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 2,64 2,33 2,41

Sosyal-2 40 10 12 7,00 18 8,71 8,18 8,29

Matematik-2 40 3 4 2,00 5 1,19 1,26 6,84

Toplam: 280 69 41 58,75 21 46,53 45,16 62,70

Edebiyat-Sosyal-1 dbADC B     aCcDbD    E dEaE cc BDBEe   

Cevap Anahtarı A CEADCDBCDBEBDCADADEBCAEECECECBDABDBEBABA

Sosyal-2 BC D  cC Bb    a dBbd    d c e bC C AceE

Cevap Anahtarı A BCBDEDACEBCEDCACEABDEBADBEBADBDACDCCADBE

Matematik         b     C  bb       D a          A

Cevap Anahtarı A BEDBABCAADEAEBCDAECCDCCBEDDCBBAADEDCBECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 10 35

Edebiyat 24 8 5 33

24 8 5 33

Tarih-1 10 4 4 40

10 4 4 40

Coğrafya-1 6 2 1 33

6 2 1 33

Sosyal-2 40 10 12 25

Tarih-2 11 5 2 45

11 5 2 45

Coğrafya-2 11 1 4 9

11 1 4 9

Felsefe 6 0 2 0

6 0 2 0

Felsefe Grubu 6 1 2 17

6 1 2 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 50

6 3 2 50

Matematik 40 3 4 8

Matematik-2 40 3 4 8

40 3 4 8



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 2. OTURUM - YKS 02 (OJ03-SS.28YKS02)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞUKAN DUMLUPINAR 169 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
178,545 195,920 14 29 55 55 3219

Puanı Hesaplanan: 49 142 142 5564

SAY
121,063 197,460 10 34 80 80 5837

Puanı Hesaplanan: 38 100 100 6120

EA
195,768 195,050 6 16 32 32 3548

Puanı Hesaplanan: 54 155 155 8031

Katılımlar: 19 57 170 170 9140

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48

Tarih-1 5 3 0 3,00 60

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 1 1 0,75 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

Matematik-1 40 0 4 -1,00 -3

Fizik 7 0 3 -0,75 -11

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8

Edebiyat 24 9 9 6,75 28 5,05 4,64 6,52

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 3,72 3,77 4,02

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,51 1,28 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 14 13,50 34 10,29 9,69 12,10

Tarih-2 11 3 2 2,50 23 3,38 3,47 3,31

Coğrafya-2 11 1 4 0,00 0 2,13 1,69 1,83

Felsefe 6 1 1 0,75 13 0,41 0,62 0,44

Felsefe Grubu 6 0 2 -0,50 -8 0,14 0,06 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 1,75 29 2,64 2,33 2,41

Sosyal-2 40 7 10 4,50 11 8,71 8,18 8,29

Matematik-2 40 3 2 2,50 6 1,19 1,26 6,84

Fizik 14 0 3 -0,75 -5 -0,50 -0,19 1,99

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 0,04 0,84 2,92

Biyoloji 13 1 3 0,25 2 0,50 1,32 3,82

Fen Bilimleri 40 1 8 -1,00 -3 0,04 1,97 8,73

Toplam: 280 59 59 44,25 16 46,53 45,16 62,70

Edebiyat-Sosyal-1 EACaeab e E a B Cb EcDbDeDbACbCE  cdBA E

Cevap Anahtarı B EACCDBCBDDEBCEBDCAAEEDADBDDACECECBBABABE

Sosyal-2  Cd  D  Bb    bcAad    Ae   eb    A e C 

Cevap Anahtarı B ACEBCDEDBCBCBDEBACEDEABADAEDBACBDDADBECC

Matematik c      A  C c             C             

Cevap Anahtarı B EDCCADEADACCBEDEBCABCABEDBCADEDCBEDCBBAA

Fen Bilimleri     a b     d          b e E a      b  e

Cevap Anahtarı B EDAACDAACBBEBEBCBADBCAEEDDEECEBBAADCEAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
20
40
60
80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 14 43

Edebiyat 24 9 9 38

24 9 9 38

Tarih-1 10 5 3 50

10 5 3 50

Coğrafya-1 6 3 2 50

6 3 2 50

Sosyal-2 40 7 10 18

Tarih-2 11 3 2 27

11 3 2 27

Coğrafya-2 11 1 4 9

11 1 4 9

Felsefe 6 1 1 17

6 1 1 17

Felsefe Grubu 6 0 2 0

6 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 33

6 2 1 33

Matematik 40 3 2 8

Matematik-2 40 3 2 8

40 3 2 8

Fen Bilimleri 40 1 8 3

Fizik 14 0 3 0

14 0 3 0

Kimya 13 0 2 0

13 0 2 0

Biyoloji 13 1 3 8

13 1 3 8



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 2. OTURUM - YKS 02 (OJ03-SS.28YKS02)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ÇELİK 182 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
189,350 195,920 12 23 46 46 2773

Puanı Hesaplanan: 49 142 142 5564

SAY
116,288 197,460 13 37 88 88 5974

Puanı Hesaplanan: 38 100 100 6120

EA
184,240 195,050 11 22 45 45 4183

Puanı Hesaplanan: 54 155 155 8031

Katılımlar: 19 57 170 170 9140

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 15 15,25 38

Tarih-1 5 0 0 0,00 0

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0

Felsefe 5 1 1 0,75 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

Matematik-1 40 0 2 -0,50 -1

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 9 8 7,00 29 5,05 4,64 6,52

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 3,72 3,77 4,02

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 1,51 1,28 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 11 13,25 33 10,29 9,69 12,10

Tarih-2 11 2 4 1,00 9 3,38 3,47 3,31

Coğrafya-2 11 2 0 2,00 18 2,13 1,69 1,83

Felsefe 6 0 3 -0,75 -13 0,41 0,62 0,44

Felsefe Grubu 6 3 2 2,50 42 0,14 0,06 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 2,64 2,33 2,41

Sosyal-2 40 10 10 7,50 19 8,71 8,18 8,29

Matematik-2 40 1 0 1,00 3 1,19 1,26 6,84

Toplam: 280 49 42 38,50 14 46,53 45,16 62,70

Edebiyat-Sosyal-1 dEAeaDaC     bAeAD Ba EbCbCE d  BD EaA  

Cevap Anahtarı A CEADCDBCDBEBDCADADEBCAEECECECBDABDBEBABA

Sosyal-2 aad    C Bb       BD     aededDAC eCA  E

Cevap Anahtarı A BCBDEDACEBCEDCACEABDEBADBEBADBDACDCCADBE

Matematik               C                         

Cevap Anahtarı A BEDBABCAADEAEBCDAECCDCCBEDDCBBAADEDCBECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 11 40

Edebiyat 24 9 8 38

24 9 8 38

Tarih-1 10 5 2 50

10 5 2 50

Coğrafya-1 6 2 1 33

6 2 1 33

Sosyal-2 40 10 10 25

Tarih-2 11 2 4 18

11 2 4 18

Coğrafya-2 11 2 0 18

11 2 0 18

Felsefe 6 0 3 0

6 0 3 0

Felsefe Grubu 6 3 2 50

6 3 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 50

6 3 1 50

Matematik 40 1 0 3

Matematik-2 40 1 0 3

40 1 0 3



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 2. OTURUM - YKS 02 (OJ03-SS.28YKS02)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAKBULE CANAN AKYÜZ 130 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
211,340 195,920 6 13 25 25 1927

Puanı Hesaplanan: 49 142 142 5564

EA
169,125 195,050 14 28 59 59 5089

Puanı Hesaplanan: 54 155 155 8031

Katılımlar: 19 57 170 170 9140

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 2 0 2,00 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

Matematik-1 40 0 2 -0,50 -1

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 1 1 0,75 13

Edebiyat 24 8 11 5,25 22 5,05 4,64 6,52

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 3,72 3,77 4,02

Coğrafya-1 6 1 5 -0,25 -4 1,51 1,28 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 20 8,00 20 10,29 9,69 12,10

Tarih-2 11 5 2 4,50 41 3,38 3,47 3,31

Coğrafya-2 11 5 4 4,00 36 2,13 1,69 1,83

Felsefe 6 3 1 2,75 46 0,41 0,62 0,44

Felsefe Grubu 6 2 4 1,00 17 0,14 0,06 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 0,50 8 2,64 2,33 2,41

Sosyal-2 40 16 13 12,75 32 8,71 8,18 8,29

Matematik-2 40 0 7 -1,75 -4 1,19 1,26 6,84

Fizik 14 0 4 -1,00 -7 -0,50 -0,19 1,99

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 0,04 0,84 2,92

Biyoloji 13 1 3 0,25 2 0,50 1,32 3,82

Fen Bilimleri 40 1 8 -1,00 -3 0,04 1,97 8,73

Toplam: 280 72 68 55,00 20 46,53 45,16 62,70

Edebiyat-Sosyal-1 EACbbabdDeae  B bd Eb ADBDD bbaE cebeedE

Cevap Anahtarı B EACCDBCBDDEBCEBDCAAEEDADBDDACECECBBABABE

Sosyal-2  CE Cb DB eaBabBA ED cBA bE adCeDcb eE  

Cevap Anahtarı B ACEBCDEDBCBCBDEBACEDEABADAEDBACBDDADBECC

Matematik b         b               a       ea ad 

Cevap Anahtarı B EDCCADEADACCBEDEBCABCABEDBCADEDCBEDCBBAA

Fen Bilimleri      bb   a a          b    e a   a    C

Cevap Anahtarı B EDAACDAACBBEBEBCBADBCAEEDDEECEBBAADCEAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 20 33

Edebiyat 24 8 11 33

24 8 11 33

Tarih-1 10 4 4 40

10 4 4 40

Coğrafya-1 6 1 5 17

6 1 5 17

Sosyal-2 40 16 13 40

Tarih-2 11 5 2 45

11 5 2 45

Coğrafya-2 11 5 4 45

11 5 4 45

Felsefe 6 3 1 50

6 3 1 50

Felsefe Grubu 6 2 4 33

6 2 4 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 17

6 1 2 17

Matematik 40 0 7 0

Matematik-2 40 0 7 0

40 0 7 0

Fen Bilimleri 40 1 8 3

Fizik 14 0 4 0

14 0 4 0

Kimya 13 0 1 0

13 0 1 0

Biyoloji 13 1 3 8

13 1 3 8



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 2. OTURUM - YKS 02 (OJ03-SS.28YKS02)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAKBULE ŞANL I 67 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
228,488 195,920 3 10 19 19 1373

Puanı Hesaplanan: 49 142 142 5564

SAY
129,930 197,460 5 24 65 65 5419

Puanı Hesaplanan: 38 100 100 6120

EA
208,878 195,050 1 7 21 21 2854

Puanı Hesaplanan: 54 155 155 8031

Katılımlar: 19 57 170 170 9140

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1

Fizik 7 1 0 1,00 14

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 2 1 1,75 29

Edebiyat 24 10 10 7,50 31 5,05 4,64 6,52

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 3,72 3,77 4,02

Coğrafya-1 6 3 0 3,00 50 1,51 1,28 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 14 13,50 34 10,29 9,69 12,10

Tarih-2 11 5 2 4,50 41 3,38 3,47 3,31

Coğrafya-2 11 3 6 1,50 14 2,13 1,69 1,83

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,41 0,62 0,44

Felsefe Grubu 6 1 2 0,50 8 0,14 0,06 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 2,64 2,33 2,41

Sosyal-2 40 15 10 12,50 31 8,71 8,18 8,29

Matematik-2 40 3 2 2,50 6 1,19 1,26 6,84

Fizik 14 0 0 0,00 0 -0,50 -0,19 1,99

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,04 0,84 2,92

Biyoloji 13 0 7 -1,75 -13 0,50 1,32 3,82

Fen Bilimleri 40 0 7 -1,75 -4 0,04 1,97 8,73

Toplam: 280 79 49 66,75 24 46,53 45,16 62,70

Edebiyat-Sosyal-1 CbAD DaCaB BbaeebDE d EbCbCEde  BcBE  B 

Cevap Anahtarı A CEADCDBCDBEBDCADADEBCAEECECECBDABDBEBABA

Sosyal-2 Bd D D Cd CEDd adbBaa  D      cbC CCAD E

Cevap Anahtarı A BCBDEDACEBCEDCACEABDEBADBEBADBDACDCCADBE

Matematik               C  d        D    e      C 

Cevap Anahtarı A BEDBABCAADEAEBCDAECCDCCBEDDCBBAADEDCBECA

Fen Bilimleri                                 cedbbbc 

Cevap Anahtarı A DEACEBECBBADAAEDDECBABCAEDBEADACECBEACBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
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40
60
80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 14 43

Edebiyat 24 10 10 42

24 10 10 42

Tarih-1 10 4 4 40

10 4 4 40

Coğrafya-1 6 3 0 50

6 3 0 50

Sosyal-2 40 15 10 38

Tarih-2 11 5 2 45

11 5 2 45

Coğrafya-2 11 3 6 27

11 3 6 27

Felsefe 6 1 0 17

6 1 0 17

Felsefe Grubu 6 1 2 17

6 1 2 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 83

6 5 0 83

Matematik 40 3 2 8

Matematik-2 40 3 2 8

40 3 2 8

Fen Bilimleri 40 0 7 0

Fizik 14 0 0 0

14 0 0 0

Kimya 13 0 0 0

13 0 0 0

Biyoloji 13 0 7 0

13 0 7 0



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 2. OTURUM - YKS 02 (OJ03-SS.28YKS02)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ÇELİK 140 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
202,993 195,920 8 17 35 35 2240

Puanı Hesaplanan: 49 142 142 5564

SAY
126,805 197,460 7 27 71 71 5596

Puanı Hesaplanan: 38 100 100 6120

EA
186,038 195,050 9 20 43 43 4092

Puanı Hesaplanan: 54 155 155 8031

Katılımlar: 19 57 170 170 9140

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 10 12,50 31

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 1 2 0,50 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

Matematik-1 40 2 3 1,25 3

Fizik 7 0 3 -0,75 -11

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 5 8 3,00 13 5,05 4,64 6,52

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 3,72 3,77 4,02

Coğrafya-1 6 3 0 3,00 50 1,51 1,28 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 10 11,50 29 10,29 9,69 12,10

Tarih-2 11 5 2 4,50 41 3,38 3,47 3,31

Coğrafya-2 11 6 2 5,50 50 2,13 1,69 1,83

Felsefe 6 0 2 -0,50 -8 0,41 0,62 0,44

Felsefe Grubu 6 0 2 -0,50 -8 0,14 0,06 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 1,50 25 2,64 2,33 2,41

Sosyal-2 40 13 10 10,50 26 8,71 8,18 8,29

Matematik-2 40 4 2 3,50 9 1,19 1,26 6,84

Toplam: 280 59 44 48,00 17 46,53 45,16 62,70

Edebiyat-Sosyal-1 d edeaC b E   B  A  ceA BDeAdECE   A A E

Cevap Anahtarı B EACCDBCBDDEBCEBDCAAEEDADBDDACECECBBABABE

Sosyal-2  CEeCb  BC dBD  Aa DEA  c d  de   A aE e

Cevap Anahtarı B ACEBCDEDBCBCBDEBACEDEABADAEDBACBDDADBECC

Matematik b         C      C                DC   e

Cevap Anahtarı B EDCCADEADACCBEDEBCABCABEDBCADEDCBEDCBBAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 10 35

Edebiyat 24 5 8 21

24 5 8 21

Tarih-1 10 6 2 60

10 6 2 60

Coğrafya-1 6 3 0 50

6 3 0 50

Sosyal-2 40 13 10 33

Tarih-2 11 5 2 45

11 5 2 45

Coğrafya-2 11 6 2 55

11 6 2 55

Felsefe 6 0 2 0

6 0 2 0

Felsefe Grubu 6 0 2 0

6 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 33

6 2 2 33

Matematik 40 4 2 10

Matematik-2 40 4 2 10

40 4 2 10



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 2. OTURUM - YKS 02 (OJ03-SS.28YKS02)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MURATHAN DEMİRBAŞ 178 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
163,793 195,920 16 34 67 67 3812

Puanı Hesaplanan: 49 142 142 5564

EA
149,975 195,050 17 42 89 89 6311

Puanı Hesaplanan: 54 155 155 8031

Katılımlar: 19 57 170 170 9140

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 18 11,50 29

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

Matematik-1 40 0 2 -0,50 -1

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 6 8 4,00 17 5,05 4,64 6,52

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 3,72 3,77 4,02

Coğrafya-1 6 0 2 -0,50 -8 1,51 1,28 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 15 7,25 18 10,29 9,69 12,10

Tarih-2 11 5 4 4,00 36 3,38 3,47 3,31

Coğrafya-2 11 3 5 1,75 16 2,13 1,69 1,83

Felsefe 6 0 4 -1,00 -17 0,41 0,62 0,44

Felsefe Grubu 6 0 2 -0,50 -8 0,14 0,06 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 2,00 33 2,64 2,33 2,41

Sosyal-2 40 10 15 6,25 16 8,71 8,18 8,29

Matematik-2 40 0 1 -0,25 -1 1,19 1,26 6,84

Toplam: 280 43 56 29,00 10 46,53 45,16 62,70

Edebiyat-Sosyal-1 bcbD b Ce   bCA cD    EcCbCcdaDcBDca    

Cevap Anahtarı A CEADCDBCDBEBDCADADEBCAEECECECBDABDBEBABA

Sosyal-2 BaabED Cd C DeAa b bbB c aede  d    A  E

Cevap Anahtarı A BCBDEDACEBCEDCACEABDEBADBEBADBDACDCCADBE

Matematik                c                        

Cevap Anahtarı A BEDBABCAADEAEBCDAECCDCCBEDDCBBAADEDCBECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 15 28

Edebiyat 24 6 8 25

24 6 8 25

Tarih-1 10 5 5 50

10 5 5 50

Coğrafya-1 6 0 2 0

6 0 2 0

Sosyal-2 40 10 15 25

Tarih-2 11 5 4 45

11 5 4 45

Coğrafya-2 11 3 5 27

11 3 5 27

Felsefe 6 0 4 0

6 0 4 0

Felsefe Grubu 6 0 2 0

6 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 33

6 2 0 33

Matematik 40 0 1 0

Matematik-2 40 0 1 0

40 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 2. OTURUM - YKS 02 (OJ03-SS.28YKS02)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OKAN 105 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
239,520 195,920 1 6 11 11 1093

Puanı Hesaplanan: 49 142 142 5564

EA
200,035 195,050 2 10 25 25 3318

Puanı Hesaplanan: 54 155 155 8031

Katılımlar: 19 57 170 170 9140

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 18 16,50 41

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

Matematik-1 40 3 4 2,00 5

Fizik 7 0 2 -0,50 -7

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 2 0 2,00 33

Edebiyat 24 9 10 6,50 27 5,05 4,64 6,52

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 3,72 3,77 4,02

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,51 1,28 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 16 14,00 35 10,29 9,69 12,10

Tarih-2 11 7 3 6,25 57 3,38 3,47 3,31

Coğrafya-2 11 4 3 3,25 30 2,13 1,69 1,83

Felsefe 6 3 2 2,50 42 0,41 0,62 0,44

Felsefe Grubu 6 1 2 0,50 8 0,14 0,06 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 2,64 2,33 2,41

Sosyal-2 40 18 12 15,00 38 8,71 8,18 8,29

Matematik-2 40 1 4 0,00 0 1,19 1,26 6,84

Toplam: 280 77 62 61,50 22 46,53 45,16 62,70

Edebiyat-Sosyal-1 aACecaa a E C daCAcEE dDBcDACbeEa dABAdE

Cevap Anahtarı B EACCDBCBDDEBCEBDCAAEEDADBDDACECECBBABABE

Sosyal-2 ACEaCD DBdd BDd Aaa E BADec ed  D ADeE e

Cevap Anahtarı B ACEBCDEDBCBCBDEBACEDEABADAEDBACBDDADBECC

Matematik b         b               d       D   d 

Cevap Anahtarı B EDCCADEADACCBEDEBCABCABEDBCADEDCBEDCBBAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
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60

80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 16 45

Edebiyat 24 9 10 38

24 9 10 38

Tarih-1 10 5 4 50

10 5 4 50

Coğrafya-1 6 4 2 67

6 4 2 67

Sosyal-2 40 18 12 45

Tarih-2 11 7 3 64

11 7 3 64

Coğrafya-2 11 4 3 36

11 4 3 36

Felsefe 6 3 2 50

6 3 2 50

Felsefe Grubu 6 1 2 17

6 1 2 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 50

6 3 2 50

Matematik 40 1 4 3

Matematik-2 40 1 4 3

40 1 4 3



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 2. OTURUM - YKS 02 (OJ03-SS.28YKS02)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR HALİL 116 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
201,013 195,920 9 18 37 37 2309

Puanı Hesaplanan: 49 142 142 5564

SAY
128,835 197,460 6 26 69 69 5495

Puanı Hesaplanan: 38 100 100 6120

EA
197,083 195,050 4 14 30 30 3485

Puanı Hesaplanan: 54 155 155 8031

Katılımlar: 19 57 170 170 9140

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51

Tarih-1 5 2 1 1,75 35

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40

Felsefe 5 1 0 1,00 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

Matematik-1 40 0 2 -0,50 -1

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

Edebiyat 24 9 10 6,50 27 5,05 4,64 6,52

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 3,72 3,77 4,02

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 1,51 1,28 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 15 13,25 33 10,29 9,69 12,10

Tarih-2 11 4 0 4,00 36 3,38 3,47 3,31

Coğrafya-2 11 1 4 0,00 0 2,13 1,69 1,83

Felsefe 6 2 1 1,75 29 0,41 0,62 0,44

Felsefe Grubu 6 0 3 -0,75 -13 0,14 0,06 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 2,64 2,33 2,41

Sosyal-2 40 11 10 8,50 21 8,71 8,18 8,29

Matematik-2 40 2 0 2,00 5 1,19 1,26 6,84

Toplam: 280 64 45 52,75 19 46,53 45,16 62,70

Edebiyat-Sosyal-1 ebAeC aCe  BcCeDbDE d EbCbCE eDA DcEdA e

Cevap Anahtarı A CEADCDBCDBEBDCADADEBCAEECECECBDABDBEBABA

Sosyal-2 BC     C  C    aa a cB D cB   bb aCCbDeE

Cevap Anahtarı A BCBDEDACEBCEDCACEABDEBADBEBADBDACDCCADBE

Matematik               C   C                     

Cevap Anahtarı A BEDBABCAADEAEBCDAECCDCCBEDDCBBAADEDCBECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 15 43

Edebiyat 24 9 10 38

24 9 10 38

Tarih-1 10 6 2 60

10 6 2 60

Coğrafya-1 6 2 3 33

6 2 3 33

Sosyal-2 40 11 10 28

Tarih-2 11 4 0 36

11 4 0 36

Coğrafya-2 11 1 4 9

11 1 4 9

Felsefe 6 2 1 33

6 2 1 33

Felsefe Grubu 6 0 3 0

6 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

6 4 2 67

Matematik 40 2 0 5

Matematik-2 40 2 0 5

40 2 0 5



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 2. OTURUM - YKS 02 (OJ03-SS.28YKS02)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERKANKANBURR 51 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
189,110 195,920 13 24 47 47 2786

Puanı Hesaplanan: 49 142 142 5564

SAY
119,930 197,460 11 35 81 81 5874

Puanı Hesaplanan: 38 100 100 6120

EA
163,603 195,050 15 31 65 65 5426

Puanı Hesaplanan: 54 155 155 8031

Katılımlar: 19 57 170 170 9140

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42

Tarih-1 5 1 1 0,75 15

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10

Matematik-1 40 0 2 -0,50 -1

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

Edebiyat 24 6 11 3,25 14 5,05 4,64 6,52

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 3,72 3,77 4,02

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 1,51 1,28 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 18 8,50 21 10,29 9,69 12,10

Tarih-2 11 3 1 2,75 25 3,38 3,47 3,31

Coğrafya-2 11 5 3 4,25 39 2,13 1,69 1,83

Felsefe 6 0 2 -0,50 -8 0,41 0,62 0,44

Felsefe Grubu 6 0 2 -0,50 -8 0,14 0,06 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 2,64 2,33 2,41

Sosyal-2 40 12 9 9,75 24 8,71 8,18 8,29

Matematik-2 40 1 1 0,75 2 1,19 1,26 6,84

Toplam: 280 54 53 40,75 15 46,53 45,16 62,70

Edebiyat-Sosyal-1 dbCdDaC   aed  bCc Eb cDBDDdCdaEb d BecE

Cevap Anahtarı B EACCDBCBDDEBCEBDCAAEEDADBDDACECECBBABABE

Sosyal-2  Ca    DB  d DEBACdc   d e  db    A eECC

Cevap Anahtarı B ACEBCDEDBCBCBDEBACEDEABADAEDBACBDDADBECC

Matematik b                                 D     

Cevap Anahtarı B EDCCADEADACCBEDEBCABCABEDBCADEDCBEDCBBAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 18 33

Edebiyat 24 6 11 25

24 6 11 25

Tarih-1 10 5 4 50

10 5 4 50

Coğrafya-1 6 2 3 33

6 2 3 33

Sosyal-2 40 12 9 30

Tarih-2 11 3 1 27

11 3 1 27

Coğrafya-2 11 5 3 45

11 5 3 45

Felsefe 6 0 2 0

6 0 2 0

Felsefe Grubu 6 0 2 0

6 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 67

6 4 1 67

Matematik 40 1 1 3

Matematik-2 40 1 1 3

40 1 1 3



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 2. OTURUM - YKS 02 (OJ03-SS.28YKS02)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF MEMİŞOĞLU 155 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
211,935 195,920 5 12 24 24 1899

Puanı Hesaplanan: 49 142 142 5564

SAY
124,610 197,460 9 30 75 75 5702

Puanı Hesaplanan: 38 100 100 6120

EA
190,195 195,050 8 18 38 38 3841

Puanı Hesaplanan: 54 155 155 8031

Katılımlar: 19 57 170 170 9140

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 15 16,25 41

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

Matematik-1 40 1 3 0,25 1

Fizik 7 1 0 1,00 14

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4

Edebiyat 24 8 8 6,00 25 5,05 4,64 6,52

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 3,72 3,77 4,02

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 1,51 1,28 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 13 12,75 32 10,29 9,69 12,10

Tarih-2 11 5 3 4,25 39 3,38 3,47 3,31

Coğrafya-2 11 4 4 3,00 27 2,13 1,69 1,83

Felsefe 6 1 3 0,25 4 0,41 0,62 0,44

Felsefe Grubu 6 0 2 -0,50 -8 0,14 0,06 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 2,64 2,33 2,41

Sosyal-2 40 14 12 11,00 28 8,71 8,18 8,29

Matematik-2 40 1 2 0,50 1 1,19 1,26 6,84

Toplam: 280 64 49 51,75 18 46,53 45,16 62,70

Edebiyat-Sosyal-1 eEAD DaCe    CAcbb  d EbCECE  DddD EebaA

Cevap Anahtarı A CEADCDBCDBEBDCADADEBCAEECECECBDABDBEBABA

Sosyal-2 abBD D C BbEcaAa   DcBAc ce e  d  C AD E

Cevap Anahtarı A BCBDEDACEBCEDCACEABDEBADBEBADBDACDCCADBE

Matematik                  c  c      C            

Cevap Anahtarı A BEDBABCAADEAEBCDAECCDCCBEDDCBBAADEDCBECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
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60

80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 13 40

Edebiyat 24 8 8 33

24 8 8 33

Tarih-1 10 6 2 60

10 6 2 60

Coğrafya-1 6 2 3 33

6 2 3 33

Sosyal-2 40 14 12 35

Tarih-2 11 5 3 45

11 5 3 45

Coğrafya-2 11 4 4 36

11 4 4 36

Felsefe 6 1 3 17

6 1 3 17

Felsefe Grubu 6 0 2 0

6 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 67

6 4 0 67

Matematik 40 1 2 3

Matematik-2 40 1 2 3

40 1 2 3



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 2. OTURUM - YKS 02 (OJ03-SS.28YKS02)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE GİZEM ÇİÇEK 157 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
186,918 197,460 1 1 6 6 2560

Puanı Hesaplanan: 38 100 100 6120

EA
128,240 195,050 10 49 128 128 7674

Puanı Hesaplanan: 54 155 155 8031

Katılımlar: 14 57 170 170 9140

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 21 12,75 32

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 1 3 0,25 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

Matematik-1 40 3 4 2,00 5

Fizik 7 1 5 -0,25 -4

Kimya 7 1 2 0,50 7

Biyoloji 6 2 4 1,00 17

Matematik-2 40 4 3 3,25 8 2,38 1,26 6,84

Fizik 14 3 6 1,50 11 -0,08 -0,19 1,99

Kimya 13 4 1 3,75 29 1,75 0,84 2,92

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 2,31 1,32 3,82

Fen Bilimleri 40 14 11 11,25 28 3,98 1,97 8,73

Toplam: 280 53 56 39,00 14 38,89 45,16 62,70

Matematik EeaCc     CC                            

Cevap Anahtarı B EDCCADEADACCBEDEBCABCABEDBCADEDCBEDCBBAA

Fen Bilimleri EDbAeece   d      Dd   EDD ECE BAdaeEc C

Cevap Anahtarı B EDAACDAACBBEBEBCBADBCAEEDDEECEBBAADCEAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 4 3 10

Matematik-2 40 4 3 10

40 4 3 10

Fen Bilimleri 40 14 11 35

Fizik 14 3 6 21

14 3 6 21

Kimya 13 4 1 31

13 4 1 31

Biyoloji 13 7 4 54

13 7 4 54



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 2. OTURUM - YKS 02 (OJ03-SS.28YKS02)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAN ÇEPNİ 20 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
134,360 197,460 11 18 56 56 5131

Puanı Hesaplanan: 38 100 100 6120

EA
128,088 195,050 11 50 129 129 7681

Puanı Hesaplanan: 54 155 155 8031

Katılımlar: 14 57 170 170 9140

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 8 13,00 33

Tarih-1 5 2 1 1,75 35

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

Matematik-1 40 3 2 2,50 6

Fizik 7 2 3 1,25 18

Kimya 7 3 3 2,25 32

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

Matematik-2 40 2 1 1,75 4 2,38 1,26 6,84

Fizik 14 0 6 -1,50 -11 -0,08 -0,19 1,99

Kimya 13 2 1 1,75 13 1,75 0,84 2,92

Biyoloji 13 2 4 1,00 8 2,31 1,32 3,82

Fen Bilimleri 40 4 11 1,25 3 3,98 1,97 8,73

Toplam: 280 39 31 31,25 11 38,89 45,16 62,70

Matematik                   C D     a             

Cevap Anahtarı A BEDBABCAADEAEBCDAECCDCCBEDDCBBAADEDCBECA

Fen Bilimleri ea bdd    c   E          Dd  a eEa E d  

Cevap Anahtarı A DEACEBECBBADAAEDDECBABCAEDBEADACECBEACBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 2 1 5

Matematik-2 40 2 1 5

40 2 1 5

Fen Bilimleri 40 4 11 10

Fizik 14 0 6 0

14 0 6 0

Kimya 13 2 1 15

13 2 1 15

Biyoloji 13 2 4 15

13 2 4 15



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 2. OTURUM - YKS 02 (OJ03-SS.28YKS02)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELÇİN ÖNDER 190 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
134,380 197,460 10 17 55 55 5130

Puanı Hesaplanan: 38 100 100 6120

EA
140,270 195,050 9 46 103 103 7022

Puanı Hesaplanan: 54 155 155 8031

Katılımlar: 14 57 170 170 9140

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55

Tarih-1 5 2 1 1,75 35

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

Matematik-1 40 9 5 7,75 19

Fizik 7 2 3 1,25 18

Kimya 7 3 3 2,25 32

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

Edebiyat 24 0 1 -0,25 -1 2,31 4,64 6,52

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,86 3,77 4,02

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,42 1,28 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 0 1 -0,25 -1 4,58 9,69 12,10

Matematik-2 40 3 2 2,50 6 2,38 1,26 6,84

Fizik 14 3 11 0,25 2 -0,08 -0,19 1,99

Kimya 13 0 13 -3,25 -25 1,75 0,84 2,92

Biyoloji 13 4 9 1,75 13 2,31 1,32 3,82

Fen Bilimleri 40 7 33 -1,25 -3 3,98 1,97 8,73

Toplam: 280 59 68 42,00 15 38,89 45,16 62,70

Edebiyat-Sosyal-1                    b                    

Cevap Anahtarı B EACCDBCBDDEBCEBDCAAEEDADBDDACECECBBABABE

Matematik E      b eC      C                      

Cevap Anahtarı B EDCCADEADACCBEDEBCABCABEDBCADEDCBEDCBBAA

Fen Bilimleri EbccaDdbbacbeEdaccbdeedccaddbEBebcedEAde

Cevap Anahtarı B EDAACDAACBBEBEBCBADBCAEEDDEECEBBAADCEAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 0 1 0

Edebiyat 24 0 1 0

24 0 1 0

Tarih-1 10 0 0 0

10 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

6 0 0 0

Matematik 40 3 2 8

Matematik-2 40 3 2 8

40 3 2 8

Fen Bilimleri 40 7 33 18

Fizik 14 3 11 21

14 3 11 21

Kimya 13 0 13 0

13 0 13 0

Biyoloji 13 4 9 31

13 4 9 31



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 2. OTURUM - YKS 02 (OJ03-SS.28YKS02)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDOĞAN ŞİMŞEK 41 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
128,710 195,920 7 47 117 117 5172

Puanı Hesaplanan: 49 142 142 5564

SAY
145,940 197,460 7 9 36 36 4215

Puanı Hesaplanan: 38 100 100 6120

EA
154,805 195,050 5 37 80 80 5964

Puanı Hesaplanan: 54 155 155 8031

Katılımlar: 14 57 170 170 9140

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 5 6,75 17

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

Matematik-1 40 4 4 3,00 8

Fizik 7 1 3 0,25 4

Kimya 7 2 3 1,25 18

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

Edebiyat 24 2 1 1,75 7 2,31 4,64 6,52

Tarih-1 10 0 1 -0,25 -3 1,86 3,77 4,02

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 0,42 1,28 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 3 5,25 13 4,58 9,69 12,10

Matematik-2 40 4 1 3,75 9 2,38 1,26 6,84

Fizik 14 1 4 0,00 0 -0,08 -0,19 1,99

Kimya 13 2 1 1,75 13 1,75 0,84 2,92

Biyoloji 13 3 5 1,75 13 2,31 1,32 3,82

Fen Bilimleri 40 6 10 3,50 9 3,98 1,97 8,73

Toplam: 280 44 35 35,25 13 38,89 45,16 62,70

Edebiyat-Sosyal-1 C Ae                            a  EBABe

Cevap Anahtarı A CEADCDBCDBEBDCADADEBCAEECECECBDABDBEBABA

Matematik                 bE        DC   A        

Cevap Anahtarı A BEDBABCAADEAEBCDAECCDCCBEDDCBBAADEDCBECA

Fen Bilimleri     adaC  c   EcD            a CaeBEee  

Cevap Anahtarı A DEACEBECBBADAAEDDECBABCAEDBEADACECBEACBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 3 15

Edebiyat 24 2 1 8

24 2 1 8

Tarih-1 10 0 1 0

10 0 1 0

Coğrafya-1 6 4 1 67

6 4 1 67

Matematik 40 4 1 10

Matematik-2 40 4 1 10

40 4 1 10

Fen Bilimleri 40 6 10 15

Fizik 14 1 4 7

14 1 4 7

Kimya 13 2 1 15

13 2 1 15

Biyoloji 13 3 5 23

13 3 5 23



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 2. OTURUM - YKS 02 (OJ03-SS.28YKS02)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA KARADENİZ 150 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
168,740 195,920 1 32 65 65 3621

Puanı Hesaplanan: 49 142 142 5564

SAY
144,265 197,460 8 10 37 37 4309

Puanı Hesaplanan: 38 100 100 6120

EA
177,270 195,050 1 24 50 50 4569

Puanı Hesaplanan: 54 155 155 8031

Katılımlar: 14 57 170 170 9140

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 19 9,25 23

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

Matematik-1 40 4 11 1,25 3

Fizik 7 1 4 0,00 0

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

Edebiyat 24 6 4 5,00 21 2,31 4,64 6,52

Tarih-1 10 5 0 5,00 50 1,86 3,77 4,02

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 0,42 1,28 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 5 10,75 27 4,58 9,69 12,10

Tarih-2 11 4 2 3,50 32 2,42 3,47 3,31

Coğrafya-2 11 1 2 0,50 5 0,33 1,69 1,83

Felsefe 6 0 3 -0,75 -13 -0,08 0,62 0,44

Felsefe Grubu 6 0 1 -0,25 -4 0,00 0,06 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 1,50 25 1,29 2,33 2,41

Sosyal-2 40 7 10 4,50 11 3,96 8,18 8,29

Matematik-2 40 3 6 1,50 4 2,38 1,26 6,84

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 -0,08 -0,19 1,99

Kimya 13 2 3 1,25 10 1,75 0,84 2,92

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 2,31 1,32 3,82

Fen Bilimleri 40 7 11 4,25 11 3,98 1,97 8,73

Toplam: 280 62 76 43,00 15 38,89 45,16 62,70

Edebiyat-Sosyal-1 CceD D C     C  b   C a C CE    BD   Ac 

Cevap Anahtarı A CEADCDBCDBEBDCADADEBCAEECECECBDABDBEBABA

Sosyal-2 BbBD  bC   Ec  a       e be    b    AaaE

Cevap Anahtarı A BCBDEDACEBCEDCACEABDEBADBEBADBDACDCCADBE

Matematik               C Acb     dDe c d         

Cevap Anahtarı A BEDBABCAADEAEBCDAECCDCCBEDDCBBAADEDCBECA

Fen Bilimleri      d        ED   aee     a aeCdaBEceBA

Cevap Anahtarı A DEACEBECBBADAAEDDECBABCAEDBEADACECBEACBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
20
40
60
80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 5 30

Edebiyat 24 6 4 25

24 6 4 25

Tarih-1 10 5 0 50

10 5 0 50

Coğrafya-1 6 1 1 17

6 1 1 17

Sosyal-2 40 7 10 18

Tarih-2 11 4 2 36

11 4 2 36

Coğrafya-2 11 1 2 9

11 1 2 9

Felsefe 6 0 3 0

6 0 3 0

Felsefe Grubu 6 0 1 0

6 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 33

6 2 2 33

Matematik 40 3 6 8

Matematik-2 40 3 6 8

40 3 6 8

Fen Bilimleri 40 7 11 18

Fizik 14 0 1 0

14 0 1 0

Kimya 13 2 3 15

13 2 3 15

Biyoloji 13 5 7 38

13 5 7 38



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 2. OTURUM - YKS 02 (OJ03-SS.28YKS02)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM ALTUNKAYAGS 98 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
141,253 195,920 5 44 98 98 4698

Puanı Hesaplanan: 49 142 142 5564

SAY
168,338 197,460 4 4 14 14 3086

Puanı Hesaplanan: 38 100 100 6120

EA
153,910 195,050 6 38 81 81 6020

Puanı Hesaplanan: 54 155 155 8031

Katılımlar: 14 57 170 170 9140

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 7 13,25 33

Tarih-1 5 2 0 2,00 40

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

Matematik-1 40 6 2 5,50 14

Fizik 7 2 1 1,75 25

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 4 0 4,00 67

Edebiyat 24 4 0 4,00 17 2,31 4,64 6,52

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,86 3,77 4,02

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,42 1,28 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 4 0 4,00 10 4,58 9,69 12,10

Tarih-2 11 2 0 2,00 18 2,42 3,47 3,31

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,33 1,69 1,83

Felsefe 6 0 0 0,00 0 -0,08 0,62 0,44

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,06 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,29 2,33 2,41

Sosyal-2 40 2 0 2,00 5 3,96 8,18 8,29

Matematik-2 40 2 1 1,75 4 2,38 1,26 6,84

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 -0,08 -0,19 1,99

Kimya 13 3 2 2,50 19 1,75 0,84 2,92

Biyoloji 13 5 2 4,50 35 2,31 1,32 3,82

Fen Bilimleri 40 8 5 6,75 17 3,98 1,97 8,73

Toplam: 280 53 18 48,50 17 38,89 45,16 62,70

Edebiyat-Sosyal-1 EACC                                    

Cevap Anahtarı B EACCDBCBDDEBCEBDCAAEEDADBDDACECECBBABABE

Sosyal-2  C      B                               

Cevap Anahtarı B ACEBCDEDBCBCBDEBACEDEABADAEDBACBDDADBECC

Matematik E         C    b                        

Cevap Anahtarı B EDCCADEADACCBEDEBCABCABEDBCADEDCBEDCBBAA

Fen Bilimleri             d    bDc   ED  EC     aCE cC

Cevap Anahtarı B EDAACDAACBBEBEBCBADBCAEEDDEECEBBAADCEAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
20
40
60
80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 4 0 10

Edebiyat 24 4 0 17

24 4 0 17

Tarih-1 10 0 0 0

10 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

6 0 0 0

Sosyal-2 40 2 0 5

Tarih-2 11 2 0 18

11 2 0 18

Coğrafya-2 11 0 0 0

11 0 0 0

Felsefe 6 0 0 0

6 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

6 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

6 0 0 0

Matematik 40 2 1 5

Matematik-2 40 2 1 5

40 2 1 5

Fen Bilimleri 40 8 5 20

Fizik 14 0 1 0

14 0 1 0

Kimya 13 3 2 23

13 3 2 23

Biyoloji 13 5 2 38

13 5 2 38



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 2. OTURUM - YKS 02 (OJ03-SS.28YKS02)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM DELİMEHMET 210 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
151,133 195,920 4 40 82 82 4301

Puanı Hesaplanan: 49 142 142 5564

SAY
136,938 197,460 9 14 50 50 4929

Puanı Hesaplanan: 38 100 100 6120

EA
153,440 195,050 7 39 82 82 6053

Puanı Hesaplanan: 54 155 155 8031

Katılımlar: 14 57 170 170 9140

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5

Felsefe 5 1 2 0,50 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

Matematik-1 40 2 9 -0,25 -1

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 3 1 2,75 46

Edebiyat 24 6 4 5,00 21 2,31 4,64 6,52

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 1,86 3,77 4,02

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,42 1,28 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 4 6,00 15 4,58 9,69 12,10

Tarih-2 11 2 1 1,75 16 2,42 3,47 3,31

Coğrafya-2 11 1 0 1,00 9 0,33 1,69 1,83

Felsefe 6 0 2 -0,50 -8 -0,08 0,62 0,44

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,06 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 1,50 25 1,29 2,33 2,41

Sosyal-2 40 5 5 3,75 9 3,96 8,18 8,29

Matematik-2 40 3 8 1,00 3 2,38 1,26 6,84

Fizik 14 1 4 0,00 0 -0,08 -0,19 1,99

Kimya 13 1 0 1,00 8 1,75 0,84 2,92

Biyoloji 13 3 5 1,75 13 2,31 1,32 3,82

Fen Bilimleri 40 5 9 2,75 7 3,98 1,97 8,73

Toplam: 280 53 61 37,75 13 38,89 45,16 62,70

Edebiyat-Sosyal-1 baAD D d     CAb D      C               

Cevap Anahtarı A CEADCDBCDBEBDCADADEBCAEECECECBDABDBEBABA

Sosyal-2 B      Ca  E              ee      eaA  E

Cevap Anahtarı A BCBDEDACEBCEDCACEABDEBADBEBADBDACDCCADBE

Matematik         A     e ecb    a  aC ab       C 

Cevap Anahtarı A BEDBABCAADEAEBCDAECCDCCBEDDCBBAADEDCBECA

Fen Bilimleri e  aad    A   E            b a C aaE d A

Cevap Anahtarı A DEACEBECBBADAAEDDECBABCAEDBEADACECBEACBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
20
40
60
80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 4 18

Edebiyat 24 6 4 25

24 6 4 25

Tarih-1 10 1 0 10

10 1 0 10

Coğrafya-1 6 0 0 0

6 0 0 0

Sosyal-2 40 5 5 13

Tarih-2 11 2 1 18

11 2 1 18

Coğrafya-2 11 1 0 9

11 1 0 9

Felsefe 6 0 2 0

6 0 2 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

6 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 33

6 2 2 33

Matematik 40 3 8 8

Matematik-2 40 3 8 8

40 3 8 8

Fen Bilimleri 40 5 9 13

Fizik 14 1 4 7

14 1 4 7

Kimya 13 1 0 8

13 1 0 8

Biyoloji 13 3 5 23

13 3 5 23



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 2. OTURUM - YKS 02 (OJ03-SS.28YKS02)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM GERDAN 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
125,755 195,920 8 49 121 121 5245

Puanı Hesaplanan: 49 142 142 5564

SAY
185,650 197,460 2 2 7 7 2585

Puanı Hesaplanan: 38 100 100 6120

EA
156,345 195,050 3 35 76 76 5853

Puanı Hesaplanan: 54 155 155 8031

Katılımlar: 14 57 170 170 9140

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 9 10,75 27

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60

Felsefe 5 2 0 2,00 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

Matematik-1 40 14 2 13,50 34

Fizik 7 0 2 -0,50 -7

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

Edebiyat 24 0 1 -0,25 -1 2,31 4,64 6,52

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 1,86 3,77 4,02

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,42 1,28 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 1 0,75 2 4,58 9,69 12,10

Matematik-2 40 8 5 6,75 17 2,38 1,26 6,84

Fizik 14 0 0 0,00 0 -0,08 -0,19 1,99

Kimya 13 3 2 2,50 19 1,75 0,84 2,92

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 2,31 1,32 3,82

Fen Bilimleri 40 8 6 6,50 16 3,98 1,97 8,73

Toplam: 280 63 29 55,75 20 38,89 45,16 62,70

Edebiyat-Sosyal-1                       b B               

Cevap Anahtarı B EACCDBCBDDEBCEBDCAAEEDADBDDACECECBBABABE

Matematik Ee Cc     CC    eeA               DC  Ae

Cevap Anahtarı B EDCCADEADACCBEDEBCABCABEDBCADEDCBEDCBBAA

Fen Bilimleri                 dA  e  ED  EeEa   abEA C

Cevap Anahtarı B EDAACDAACBBEBEBCBADBCAEEDDEECEBBAADCEAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
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40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 1 3

Edebiyat 24 0 1 0

24 0 1 0

Tarih-1 10 1 0 10

10 1 0 10

Coğrafya-1 6 0 0 0

6 0 0 0

Matematik 40 8 5 20

Matematik-2 40 8 5 20

40 8 5 20

Fen Bilimleri 40 8 6 20

Fizik 14 0 0 0

14 0 0 0

Kimya 13 3 2 23

13 3 2 23

Biyoloji 13 5 4 38

13 5 4 38



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 2. OTURUM - YKS 02 (OJ03-SS.28YKS02)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMETCAN ŞAHİN 124 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
146,925 197,460 6 8 33 33 4150

Puanı Hesaplanan: 38 100 100 6120

EA
144,973 195,050 8 44 97 97 6692

Puanı Hesaplanan: 54 155 155 8031

Katılımlar: 14 57 170 170 9140

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

Matematik-1 40 4 5 2,75 7

Fizik 7 1 0 1,00 14

Kimya 7 5 1 4,75 68

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

Matematik-2 40 2 0 2,00 5 2,38 1,26 6,84

Fizik 14 0 3 -0,75 -5 -0,08 -0,19 1,99

Kimya 13 2 3 1,25 10 1,75 0,84 2,92

Biyoloji 13 2 8 0,00 0 2,31 1,32 3,82

Fen Bilimleri 40 4 14 0,50 1 3,98 1,97 8,73

Toplam: 280 58 34 49,50 18 38,89 45,16 62,70

Matematik  D        C                             

Cevap Anahtarı B EDCCADEADACCBEDEBCABCABEDBCADEDCBEDCBBAA

Fen Bilimleri a   b       d  d  Dd   Eb  Ea   ddedEbce

Cevap Anahtarı B EDAACDAACBBEBEBCBADBCAEEDDEECEBBAADCEAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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80

MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 2 0 5

Matematik-2 40 2 0 5

40 2 0 5

Fen Bilimleri 40 4 14 10

Fizik 14 0 3 0

14 0 3 0

Kimya 13 2 3 15

13 2 3 15

Biyoloji 13 2 8 15

13 2 8 15



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 2. OTURUM - YKS 02 (OJ03-SS.28YKS02)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ÖZKAZAN Ç 118 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
155,223 195,920 3 38 77 77 4134

Puanı Hesaplanan: 49 142 142 5564

SAY
151,975 197,460 5 5 23 23 3834

Puanı Hesaplanan: 38 100 100 6120

EA
163,485 195,050 2 32 66 66 5429

Puanı Hesaplanan: 54 155 155 8031

Katılımlar: 14 57 170 170 9140

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 11 14,25 36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

Matematik-1 40 4 6 2,50 6

Fizik 7 1 3 0,25 4

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 2 1 1,75 29

Edebiyat 24 0 0 0,00 0 2,31 4,64 6,52

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 1,86 3,77 4,02

Coğrafya-1 6 0 2 -0,50 -8 0,42 1,28 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 4 6,00 15 4,58 9,69 12,10

Tarih-2 11 4 3 3,25 30 2,42 3,47 3,31

Coğrafya-2 11 0 1 -0,25 -2 0,33 1,69 1,83

Felsefe 6 0 0 0,00 0 -0,08 0,62 0,44

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,00 0,06 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 0,75 13 1,29 2,33 2,41

Sosyal-2 40 5 5 3,75 9 3,96 8,18 8,29

Matematik-2 40 3 2 2,50 6 2,38 1,26 6,84

Fizik 14 1 2 0,50 4 -0,08 -0,19 1,99

Kimya 13 2 1 1,75 13 1,75 0,84 2,92

Biyoloji 13 3 6 1,50 12 2,31 1,32 3,82

Fen Bilimleri 40 6 9 3,75 9 3,98 1,97 8,73

Toplam: 280 58 42 47,50 17 38,89 45,16 62,70

Edebiyat-Sosyal-1                         BDDceECEC eb    

Cevap Anahtarı B EACCDBCBDDEBCEBDCAAEEDADBDDACECECBBABABE

Sosyal-2  C abD  BCa   a                     eE  

Cevap Anahtarı B ACEBCDEDBCBCBDEBACEDEABADAEDBACBDDADBECC

Matematik E       DbC      e                      

Cevap Anahtarı B EDCCADEADACCBEDEBCABCABEDBCADEDCBEDCBBAA

Fen Bilimleri      ec C       B      b D  aE   caCaeAe

Cevap Anahtarı B EDAACDAACBBEBEBCBADBCAEEDDEECEBBAADCEAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
20
40
60
80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 4 18

Edebiyat 24 0 0 0

24 0 0 0

Tarih-1 10 7 2 70

10 7 2 70

Coğrafya-1 6 0 2 0

6 0 2 0

Sosyal-2 40 5 5 13

Tarih-2 11 4 3 36

11 4 3 36

Coğrafya-2 11 0 1 0

11 0 1 0

Felsefe 6 0 0 0

6 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

6 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 17

6 1 1 17

Matematik 40 3 2 8

Matematik-2 40 3 2 8

40 3 2 8

Fen Bilimleri 40 6 9 15

Fizik 14 1 2 7

14 1 2 7

Kimya 13 2 1 15

13 2 1 15

Biyoloji 13 3 6 23

13 3 6 23



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 2. OTURUM - YKS 02 (OJ03-SS.28YKS02)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGE AYDIN 162 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
161,560 195,920 2 36 69 69 3889

Puanı Hesaplanan: 49 142 142 5564

SAY
132,030 197,460 12 19 59 59 5295

Puanı Hesaplanan: 38 100 100 6120

EA
155,368 195,050 4 36 79 79 5931

Puanı Hesaplanan: 54 155 155 8031

Katılımlar: 14 57 170 170 9140

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 17 13,75 34

Tarih-1 5 4 0 4,00 80

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

Matematik-1 40 3 5 1,75 4

Fizik 7 1 6 -0,50 -7

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

Edebiyat 24 4 5 2,75 11 2,31 4,64 6,52

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 1,86 3,77 4,02

Coğrafya-1 6 0 1 -0,25 -4 0,42 1,28 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 8 5,00 13 4,58 9,69 12,10

Tarih-2 11 1 0 1,00 9 2,42 3,47 3,31

Coğrafya-2 11 1 1 0,75 7 0,33 1,69 1,83

Felsefe 6 1 1 0,75 13 -0,08 0,62 0,44

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 0,00 0,06 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 1,29 2,33 2,41

Sosyal-2 40 7 4 6,00 15 3,96 8,18 8,29

Matematik-2 40 4 4 3,00 8 2,38 1,26 6,84

Fizik 14 1 6 -0,50 -4 -0,08 -0,19 1,99

Kimya 13 2 4 1,00 8 1,75 0,84 2,92

Biyoloji 13 2 8 0,00 0 2,31 1,32 3,82

Fen Bilimleri 40 5 18 0,50 1 3,98 1,97 8,73

Toplam: 280 59 70 41,50 15 38,89 45,16 62,70

Edebiyat-Sosyal-1 badD   C   B  A b    e  C  d   ABe d    

Cevap Anahtarı A CEADCDBCDBEBDCADADEBCAEECECECBDABDBEBABA

Sosyal-2        C   a         B   Ee   Db  b AD E

Cevap Anahtarı A BCBDEDACEBCEDCACEABDEBADBEBADBDACDCCADBE

Matematik               ebAECCea                  

Cevap Anahtarı A BEDBABCAADEAEBCDAECCDCCBEDDCBBAADEDCBECA

Fen Bilimleri eE a da   d d ED   c c d e Eda Cdedbeb  

Cevap Anahtarı A DEACEBECBBADAAEDDECBABCAEDBEADACECBEACBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 8 18

Edebiyat 24 4 5 17

24 4 5 17

Tarih-1 10 3 2 30

10 3 2 30

Coğrafya-1 6 0 1 0

6 0 1 0

Sosyal-2 40 7 4 18

Tarih-2 11 1 0 9

11 1 0 9

Coğrafya-2 11 1 1 9

11 1 1 9

Felsefe 6 1 1 17

6 1 1 17

Felsefe Grubu 6 1 1 17

6 1 1 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 50

6 3 1 50

Matematik 40 4 4 10

Matematik-2 40 4 4 10

40 4 4 10

Fen Bilimleri 40 5 18 13

Fizik 14 1 6 7

14 1 6 7

Kimya 13 2 4 15

13 2 4 15

Biyoloji 13 2 8 15

13 2 8 15



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 2. OTURUM - YKS 02 (OJ03-SS.28YKS02)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAADET SARIOĞLU 189 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
137,198 195,920 6 45 102 102 4843

Puanı Hesaplanan: 49 142 142 5564

SAY
122,683 197,460 13 32 78 78 5773

Puanı Hesaplanan: 38 100 100 6120

EA
125,958 195,050 12 52 133 133 7747

Puanı Hesaplanan: 54 155 155 8031

Katılımlar: 14 57 170 170 9140

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 17 8,75 22

Tarih-1 5 1 1 0,75 15

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

Matematik-1 40 1 7 -0,75 -2

Fizik 7 0 7 -1,75 -25

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 1 1 0,75 13

Edebiyat 24 4 5 2,75 11 2,31 4,64 6,52

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 1,86 3,77 4,02

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,42 1,28 1,56

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 5 3,75 9 4,58 9,69 12,10

Tarih-2 11 3 0 3,00 27 2,42 3,47 3,31

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,33 1,69 1,83

Felsefe 6 0 0 0,00 0 -0,08 0,62 0,44

Felsefe Grubu 6 0 2 -0,50 -8 0,00 0,06 0,31

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 1,25 21 1,29 2,33 2,41

Sosyal-2 40 5 5 3,75 9 3,96 8,18 8,29

Matematik-2 40 0 4 -1,00 -3 2,38 1,26 6,84

Fizik 14 0 3 -0,75 -5 -0,08 -0,19 1,99

Kimya 13 4 1 3,75 29 1,75 0,84 2,92

Biyoloji 13 2 8 0,00 0 2,31 1,32 3,82

Fen Bilimleri 40 6 12 3,00 8 3,98 1,97 8,73

Toplam: 280 36 63 20,25 7 38,89 45,16 62,70

Edebiyat-Sosyal-1 dAC eaC De         b        C           

Cevap Anahtarı B EACCDBCBDDEBCEBDCAAEEDADBDDACECECBBABABE

Sosyal-2  C   D  B                   ed    A eEae

Cevap Anahtarı B ACEBCDEDBCBCBDEBACEDEABADAEDBACBDDADBECC

Matematik c         b   a                      a  

Cevap Anahtarı B EDCCADEADACCBEDEBCABCABEDBCADEDCBEDCBBAA

Fen Bilimleri           a ac  B      EDeEda e AcaeEc e

Cevap Anahtarı B EDAACDAACBBEBEBCBADBCAEEDDEECEBBAADCEAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 5 13

Edebiyat 24 4 5 17

24 4 5 17

Tarih-1 10 1 0 10

10 1 0 10

Coğrafya-1 6 0 0 0

6 0 0 0

Sosyal-2 40 5 5 13

Tarih-2 11 3 0 27

11 3 0 27

Coğrafya-2 11 0 0 0

11 0 0 0

Felsefe 6 0 0 0

6 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 2 0

6 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 33

6 2 3 33

Matematik 40 0 4 0

Matematik-2 40 0 4 0

40 0 4 0

Fen Bilimleri 40 6 12 15

Fizik 14 0 3 0

14 0 3 0

Kimya 13 4 1 31

13 4 1 31

Biyoloji 13 2 8 15

13 2 8 15



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 2. OTURUM - YKS 02 (OJ03-SS.28YKS02)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEDANUR ALBAY 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 14 57 170 170 9140

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 8 12,00 30

Tarih-1 5 0 0 0,00 0

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40

Matematik-1 40 4 3 3,25 8

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 3 1 2,75 46

Toplam: 280 26 15 22,25 8 38,89 45,16 62,70

Soru No



SINAV SONUÇ BELGESİ İNCİ YKS 2. OTURUM - YKS 02 (OJ03-SS.28YKS02)

ARTVİN / ARHAVİ / HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMRA ÇELİK 151 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
169,120 197,460 3 3 13 13 3060

Puanı Hesaplanan: 38 100 100 6120

EA
122,090 195,050 13 54 140 140 7829

Puanı Hesaplanan: 54 155 155 8031

Katılımlar: 14 57 170 170 9140

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 17 10,75 27

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

Matematik-1 40 3 3 2,25 6

Fizik 7 0 6 -1,50 -21

Kimya 7 2 2 1,50 21

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4

Matematik-2 40 3 3 2,25 6 2,38 1,26 6,84

Fizik 14 2 5 0,75 5 -0,08 -0,19 1,99

Kimya 13 4 1 3,75 29 1,75 0,84 2,92

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 2,31 1,32 3,82

Fen Bilimleri 40 12 12 9,00 23 3,98 1,97 8,73

Toplam: 280 44 52 31,00 11 38,89 45,16 62,70

Matematik         c        ECCea                  

Cevap Anahtarı A BEDBABCAADEAEBCDAECCDCCBEDDCBBAADEDCBECA

Fen Bilimleri eE Cdc    c  dEDD        Ddbda CECdEceBA

Cevap Anahtarı A DEACEBECBBADAAEDDECBABCAEDBEADACECBEACBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 3 3 8

Matematik-2 40 3 3 8

40 3 3 8

Fen Bilimleri 40 12 12 30

Fizik 14 2 5 14

14 2 5 14

Kimya 13 4 1 31

13 4 1 31

Biyoloji 13 6 6 46

13 6 6 46
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