
12 SINIFI TYT NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ARTVİN ARHAVİ HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 02 (OJ03-SS.28TYT02) 57 176 176 16650

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,99 12,06 19,98 3,04 0,99 2,80 2,09 1,22 1,78 1,36 1,16 1,07 3,69 0,64 3,53 10,39 5,19 9,09 1,23 1,86 0,76 2,72 1,30 2,39 2,34 1,00 2,09 49,85 25,42 43,49 235,980

Okul Ortalaması 19,86 13,74 16,43 2,74 1,33 2,40 2,00 1,16 1,71 1,00 1,02 0,75 3,05 1,21 2,75 2,14 3,09 1,37 0,46 1,71 0,03 1,33 0,75 1,15 1,15 0,85 0,93 33,73 24,86 27,52 186,610

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 72 MERT TORLAK 12 22 11 19,25 3 1 2,75 3 2 2,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 30 19 25,25 179,880 11827

2 117 KEMAL GEZER 12 12 12 9,00 2 3 1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 22 30 14,50 145,955 14121
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12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ARTVİN ARHAVİ HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 02 (OJ03-SS.28TYT02) 57 176 176 16650

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,99 12,06 19,98 3,04 0,99 2,80 2,09 1,22 1,78 1,36 1,16 1,07 3,69 0,64 3,53 10,39 5,19 9,09 1,23 1,86 0,76 2,72 1,30 2,39 2,34 1,00 2,09 49,85 25,42 43,49 235,980

Okul Ortalaması 19,86 13,74 16,43 2,74 1,33 2,40 2,00 1,16 1,71 1,00 1,02 0,75 3,05 1,21 2,75 2,14 3,09 1,37 0,46 1,71 0,03 1,33 0,75 1,15 1,15 0,85 0,93 33,73 24,86 27,52 186,610

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 127 KÜRŞAT BALT OĞLU 12A 32 6 30,50 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 0 4,00 6 6 4,50 2 0 2,00 55 15 51,25 264,948 4696

2 5 MERVE YILDIRIM 12A 33 6 31,50 4 0 4,00 2 1 1,75 1 2 0,50 4 1 3,75 2 2 1,50 46 12 43,00 237,295 6713

3 75 AZİZ GÜMÜŞ 12A 28 9 25,75 5 0 5,00 4 0 4,00 2 3 1,25 4 1 3,75 0 3 -0,75 2 0 2,00 1 0 1,00 46 16 42,00 232,273 7173

4 146 TUĞÇE YILMAZ 12A 30 8 28,00 2 2 1,50 2 0 2,00 3 0 3,00 1 1 0,75 5 2 4,50 43 13 39,75 228,718 7472

5 135 NUR ELA NUR TUZLU 12A 25 13 21,75 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 2 4 1,00 2 0 2,00 1 1 0,75 45 21 39,75 226,300 7676

6 98 GİZEM ALTUNKAYAGS 12A 15 7 13,25 2 0 2,00 4 0 4,00 6 2 5,50 2 1 1,75 4 2 3,50 4 0 4,00 37 12 34,00 208,968 9237

7 57 ONURCAN ORAL 12A 19 18 14,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 1 0 1,00 36 28 29,00 191,245 10858

8 153 DİLARA BIYIKLI 12A 24 16 20,00 4 1 3,75 2 2 1,50 1 3 0,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 35 26 28,50 189,785 10977

9 166 SERAY PEHLİVAN 12A 23 14 19,50 3 1 2,75 2 0 2,00 1 1 0,75 2 1 1,75 1 2 0,50 32 19 27,25 186,778 11257

10 174 ZEYNEP ERKAN 12A 21 17 16,75 3 2 2,50 2 1 1,75 1 2 0,50 3 1 2,75 3 2 2,50 33 25 26,75 186,430 11278

11 132 EDANUR GENÇOĞLU 12A 24 11 21,25 1 4 0,00 2 1 1,75 1 1 0,75 1 3 0,25 3 4 2,00 32 24 26,00 183,518 11519

12 129 FUNDA ŞEŞEN 12A 24 14 20,50 1 1 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 3 1,25 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 31 19 26,25 183,238 11555

13 58 CEYHUN KESİM 12A 21 16 17,00 2 3 1,25 3 1 2,75 1 4 0,00 4 1 3,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 33 28 26,00 183,100 11565

14 142 ŞEYMA KOSİF 12A 26 13 22,75 0 4 -1,00 2 3 1,25 1 0 1,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 31 22 25,50 180,648 11772

15 205 AYNUR ŞAHİN 12A 23 17 18,75 1 4 0,00 3 0 3,00 0 2 -0,50 3 2 2,50 1 1 0,75 31 26 24,50 178,128 11962

16 35 MELİS NUMANOĞLU 12A 23 16 19,00 2 3 1,25 2 2 1,50 1 2 0,50 2 3 1,25 1 2 0,50 31 28 24,00 176,370 12099

17 158 HAKAN DUYSAK 12A 16 17 11,75 3 1 2,75 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 28 24 22,00 169,963 12596

18 61 ALEYNA KURDOĞLU 12A 19 18 14,50 1 3 0,25 1 1 0,75 3 2 2,50 1 2 0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 28 26 21,50 167,730 12763

19 136 DİDEM DÖĞÜNCÜ 12A 15 22 9,50 1 2 0,50 1 0 1,00 2 2 1,50 1 3 0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 22 29 14,75 146,453 14093

20 179 DİLARA ÖNCEL 12A 15 21 9,75 1 2 0,50 2 1 1,75 2 0 2,00 2 3 1,25 1 7 -0,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 24 39 14,25 144,905 14181

21 70 ŞEBNEM SÖNMEZİÇ 12A 14 17 9,75 1 3 0,25 1 1 0,75 1 3 0,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 18 29 10,75 133,250 14756

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0
20
40
60
80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0
100
200
300
400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ARTVİN ARHAVİ HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 02 (OJ03-SS.28TYT02) 57 176 176 16650

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,99 12,06 19,98 3,04 0,99 2,80 2,09 1,22 1,78 1,36 1,16 1,07 3,69 0,64 3,53 10,39 5,19 9,09 1,23 1,86 0,76 2,72 1,30 2,39 2,34 1,00 2,09 49,85 25,42 43,49 235,980

Okul Ortalaması 19,86 13,74 16,43 2,74 1,33 2,40 2,00 1,16 1,71 1,00 1,02 0,75 3,05 1,21 2,75 2,14 3,09 1,37 0,46 1,71 0,03 1,33 0,75 1,15 1,15 0,85 0,93 33,73 24,86 27,52 186,610

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 67 MAKBULE ŞANLI 12B 26 12 23,00 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 2 1 1,75 44 16 40,00 225,780 7723

2 160 DERYA ŞAHİN 12B 27 10 24,50 3 2 2,50 3 0 3,00 2 0 2,00 4 1 3,75 2 1 1,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 42 15 38,25 222,328 8025

3 130 MAKBULE CANAN AKYÜZ 12B 26 12 23,00 4 1 3,75 3 2 2,50 2 0 2,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 1 0,75 42 20 37,00 216,640 8524

4 180 AYDIN ULAŞ ŞAHİN 12B 24 16 20,00 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 1 1,75 2 3 1,25 2 0 2,00 2 0 2,00 42 25 35,75 213,338 8813

5 54 AYŞEGÜL GÜLTEKİN 12B 23 17 18,75 5 0 5,00 1 4 0,00 3 1 2,75 5 0 5,00 0 3 -0,75 3 1 2,75 1 0 1,00 2 2 1,50 43 28 36,00 212,733 8873

6 105 OKAN AYDIN 12B 21 18 16,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 4 2,00 0 2 -0,50 2 0 2,00 2 0 2,00 40 30 32,50 203,640 9710

7 116 PINAR HALİL 12B 24 15 20,25 2 1 1,75 2 0 2,00 1 0 1,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 34 20 29,00 191,588 10821

8 155 YUSUF MEMİŞOĞLU 12B 20 15 16,25 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 1 3 0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 33 22 27,50 187,393 11206

9 33 FURKAN AKKAYA 12B 21 14 17,50 5 0 5,00 3 2 2,50 1 2 0,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 33 22 27,50 187,120 11233

10 143 ABDULKERİM AĞDUMAN 12B 21 11 18,25 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 1 3 0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 32 19 27,25 186,560 11268

11 114 ASLIHAN DURMUŞ 12B 23 13 19,75 1 4 0,00 1 2 0,50 3 2 2,50 4 5 2,75 0 4 -1,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 34 33 25,75 183,140 11560

12 169 DOĞUKAN DUMLUPINAR 12B 22 11 19,25 3 0 3,00 2 2 1,50 1 1 0,75 3 1 2,75 0 4 -1,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 31 25 24,75 178,345 11941

13 140 MEHMET ÇELİK 12B 15 10 12,50 4 1 3,75 3 1 2,75 1 2 0,50 3 2 2,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 28 22 22,50 172,510 12389

14 23 BERKAY KURDOĞLU 12B 20 17 15,75 3 2 2,50 1 1 0,75 2 1 1,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 29 25 22,75 172,380 12402

15 171 ÇAĞATAY ALTINKAYA 12B 5 7 3,25 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 7 2 6,50 1 3 0,25 25 15 21,25 171,620 12459

16 0 SERKANKANBURR 12B 21 17 16,75 1 1 0,75 3 2 2,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 28 25 21,75 168,210 12726

17 0 BATUHANN YILMAZ 12B 16 15 12,25 3 1 2,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 24 22 18,50 158,213 13437

18 182 HATİCE ÇELİK 12B 19 15 15,25 1 1 0,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 22 21 16,75 152,795 13745

19 178 MURATHAN DEMİRBAŞ 12B 16 18 11,50 2 3 1,25 2 1 1,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 22 25 15,75 149,703 13930

20 144 BİHFER POSHOROĞLU 12B 14 20 9,00 1 0 1,00 1 2 0,50 3 2 2,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 22 29 14,75 147,878 14036

21 141 BÜNYAMİN LOKUMCU 12B 11 12 8,00 2 2 1,50 3 1 2,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 18 18 13,50 143,635 14244
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12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ARTVİN ARHAVİ HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ İNCİ YKS 1. OTURUM - TYT 02 (OJ03-SS.28TYT02) 57 176 176 16650

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,99 12,06 19,98 3,04 0,99 2,80 2,09 1,22 1,78 1,36 1,16 1,07 3,69 0,64 3,53 10,39 5,19 9,09 1,23 1,86 0,76 2,72 1,30 2,39 2,34 1,00 2,09 49,85 25,42 43,49 235,980

Okul Ortalaması 19,86 13,74 16,43 2,74 1,33 2,40 2,00 1,16 1,71 1,00 1,02 0,75 3,05 1,21 2,75 2,14 3,09 1,37 0,46 1,71 0,03 1,33 0,75 1,15 1,15 0,85 0,93 33,73 24,86 27,52 186,610

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 124 İSMETCAN ŞAHİN 12C 25 10 22,50 4 1 3,75 2 1 1,75 3 0 3,00 5 0 5,00 4 5 2,75 1 0 1,00 5 1 4,75 3 2 2,50 52 20 47,00 248,975 5786

2 154 İREM GERDAN 12C 13 9 10,75 3 1 2,75 3 0 3,00 2 0 2,00 5 0 5,00 14 2 13,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 46 17 41,75 239,710 6532

3 190 ELÇİN ÖNDER 12C 25 12 22,00 2 1 1,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 9 5 7,75 2 3 1,25 3 3 2,25 4 2 3,50 49 32 41,00 232,890 7114

4 118 MERT ÖZKAZANÇ 12C 17 11 14,25 5 0 5,00 2 1 1,75 4 0 4,00 4 6 2,50 1 3 0,25 2 0 2,00 2 1 1,75 37 22 31,50 200,683 9997

5 20 BERKAN ÇEPNİ 12C 15 8 13,00 2 1 1,75 1 0 1,00 4 0 4,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 3 2,25 3 2 2,50 33 19 28,25 189,753 10981

6 0 ÖZGE AYDIN 12C 18 17 13,75 4 0 4,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 4 1 3,75 3 5 1,75 1 6 -0,50 2 2 1,50 3 3 2,25 36 36 27,00 186,053 11311

7 157 AYŞE GİZEM ÇİÇEK 12C 18 21 12,75 4 0 4,00 3 2 2,50 1 3 0,25 2 1 1,75 3 4 2,00 1 5 -0,25 1 2 0,50 2 4 1,00 35 42 24,50 178,778 11908

8 210 İREM DELİMEHMET 12C 18 15 14,25 3 1 2,75 1 3 0,25 1 2 0,50 3 1 2,75 2 9 -0,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 3 1 2,75 33 35 24,25 175,870 12141

9 41 ERDOĞAN ŞİMŞEK 12C 8 5 6,75 4 0 4,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 4 4 3,00 1 3 0,25 2 3 1,25 2 2 1,50 28 21 22,75 173,530 12317

10 42 SEDANUR ALBAY 12C 14 8 12,00 1 0 1,00 2 0 2,00 4 3 3,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 3 1 2,75 26 15 22,25 171,523 12472

11 150 FATMA KARADENİ Z 12C 14 19 9,25 3 2 2,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 4 0 4,00 4 11 1,25 1 4 0,00 2 2 1,50 2 2 1,50 33 44 22,00 170,018 12591

12 151 SEMRA ÇELİK 12C 15 17 10,75 4 1 3,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 3 3 2,25 0 6 -1,50 2 2 1,50 1 5 -0,25 29 37 19,75 164,190 13024

13 189 SAADET SARIOĞLU 12C 13 17 8,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 7 -0,75 0 7 -1,75 2 2 1,50 1 1 0,75 20 37 10,75 133,510 14736
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