
12A SINIFI YGS NET LİSTESİ
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ARTVİN ARHAVİ HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ 12 SINIF HBS 01 (OH00-12.02HB01) 25 279 370 12244

Sıra Öğr.Nu. İsim Snf

TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

Türkçe Tarih Coğrafya Felsefe Din K.ve A.B. Matematik Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 127 KÜRŞAT BALTAOĞLU    12A 25 4 24,00 12 2 11,50 3 4 2,00 3 2 2,50 0 0 0,00 6 4 5,00 0 0 0,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 0 0,00 50 18 45,50 285,59 3026 281,09 3160 354,55 1649 346,56 1868 337,85 2685 314,76 3231

2 146 TUĞÇE YILMAZ        12A 17 9 14,75 11 0 11,00 1 0 1,00 2 1 1,75 0 0 0,00 6 5 4,75 0 0 0,00 0 0 0,00 1 1 0,75 0 0 0,00 38 16 34,00 264,60 3786 260,60 3941 310,57 2969 309,57 3150 298,56 5164 281,57 5355

3 130 MAKBULE CANAN AKYÜZ 12A 21 7 19,25 9 4 8,00 5 5 3,75 3 3 2,25 0 0 0,00 2 4 1,00 0 2 -0,50 1 4 0,00 2 1 1,75 1 2 0,50 44 32 36,00 261,35 3917 263,10 3843 322,32 2614 317,07 2882 303,18 4801 283,94 5175

4 35 MELİS NUMANOĞLU     12A 16 14 12,50 8 6 6,50 5 4 4,00 3 1 2,75 0 0 0,00 2 4 1,00 0 0 0,00 0 4 -1,00 3 1 2,75 0 0 0,00 37 34 28,50 247,60 4453 248,35 4416 293,58 3519 294,33 3697 277,86 6868 261,78 7074

5 174 ZEYNEP ERKAN        12A 16 11 13,25 7 4 6,00 1 1 0,75 1 1 0,75 0 0 0,00 4 3 3,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 29 20 24,00 247,10 4477 243,85 4580 282,08 3887 276,34 4328 274,82 7116 263,32 6926

6 179 DİLARA ÖNCEL        12A 13 13 9,75 5 6 3,50 5 1 4,75 1 2 0,50 0 0 0,00 2 2 1,50 0 0 0,00 2 4 1,00 3 2 2,50 1 2 0,50 32 32 24,00 246,35 4503 248,85 4396 272,34 4178 271,34 4495 262,60 8113 254,55 7696

7 137 BENSU VELİMAHMUTOĞLU12A 14 12 11,00 7 2 6,50 0 1 -0,25 1 5 -0,25 0 0 0,00 5 2 4,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 1 -0,25 0 0 0,00 27 23 21,25 245,35 4543 240,61 4704 270,84 4222 265,84 4678 267,37 7743 258,53 7362

8 132 EDANUR GENÇOĞLU     12A 16 9 13,75 4 8 2,00 0 4 -1,00 0 3 -0,75 0 0 0,00 2 3 1,25 0 0 0,00 0 0 0,00 0 1 -0,25 0 0 0,00 22 28 15,00 232,10 5014 230,61 5039 258,09 4561 244,61 5269 255,33 8591 249,83 8095

9 205 AYNUR ŞAHİN         12A 10 14 6,50 6 5 4,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 0 0,00 4 4 3,00 0 0 0,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 0 0 0,00 21 32 13,00 228,61 5122 225,61 5181 242,60 4905 239,60 5394 241,03 9385 236,13 9031

10 175 DORUKHAN ZAİM       12A 12 15 8,25 7 7 5,25 3 5 1,75 1 4 0,00 0 0 0,00 1 1 0,75 0 0 0,00 1 5 -0,25 1 2 0,50 0 0 0,00 26 39 16,25 227,36 5156 226,86 5145 255,85 4611 254,60 5015 247,32 9063 237,58 8962

11 166 SERAY PEHLİVAN      12A 12 11 9,25 4 3 3,25 2 2 1,50 3 1 2,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 21 17 16,75 226,11 5196 226,11 5169 259,59 4524 257,85 4923 249,30 8950 238,11 8931

12 141 BÜNYAMİN LOKUMCU    12A 7 3 6,25 3 1 2,75 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 0 1,00 0 0 0,00 11 4 10,00 218,36 5407 219,36 5340 234,36 5071 230,86 5564 229,71 9822 225,46 9547



12B SINIFI YGS NET LİSTESİ
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

ARTVİN ARHAVİ HÜSEYİN GÜRKAN ANADOLU LİSESİ 12 SINIF HBS 01 (OH00-12.02HB01) 25 279 370 12244

Sıra Öğr.Nu. İsim Snf

TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ

Türkçe Tarih Coğrafya Felsefe Din K.ve A.B. Matematik Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 124 İSMETCAN ŞAHİN      12B 11 10 8,50 6 2 5,50 1 0 1,00 0 5 -1,25 0 0 0,00 11 3 10,25 0 0 0,00 3 0 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 40 22 34,50 294,83 2712 295,08 2675 280,84 3918 277,59 4287 286,34 6132 292,29 4561

2 98 GİZEM ALTUNKAYA     12B 13 3 12,25 2 1 1,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 0 0,00 8 2 7,50 1 0 1,00 1 0 1,00 4 1 3,75 0 0 0,00 31 9 28,75 276,09 3354 272,34 3483 280,58 3930 271,59 4483 284,69 6276 284,69 5120

3 20 BERKAN CEPNİ        12B 19 5 17,75 8 2 7,50 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 7 4 6,00 0 0 0,00 2 5 0,75 2 0 2,00 0 0 0,00 38 16 34,00 275,34 3381 272,09 3491 308,32 3047 298,08 3554 303,28 4792 293,84 4460

4 153 DİLARA BIYIKLI      12B 20 9 17,75 8 6 6,50 4 3 3,25 3 3 2,25 0 0 0,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 4 1,00 1 0 1,00 42 29 34,75 265,10 3764 265,10 3758 314,57 2843 308,83 3177 300,48 5013 284,89 5102

5 154 İREM GERDAN         12B 20 9 17,75 2 3 1,25 1 3 0,25 1 2 0,50 0 0 0,00 6 4 5,00 0 0 0,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 0 1,00 33 23 27,25 265,09 3769 262,59 3866 289,58 3648 273,84 4406 288,74 5937 284,14 5159

6 42 SEDANUR ALBAY       12B 9 3 8,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 6 2 5,50 0 0 0,00 1 1 0,75 4 1 3,75 2 0 2,00 24 8 22,00 259,84 3978 260,84 3936 255,85 4611 249,35 5151 258,75 8353 262,40 7018

7 118 MERT ÖZKAZANÇ       12B 12 9 9,75 11 3 10,25 1 3 0,25 0 0 0,00 0 0 0,00 5 3 4,25 0 0 0,00 2 6 0,50 3 1 2,75 1 4 0,00 35 29 27,75 256,85 4090 255,85 4128 282,34 3878 283,09 4106 274,42 7160 264,97 6772

8 190 ELÇİN ÖNDER         12B 13 17 8,75 5 4 4,00 5 3 4,25 0 2 -0,50 0 0 0,00 7 10 4,50 1 1 0,75 0 9 -2,25 4 6 2,50 3 7 1,25 38 59 23,25 250,85 4328 247,10 4461 270,34 4236 269,34 4563 266,77 7799 259,13 7307

9 189 SAADET SARIOĞLU     12B 15 5 13,75 3 1 2,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 0 0,00 4 2 3,50 0 0 0,00 0 2 -0,50 2 4 1,00 1 0 1,00 26 16 22,00 249,35 4386 247,35 4454 273,34 4155 262,85 4774 270,50 7477 264,65 6800

10 210 İREM DELİMEHMET     12B 14 10 11,50 4 4 3,00 2 2 1,50 4 1 3,75 0 0 0,00 4 4 3,00 0 0 0,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 1 1 0,75 30 27 23,25 244,85 4559 242,36 4642 277,34 4031 274,09 4399 269,52 7566 258,38 7372

11 151 SEMRA ÇELİK         12B 8 8 6,00 8 0 8,00 1 1 0,75 1 1 0,75 0 0 0,00 3 1 2,75 0 0 0,00 3 5 1,75 1 3 0,25 0 0 0,00 25 19 20,25 238,61 4785 237,86 4798 260,10 4508 263,59 4751 252,35 8771 243,55 8568

12 157 AYŞE GİZEM ÇİÇEK    12B 7 7 5,25 5 2 4,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 0 0,00 5 3 4,25 0 0 0,00 2 6 0,50 2 1 1,75 0 0 0,00 21 24 15,00 237,60 4829 235,61 4875 241,60 4927 239,60 5394 242,28 9330 240,88 8747

13 150 FATMA KARADENİZ     12B 10 15 6,25 8 4 7,00 1 4 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 8 -1,00 0 1 -0,25 2 6 0,50 1 4 0,00 3 4 2,00 26 46 14,50 222,11 5301 225,86 5175 246,10 4830 246,85 5215 235,58 9625 228,08 9430
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